
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ÇORUM ALACA ALACA FEN LİSESİ UZAKTAN EĞİTİM TYT TÜRKİYE GENELİ ULTİ DENEME SINAVI  (1.OTURUM)42 230 774 274911

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,5 11,8 18,51 9,2 5,5 7,84 7,0 4,8 5,83 4,6 4,9 3,41 42,4 27,1 35,59 212,630

Okul Ortalaması 25,7 8,6 23,59 9,4 4,1 8,36 11,0 4,1 9,93 3,3 2,9 2,53 49,3 19,7 44,41 243,210

KATILIMLAR

1 583 RUKİYE ARSLAN 11B 38 2 37,50 11 4 10,00 17 1 16,75 9 1 8,75 75 8 73,00 339,385 1 1 2 12 11831

2 570 BATUHAN SERT 11A 31 6 29,50 12 5 10,75 17 3 16,25 3 1 2,75 63 15 59,25 297,048 1 2 8 38 28920

3 550 RAVZA NUR DURAN 11B 34 6 32,50 13 6 11,50 12 1 11,75 5 3 4,25 64 16 60,00 296,365 2 3 9 39 29337

4 563 EMRE DEMİRCİ 11A 34 6 32,50 12 4 11,00 14 2 13,50 3 4 2,00 63 16 59,00 294,765 2 4 10 42 30201

5 592 BEYZA GÜNDUGAN 11A 30 7 28,25 5 6 3,50 21 2 20,50 6 4 5,00 62 19 57,25 292,440 3 5 13 46 31655

6 572 FIRAT TAHA 11A 32 7 30,25 13 6 11,50 13 2 12,50 4 6 2,50 62 21 56,75 286,955 4 6 14 54 35093

7 571 CEYDA KARA 11A 27 3 26,25 12 5 10,75 16 5 14,75 3 7 1,25 58 20 53,00 276,728 5 7 18 69 42465

8 599 NİSA KÖKSAL 11B 31 4 30,00 13 3 12,25 9 2 8,50 4 2 3,50 57 11 54,25 276,423 3 8 19 71 42715

9 658 EBRAR KAYA 11A 30 7 28,25 10 1 9,75 14 3 13,25 54 11 51,25 270,520 6 9 23 82 47435

10 625 HÜSEYİN KÖSEMEN 11A 22 8 20,00 11 1 10,75 18 1 17,75 2 0 2,00 53 10 50,50 270,485 7 10 24 83 47471

11 581 ELİF SEYHAN 11A 31 9 28,75 7 4 6,00 15 5 13,75 3 4 2,00 56 22 50,50 267,808 8 11 28 91 49712

12 574 MEHMET GIROĞLAN 11A 31 6 29,50 13 2 12,50 9 10 6,50 3 1 2,75 56 19 51,25 265,908 9 12 29 96 51446

13 611 MURAT DEMİRER 11B 26 9 23,75 2 1 1,75 23 5 21,75 51 15 47,25 262,665 4 13 31 103 54445

14 566 GÜLTAZE KÖKDOĞAN 11B 29 10 26,50 8 3 7,25 9 1 8,75 8 3 7,25 54 17 49,75 261,243 5 14 32 107 55896

15 557 M A GÜLER 11A 22 5 20,75 14 3 13,25 13 2 12,50 3 4 2,00 52 14 48,50 261,088 10 15 33 109 56050

16 558 HİLAL ÇELİK 11A 31 9 28,75 10 1 9,75 9 3 8,25 2 0 2,00 52 13 48,75 259,110 11 16 34 115 57956

17 594 ELİF TÜRKMEN 11A 26 13 22,75 12 5 10,75 14 1 13,75 52 19 47,25 258,235 12 17 35 118 58819

18 579 MERDAN GÜL 11B 29 6 27,50 14 5 12,75 6 4 5,00 4 2 3,50 53 17 48,75 256,933 6 18 36 121 60181

19 491 İSMAİL K* DERUN 11A 24 9 21,75 13 5 11,75 13 6 11,50 2 3 1,25 52 23 46,25 253,465 13 19 39 128 63885

20 575 MUHAMMED DURMUŞ 11A 27 10 24,50 12 6 10,50 12 8 10,00 2 5 0,75 53 29 45,75 251,023 14 20 42 138 66617

21 560 FAHRİ ARDA MOL 11A 26 9 23,75 7 7 5,25 16 6 14,50 2 2 1,50 51 24 45,00 250,963 15 21 43 139 66687

22 609 MELİHŞAH KOÇAK 11B 23 9 20,75 10 5 8,75 13 1 12,75 2 1 1,75 48 16 44,00 246,853 7 22 47 153 71541

23 556 ÇİĞDEM ARSLAN 11A 27 9 24,75 9 1 8,75 11 4 10,00 1 1 0,75 48 15 44,25 246,195 16 23 49 158 72313

24 565 NİSA GÜNAY 11A 18 9 15,75 12 3 11,25 16 6 14,50 1 1 0,75 47 19 42,25 242,745 17 24 51 164 76656

25 580 CAHİT YILDIZ 11B 29 5 27,75 10 8 8,00 6 7 4,25 3 4 2,00 48 24 42,00 235,253 8 25 57 191 86564

26 0 ABDURRAHİM KARAER 11A 23 12 20,00 8 5 6,75 14 5 12,75 45 22 39,50 232,935 18 26 59 199 89870

27 549 ONUR KARADEMİR 11A 24 9 21,75 9 4 8,00 9 4 8,00 2 0 2,00 44 17 39,75 230,430 19 27 64 210 93486

28 555 ENES TUNÇ 11B 26 8 24,00 3 0 3,00 12 3 11,25 1 1 0,75 42 12 39,00 230,080 9 28 66 212 94009

29 548 AHMET KÖSE 11B 22 11 19,25 11 2 10,50 8 3 7,25 1 0 1,00 42 16 38,00 224,798 10 29 73 229 101806

30 585 SÜLEYMAN TÖK 11B 26 6 24,50 10 5 8,75 5 4 4,00 41 15 37,25 220,588 11 30 77 244 108486

31 567 İREM KINIK 11A 22 15 18,25 12 2 11,50 7 4 6,00 1 1 0,75 42 22 36,50 219,403 20 31 79 248 110374

32 598 ALİ ENVER ERCAN 11A 22 7 20,25 3 3 2,25 10 8 8,00 6 3 5,25 41 21 35,75 216,755 21 32 82 260 114695

33 591 AZİZE KURT 11B 21 10 18,50 9 3 8,25 4 6 2,50 8 5 6,75 42 24 36,00 214,145 12 33 88 279 118978

34 569 MELİHA NUR ÇİRÇİR 11B 26 11 23,25 8 8 6,00 2 1 1,75 6 10 3,50 42 30 34,50 209,583 13 34 94 297 126562

35 602 BERK ZARARSIZ 11B 18 9 15,75 10 5 8,75 6 1 5,75 2 2 1,50 36 17 31,75 203,930 14 35 103 326 136299

36 582 SAİD ARSLAN 11B 30 8 28,00 1 1 0,75 4 3 3,25 35 12 32,00 203,140 15 36 104 330 137625

37 0 FEVZİ KARAFİLİK 11A 20 15 16,25 10 9 7,75 6 10 3,50 4 9 1,75 40 43 29,25 194,550 22 37 114 377 152555

38 564 SILA KARAKUŞ 11B 17 12 14,00 10 5 8,75 7 5 5,75 1 6 -0,50 35 28 28,00 192,540 16 38 118 386 156112

39 587 ENES ÇETİNKAYA 11A 13 10 10,50 7 1 6,75 10 4 9,00 1 1 0,75 31 16 27,00 190,975 23 39 121 398 158798

40 610 ESMANUR KÜÇÜK 11A 19 15 15,25 9 6 7,50 2 9 -0,25 4 4 3,00 34 34 25,50 180,113 24 40 137 459 177120

41 589 ALİ KARAVELİ 11B 18 10 15,50 3 9 0,75 6 3 5,25 2 1 1,75 29 23 23,25 176,308 17 41 140 473 183221

42 593 ŞAHİN CAN SARIÇOBAN11B 6 4 5,00 12 8 10,00 18 12 15,00 153,750 18 42 167 565 216032
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