
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ALACA Alaca Fen Lisesi Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06 49 49 49 49

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,59 5,10 21,32 9,69 4,61 8,54 7,57 3,24 6,76 7,04 5,79 5,60 3,25 2,75 2,56 5,17 1,83 4,71 5,35 2,83 4,65 60,66 26,15 54,14 272,350

Okul Ortalaması 22,59 5,10 21,32 9,69 4,61 8,54 7,57 3,24 6,76 7,04 5,79 5,60 3,25 2,75 2,56 5,17 1,83 4,71 5,35 2,83 4,65 60,66 26,15 54,14 272,350

KATILIMLAR

1 667 BEYZAGÜL KAYA 10B 23 7 21,25 13 3 12,25 9 4 8,00 21 5 19,75 3 2 2,50 10 0 10,00 9 1 8,75 88 22 82,50 373,678 1

2 661 MELDA DURMUŞ 10B 26 3 25,25 13 3 12,25 9 0 9,00 14 6 12,50 2 3 1,25 9 1 8,75 9 1 8,75 82 17 77,75 351,315 2

3 647 DAMLA YILDIZ 10A 28 2 27,50 12 4 11,00 11 3 10,25 9 4 8,00 3 4 2,00 9 1 8,75 8 2 7,50 80 20 75,00 337,178 3

4 654 MERYEM KAKÜLLÜ 10A 26 2 25,50 14 1 13,75 9 4 8,00 9 5 7,75 2 2 1,50 10 0 10,00 8 2 7,50 78 16 74,00 330,033 4

5 685 RUVEYDA YÜKSEL 10B 25 5 23,75 12 4 11,00 10 4 9,00 14 16 10,00 5 5 3,75 7 3 6,25 8 2 7,50 81 39 71,25 327,313 5

6 665 DOĞUKAN DAŞDAN 10B 19 7 17,25 8 6 6,50 6 3 5,25 19 0 19,00 5 3 4,25 7 1 6,75 6 3 5,25 70 23 64,25 325,125 6

7 670 MUSABBİN SANCU 10B 23 7 21,25 15 1 14,75 10 4 9,00 8 4 7,00 5 4 4,00 10 0 10,00 7 2 6,50 78 22 72,50 315,573 7

8 672 MUSTAFA ERKOÇ 10B 25 5 23,75 12 4 11,00 10 2 9,50 6 8 4,00 10 0 10,00 5 2 4,50 7 3 6,25 75 24 69,00 304,540 8

9 658 SEFA CAN SÜER 10B 27 2 26,50 13 2 12,50 10 0 10,00 3 1 2,75 3 7 1,25 5 2 4,50 9 0 9,00 70 14 66,50 302,410 9

10 674 SEVDENUR AYGÜN 10B 25 4 24,00 9 6 7,50 7 1 6,75 9 2 8,50 6 2 5,50 5 2 4,50 5 5 3,75 66 22 60,50 301,203 10

11 644 ELİF RANA GÜL 10A 26 3 25,25 12 4 11,00 8 5 6,75 5 5 3,75 6 2 5,50 8 2 7,50 6 3 5,25 71 24 65,00 298,838 11

12 633 YAREN ŞİRİN 10A 27 2 26,50 14 2 13,50 9 4 8,00 7 11 4,25 3 4 2,00 6 3 5,25 4 6 2,50 70 32 62,00 298,065 12

13 4136 HASAN BEKDAŞ 10B 23 7 21,25 13 3 12,25 8 4 7,00 9 8 7,00 2 2 1,50 6 4 5,00 9 1 8,75 70 29 62,75 295,705 13

14 650 ANIL ARSLAN 10A 25 5 23,75 7 8 5,00 9 3 8,25 13 4 12,00 2 0 2,00 56 20 51,00 292,703 14

15 649 EYLÜL DENİZ ŞAHİN 10A 25 4 24,00 13 3 12,25 11 3 10,25 3 2 2,50 2 2 1,50 7 2 6,50 8 2 7,50 69 18 64,50 292,090 15

16 637 FURKAN KAYA 10A 20 9 17,75 11 5 9,75 11 1 10,75 9 6 7,50 4 3 3,25 10 0 10,00 5 2 4,50 70 26 63,50 291,035 16

17 643 HATİCE KAYİŞ 10A 23 5 21,75 10 1 9,75 6 3 5,25 9 7 7,25 3 3 2,25 6 2 5,50 6 3 5,25 63 24 57,00 285,585 17

18 648 YAĞMUR  *LDIZ 10A 26 4 25,00 7 9 4,75 5 7 3,25 7 4 6,00 2 6 0,50 9 1 8,75 7 3 6,25 63 34 54,50 282,875 18

19 653 RABİA KOÇAK 10A 20 1 19,75 7 8 5,00 8 3 7,25 13 3 12,25 2 1 1,75 3 0 3,00 1 4 0,00 54 20 49,00 280,343 19

20 666 HİLAL ŞİRİN 10B 25 4 24,00 10 5 8,75 7 3 6,25 5 10 2,50 4 2 3,50 9 1 8,75 6 3 5,25 66 28 59,00 279,940 20

21 646 ELANUR KAPLAN 10A 24 6 22,50 4 4 3,00 6 6 4,50 12 11 9,25 2 2 1,50 8 2 7,50 3 3 2,25 59 34 50,50 279,340 21

22 682 ERDEM ERDOĞAN 10B 18 4 17,00 9 4 8,00 5 4 4,00 12 0 12,00 2 3 1,25 4 1 3,75 6 4 5,00 56 20 51,00 277,210 22

23 660 SELİN DOĞUZ 10B 26 4 25,00 5 9 2,75 10 2 9,50 6 13 2,75 5 4 4,00 5 3 4,25 7 3 6,25 64 38 54,50 273,673 23

24 628 EDANUR MORAL 10B 22 2 21,50 8 3 7,25 3 5 1,75 8 4 7,00 5 1 4,75 3 0 3,00 7 1 6,75 56 16 52,00 273,360 24

25 657 MERYEM GENÇ 10B 27 1 26,75 8 6 6,50 7 3 6,25 4 0 4,00 5 1 4,75 2 4 1,00 53 15 49,25 271,335 25

26 673 CANSU AYDOĞAN 10B 24 1 23,75 9 5 7,75 5 6 3,50 6 6 4,50 4 2 3,50 4 3 3,25 6 2 5,50 58 25 51,75 270,685 26

27 642 EBRAR KAKÜLLÜ 10A 25 4 24,00 10 5 8,75 12 1 11,75 3 4 2,00 2 2 1,50 4 3 3,25 3 3 2,25 59 22 53,50 268,720 27

28 629 DİLARA KOÇ 10 20 6 18,50 9 6 7,50 9 4 8,00 9 3 8,25 2 1 1,75 3 0 3,00 3 3 2,25 55 23 49,25 266,303 28

29 659 AYŞ GÜL ERDUĞAN 10B 27 2 26,50 7 6 5,50 9 2 8,50 5 9 2,75 1 3 0,25 3 2 2,50 3 4 2,00 55 28 48,00 264,720 29
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ALACA Alaca Fen Lisesi Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06 49 49 49 49

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,59 5,10 21,32 9,69 4,61 8,54 7,57 3,24 6,76 7,04 5,79 5,60 3,25 2,75 2,56 5,17 1,83 4,71 5,35 2,83 4,65 60,66 26,15 54,14 272,350

Okul Ortalaması 22,59 5,10 21,32 9,69 4,61 8,54 7,57 3,24 6,76 7,04 5,79 5,60 3,25 2,75 2,56 5,17 1,83 4,71 5,35 2,83 4,65 60,66 26,15 54,14 272,350

KATILIMLAR

30 641 NURSENA CANBOLAT 10A 23 5 21,75 14 2 13,50 5 5 3,75 4 4 3,00 4 3 3,25 3 5 1,75 5 5 3,75 58 29 50,75 260,735 30

31 664 MELİKE KORKMAZ 10B 23 4 22,00 6 5 4,75 9 3 8,25 5 11 2,25 6 4 5,00 7 2 6,50 3 3 2,25 59 32 51,00 258,670 31

32 630 SUEDA KELLEGÖZ 10A 26 4 25,00 10 6 8,50 10 4 9,00 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 3 3 2,25 53 19 48,25 256,323 32

33 677 İBRAHİM DUMAN 10B 17 7 15,25 11 5 9,75 5 8 3,00 9 2 8,50 6 3 5,25 6 3 5,25 54 28 47,00 254,818 33

34 631 SEVDA SAKINMAZ 10A 23 6 21,50 11 4 10,00 8 2 7,50 2 6 0,50 1 2 0,50 6 1 5,75 5 3 4,25 56 24 50,00 251,055 34

35 687 EFE KARACA 10B 21 9 18,75 9 6 7,50 8 3 7,25 4 6 2,50 8 1 7,75 2 6 0,50 6 4 5,00 58 35 49,25 249,015 35

36 683 AHMETENES AÇIKGÖZ 10B 18 8 16,00 10 6 8,50 11 3 10,25 4 14 0,50 6 4 5,00 4 2 3,50 9 1 8,75 62 38 52,50 243,738 36

37 652 ELMAS TOKMAK 10B 22 7 20,25 10 5 8,75 10 1 9,75 2 8 0,00 5 5 3,75 3 4 2,00 4 4 3,00 56 34 47,50 242,005 37

38 645 SILA UYAR 10A 19 11 16,25 12 4 11,00 2 2 1,50 6 1 5,75 1 3 0,25 5 2 4,50 5 3 4,25 50 26 43,50 241,735 38

39 669 EFE ÇÖRDÜK 10B 15 7 13,25 8 7 6,25 8 2 7,50 8 9 5,75 6 3 5,25 5 1 4,75 5 5 3,75 55 34 46,50 241,043 39

40 681 SEVDE NUR ŞEKER 10B 19 6 17,50 9 3 8,25 5 6 3,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 4 2,00 7 1 6,75 50 23 44,25 239,720 40

41 4135 ZEYNEP DOĞRUSÖZ 10A 22 5 20,75 7 4 6,00 6 1 5,75 2 4 1,00 3 1 2,75 4 4 3,00 5 5 3,75 49 24 43,00 236,158 41

42 671 GÜLİSTAN ÇAKIN 10B 21 7 19,25 10 4 9,00 6 5 4,75 6 12 3,00 1 3 0,25 5 3 4,25 2 5 0,75 51 39 41,25 235,895 42

43 632 BAHAR ÖZDEMİRCAN 10A 27 3 26,25 9 6 7,50 5 3 4,25 41 12 38,00 235,758 43

44 640 EYLÜL AYGÜN 10A 19 8 17,00 4 5 2,75 2 5 0,75 8 5 6,75 1 4 0,00 5 3 4,25 5 1 4,75 44 31 36,25 230,663 44

45 678 ŞÜHEDA ÖZGÖR 10B 21 7 19,25 12 3 11,25 8 4 7,00 4 14 0,50 2 5 0,75 2 2 1,50 2 2 1,50 51 37 41,75 230,025 45

46 651 HANİFE KARAKAYA 10A 23 4 22,00 8 4 7,00 6 2 5,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 2 2 1,50 3 3 2,25 43 22 37,50 222,240 46

47 634 BİLAL KELLEGÖZ 10A 19 5 17,75 7 4 6,00 6 3 5,25 2 3 1,25 5 2 4,50 3 4 2,00 42 21 36,75 214,015 47

48 4137 MUSTAFA DUMLUPINAR10B 16 8 14,00 7 8 5,00 9 2 8,50 3 9 0,75 2 6 0,50 1 2 0,50 6 3 5,25 44 38 34,50 203,890 48

49 688 DİLARA TÜRKMEN 10B 13 11 10,25 7 5 5,75 3 1 2,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 4 0 4,00 5 3 4,25 34 22 28,50 186,615 49
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ALACA Alaca Fen Lisesi Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06 49 49 49 49

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,59 5,10 21,32 9,69 4,61 8,54 7,57 3,24 6,76 7,04 5,79 5,60 3,25 2,75 2,56 5,17 1,83 4,71 5,35 2,83 4,65 60,66 26,15 54,14 272,350

Okul Ortalaması 22,59 5,10 21,32 9,69 4,61 8,54 7,57 3,24 6,76 7,04 5,79 5,60 3,25 2,75 2,56 5,17 1,83 4,71 5,35 2,83 4,65 60,66 26,15 54,14 272,350

KATILIMLAR
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10 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ALACA Alaca Fen Lisesi Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06 49 49 49 49

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,59 5,10 21,32 9,69 4,61 8,54 7,57 3,24 6,76 7,04 5,79 5,60 3,25 2,75 2,56 5,17 1,83 4,71 5,35 2,83 4,65 60,66 26,15 54,14 272,350

Okul Ortalaması 22,59 5,10 21,32 9,69 4,61 8,54 7,57 3,24 6,76 7,04 5,79 5,60 3,25 2,75 2,56 5,17 1,83 4,71 5,35 2,83 4,65 60,66 26,15 54,14 272,350

SINIF: 10

KATILIMLAR

1 629 DİLARA KOÇ 10 20 6 18,50 9 6 7,50 9 4 8,00 9 3 8,25 2 1 1,75 3 0 3,00 3 3 2,25 55 23 49,25 266,303 28
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10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ALACA Alaca Fen Lisesi Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06 49 49 49 49

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,59 5,10 21,32 9,69 4,61 8,54 7,57 3,24 6,76 7,04 5,79 5,60 3,25 2,75 2,56 5,17 1,83 4,71 5,35 2,83 4,65 60,66 26,15 54,14 272,350

Okul Ortalaması 22,59 5,10 21,32 9,69 4,61 8,54 7,57 3,24 6,76 7,04 5,79 5,60 3,25 2,75 2,56 5,17 1,83 4,71 5,35 2,83 4,65 60,66 26,15 54,14 272,350

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 647 DAMLA YILDIZ 10A 28 2 27,50 12 4 11,00 11 3 10,25 9 4 8,00 3 4 2,00 9 1 8,75 8 2 7,50 80 20 75,00 337,178 3

2 654 MERYEM KAKÜLLÜ 10A 26 2 25,50 14 1 13,75 9 4 8,00 9 5 7,75 2 2 1,50 10 0 10,00 8 2 7,50 78 16 74,00 330,033 4

3 644 ELİF RANA GÜL 10A 26 3 25,25 12 4 11,00 8 5 6,75 5 5 3,75 6 2 5,50 8 2 7,50 6 3 5,25 71 24 65,00 298,838 11

4 633 YAREN ŞİRİN 10A 27 2 26,50 14 2 13,50 9 4 8,00 7 11 4,25 3 4 2,00 6 3 5,25 4 6 2,50 70 32 62,00 298,065 12

5 650 ANIL ARSLAN 10A 25 5 23,75 7 8 5,00 9 3 8,25 13 4 12,00 2 0 2,00 56 20 51,00 292,703 14

6 649 EYLÜL DENİZ ŞAHİN 10A 25 4 24,00 13 3 12,25 11 3 10,25 3 2 2,50 2 2 1,50 7 2 6,50 8 2 7,50 69 18 64,50 292,090 15

7 637 FURKAN KAYA 10A 20 9 17,75 11 5 9,75 11 1 10,75 9 6 7,50 4 3 3,25 10 0 10,00 5 2 4,50 70 26 63,50 291,035 16

8 643 HATİCE KAYİŞ 10A 23 5 21,75 10 1 9,75 6 3 5,25 9 7 7,25 3 3 2,25 6 2 5,50 6 3 5,25 63 24 57,00 285,585 17

9 648 YAĞMUR  *LDIZ 10A 26 4 25,00 7 9 4,75 5 7 3,25 7 4 6,00 2 6 0,50 9 1 8,75 7 3 6,25 63 34 54,50 282,875 18

10 653 RABİA KOÇAK 10A 20 1 19,75 7 8 5,00 8 3 7,25 13 3 12,25 2 1 1,75 3 0 3,00 1 4 0,00 54 20 49,00 280,343 19

11 646 ELANUR KAPLAN 10A 24 6 22,50 4 4 3,00 6 6 4,50 12 11 9,25 2 2 1,50 8 2 7,50 3 3 2,25 59 34 50,50 279,340 21

12 642 EBRAR KAKÜLLÜ 10A 25 4 24,00 10 5 8,75 12 1 11,75 3 4 2,00 2 2 1,50 4 3 3,25 3 3 2,25 59 22 53,50 268,720 27

13 641 NURSENA CANBOLAT 10A 23 5 21,75 14 2 13,50 5 5 3,75 4 4 3,00 4 3 3,25 3 5 1,75 5 5 3,75 58 29 50,75 260,735 30

14 630 SUEDA KELLEGÖZ 10A 26 4 25,00 10 6 8,50 10 4 9,00 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 3 3 2,25 53 19 48,25 256,323 32

15 631 SEVDA SAKINMAZ 10A 23 6 21,50 11 4 10,00 8 2 7,50 2 6 0,50 1 2 0,50 6 1 5,75 5 3 4,25 56 24 50,00 251,055 34

16 645 SILA UYAR 10A 19 11 16,25 12 4 11,00 2 2 1,50 6 1 5,75 1 3 0,25 5 2 4,50 5 3 4,25 50 26 43,50 241,735 38

17 4135 ZEYNEP DOĞRUSÖZ 10A 22 5 20,75 7 4 6,00 6 1 5,75 2 4 1,00 3 1 2,75 4 4 3,00 5 5 3,75 49 24 43,00 236,158 41

18 632 BAHAR ÖZDEMİRCAN 10A 27 3 26,25 9 6 7,50 5 3 4,25 41 12 38,00 235,758 43

19 640 EYLÜL AYGÜN 10A 19 8 17,00 4 5 2,75 2 5 0,75 8 5 6,75 1 4 0,00 5 3 4,25 5 1 4,75 44 31 36,25 230,663 44

20 651 HANİFE KARAKAYA 10A 23 4 22,00 8 4 7,00 6 2 5,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 2 2 1,50 3 3 2,25 43 22 37,50 222,240 46

21 634 BİLAL KELLEGÖZ 10A 19 5 17,75 7 4 6,00 6 3 5,25 2 3 1,25 5 2 4,50 3 4 2,00 42 21 36,75 214,015 47
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10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ALACA Alaca Fen Lisesi Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06 49 49 49 49

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,59 5,10 21,32 9,69 4,61 8,54 7,57 3,24 6,76 7,04 5,79 5,60 3,25 2,75 2,56 5,17 1,83 4,71 5,35 2,83 4,65 60,66 26,15 54,14 272,350

Okul Ortalaması 22,59 5,10 21,32 9,69 4,61 8,54 7,57 3,24 6,76 7,04 5,79 5,60 3,25 2,75 2,56 5,17 1,83 4,71 5,35 2,83 4,65 60,66 26,15 54,14 272,350

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 667 BEYZAGÜL KAYA 10B 23 7 21,25 13 3 12,25 9 4 8,00 21 5 19,75 3 2 2,50 10 0 10,00 9 1 8,75 88 22 82,50 373,678 1

2 661 MELDA DURMUŞ 10B 26 3 25,25 13 3 12,25 9 0 9,00 14 6 12,50 2 3 1,25 9 1 8,75 9 1 8,75 82 17 77,75 351,315 2

3 685 RUVEYDA YÜKSEL 10B 25 5 23,75 12 4 11,00 10 4 9,00 14 16 10,00 5 5 3,75 7 3 6,25 8 2 7,50 81 39 71,25 327,313 5

4 665 DOĞUKAN DAŞDAN 10B 19 7 17,25 8 6 6,50 6 3 5,25 19 0 19,00 5 3 4,25 7 1 6,75 6 3 5,25 70 23 64,25 325,125 6

5 670 MUSABBİN SANCU 10B 23 7 21,25 15 1 14,75 10 4 9,00 8 4 7,00 5 4 4,00 10 0 10,00 7 2 6,50 78 22 72,50 315,573 7

6 672 MUSTAFA ERKOÇ 10B 25 5 23,75 12 4 11,00 10 2 9,50 6 8 4,00 10 0 10,00 5 2 4,50 7 3 6,25 75 24 69,00 304,540 8

7 658 SEFA CAN SÜER 10B 27 2 26,50 13 2 12,50 10 0 10,00 3 1 2,75 3 7 1,25 5 2 4,50 9 0 9,00 70 14 66,50 302,410 9

8 674 SEVDENUR AYGÜN 10B 25 4 24,00 9 6 7,50 7 1 6,75 9 2 8,50 6 2 5,50 5 2 4,50 5 5 3,75 66 22 60,50 301,203 10

9 4136 HASAN BEKDAŞ 10B 23 7 21,25 13 3 12,25 8 4 7,00 9 8 7,00 2 2 1,50 6 4 5,00 9 1 8,75 70 29 62,75 295,705 13

10 666 HİLAL ŞİRİN 10B 25 4 24,00 10 5 8,75 7 3 6,25 5 10 2,50 4 2 3,50 9 1 8,75 6 3 5,25 66 28 59,00 279,940 20

11 682 ERDEM ERDOĞAN 10B 18 4 17,00 9 4 8,00 5 4 4,00 12 0 12,00 2 3 1,25 4 1 3,75 6 4 5,00 56 20 51,00 277,210 22

12 660 SELİN DOĞUZ 10B 26 4 25,00 5 9 2,75 10 2 9,50 6 13 2,75 5 4 4,00 5 3 4,25 7 3 6,25 64 38 54,50 273,673 23

13 628 EDANUR MORAL 10B 22 2 21,50 8 3 7,25 3 5 1,75 8 4 7,00 5 1 4,75 3 0 3,00 7 1 6,75 56 16 52,00 273,360 24

14 657 MERYEM GENÇ 10B 27 1 26,75 8 6 6,50 7 3 6,25 4 0 4,00 5 1 4,75 2 4 1,00 53 15 49,25 271,335 25

15 673 CANSU AYDOĞAN 10B 24 1 23,75 9 5 7,75 5 6 3,50 6 6 4,50 4 2 3,50 4 3 3,25 6 2 5,50 58 25 51,75 270,685 26

16 659 AYŞ GÜL ERDUĞAN 10B 27 2 26,50 7 6 5,50 9 2 8,50 5 9 2,75 1 3 0,25 3 2 2,50 3 4 2,00 55 28 48,00 264,720 29

17 664 MELİKE KORKMAZ 10B 23 4 22,00 6 5 4,75 9 3 8,25 5 11 2,25 6 4 5,00 7 2 6,50 3 3 2,25 59 32 51,00 258,670 31

18 677 İBRAHİM DUMAN 10B 17 7 15,25 11 5 9,75 5 8 3,00 9 2 8,50 6 3 5,25 6 3 5,25 54 28 47,00 254,818 33

19 687 EFE KARACA 10B 21 9 18,75 9 6 7,50 8 3 7,25 4 6 2,50 8 1 7,75 2 6 0,50 6 4 5,00 58 35 49,25 249,015 35

20 683 AHMETENES AÇIKGÖZ 10B 18 8 16,00 10 6 8,50 11 3 10,25 4 14 0,50 6 4 5,00 4 2 3,50 9 1 8,75 62 38 52,50 243,738 36

21 652 ELMAS TOKMAK 10B 22 7 20,25 10 5 8,75 10 1 9,75 2 8 0,00 5 5 3,75 3 4 2,00 4 4 3,00 56 34 47,50 242,005 37

22 669 EFE ÇÖRDÜK 10B 15 7 13,25 8 7 6,25 8 2 7,50 8 9 5,75 6 3 5,25 5 1 4,75 5 5 3,75 55 34 46,50 241,043 39

23 681 SEVDE NUR ŞEKER 10B 19 6 17,50 9 3 8,25 5 6 3,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 4 2,00 7 1 6,75 50 23 44,25 239,720 40

24 671 GÜLİSTAN ÇAKIN 10B 21 7 19,25 10 4 9,00 6 5 4,75 6 12 3,00 1 3 0,25 5 3 4,25 2 5 0,75 51 39 41,25 235,895 42

25 678 ŞÜHEDA ÖZGÖR 10B 21 7 19,25 12 3 11,25 8 4 7,00 4 14 0,50 2 5 0,75 2 2 1,50 2 2 1,50 51 37 41,75 230,025 45

26 4137 MUSTAFA DUMLUPINAR10B 16 8 14,00 7 8 5,00 9 2 8,50 3 9 0,75 2 6 0,50 1 2 0,50 6 3 5,25 44 38 34,50 203,890 48

27 688 DİLARA TÜRKMEN 10B 13 11 10,25 7 5 5,75 3 1 2,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 4 0 4,00 5 3 4,25 34 22 28,50 186,615 49



10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ALACA Alaca Fen Lisesi Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06 49 49 49 49

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,59 5,10 21,32 9,69 4,61 8,54 7,57 3,24 6,76 7,04 5,79 5,60 3,25 2,75 2,56 5,17 1,83 4,71 5,35 2,83 4,65 60,66 26,15 54,14 272,350

Okul Ortalaması 22,59 5,10 21,32 9,69 4,61 8,54 7,57 3,24 6,76 7,04 5,79 5,60 3,25 2,75 2,56 5,17 1,83 4,71 5,35 2,83 4,65 60,66 26,15 54,14 272,350

SINIF: 10B

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ALACA Alaca Fen Lisesi Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06 49 49 49 49

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 22,59 5,10 21,32 9,69 4,61 8,54 7,57 3,24 6,76 7,04 5,79 5,60 3,25 2,75 2,56 5,17 1,83 4,71 5,35 2,83 4,65 60,66 26,15 54,14 272,350

İl Ortalaması 22,59 5,10 21,32 9,69 4,61 8,54 7,57 3,24 6,76 7,04 5,79 5,60 3,25 2,75 2,56 5,17 1,83 4,71 5,35 2,83 4,65 60,66 26,15 54,14 272,350

İlçe Ortalaması 22,59 5,10 21,32 9,69 4,61 8,54 7,57 3,24 6,76 7,04 5,79 5,60 3,25 2,75 2,56 5,17 1,83 4,71 5,35 2,83 4,65 60,66 26,15 54,14 272,350

Okul Ortalaması 22,59 5,10 21,32 9,69 4,61 8,54 7,57 3,24 6,76 7,04 5,79 5,60 3,25 2,75 2,56 5,17 1,83 4,71 5,35 2,83 4,65 60,66 26,15 54,14 272,350

KATILIMLAR

1 ÇORUM / ALACA
Alaca Fen Lisesi 10B 27 21,89 5,41 20,54 9,74 4,70 8,56 7,67 3,15 6,88 7,41 6,59 5,76 3,96 3,00 3,21 4,93 1,93 4,44 5,96 2,70 5,29 61,56 27,48 54,68 273,820

2 ÇORUM / ALACA
Alaca Fen Lisesi 10A 21 23,62 4,67 22,45 9,67 4,43 8,56 7,38 3,33 6,55 6,42 4,79 5,22 2,35 2,50 1,72 5,60 1,80 5,15 4,65 3,00 3,90 59,69 24,52 53,55 270,740

3 ÇORUM / ALACA
Alaca Fen Lisesi 10 1 20,00 6,00 18,50 9,00 6,00 7,50 9,00 4,00 8,00 9,00 3,00 8,25 2,00 1,00 1,75 3,00 0,00 3,00 3,00 3,00 2,25 55,00 23,00 49,25 266,300

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA KOÇ 629 10

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,303 272,350 1 28 28 28 28

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 1 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 6 18,50 62 18,50 21,32 21,32

Tarih-1 16 9 6 7,50 47 7,50 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 9 4 8,00 57 8,00 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 18 10 15,50 52 15,50 15,30 15,30

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 8,25 5,60 5,60

Fizik 10 2 1 1,75 18 1,75 2,56 2,56

Kimya 10 3 0 3,00 30 3,00 4,71 4,71

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 2,25 4,65 4,65

TYT Fen 30 8 4 7,00 23 7,00 11,92 11,92

Toplam: 120 55 23 49,25 41 49,25 53,66 53,66

TYT Türkçe DCB EA C  BcbbBECBEdCCcBDEDEeE

Cevap Anahtarı A DCBCEAACABBADABECBEACCDBDEDEDE

TYT Sosyal AE AcEDedCEadaBBeDEBaDEBae AAE

Cevap Anahtarı A AEBAAEDDCCEDECBBADEBCDEBCCDAAE

TYT Matematik  Eda BB    A C     DcDCB      

Cevap Anahtarı A AECDABBCBAEAECADEBCDBDCBEDECCA

TYT Fen  CAa      BAD       daADA   c 

Cevap Anahtarı A ECADBDCDEABADECBCDAEBEADABCDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 6 67

Türkçe 30 20 6 67

SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 3 1 60
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 2 1 50
TİYATRO 1 0 0 0
NOKTALAMA 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF 15 12 3 80

TYT Sosyal 30 18 10 60

Tarih-1 16 9 6 56

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 2 2 40
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 0 2 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 3 2 60
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 1 0 100

Coğrafya-1 14 9 4 64

KAYAÇLAR 1 0 1 0
SULAR 1 1 0 100
GÖÇLER 5 4 1 80
NÜFUS 3 3 0 100
DIŞ KUVVETLER 2 1 1 50
TOPRAKLAR 1 0 1 0
BİTKİLER 1 0 0 0

TYT Matematik 30 9 3 30

Matematik-1 30 9 3 30

Çokgenler 3 1 1 33
Dörtgenler 8 2 1 25
Yamuk 9 3 0 33
Paralelkenar 10 3 1 30

TYT Fen 30 8 4 27

Fizik 10 2 1 20

YAY DALGASI 2 1 0 50
SES DALGASI 2 1 0 50
SU DALGASI 1 0 1 0
GÖLGE 3 0 0 0
IŞIK AKISI 1 0 0 0
IŞIK DALGASI 1 0 0 0

Kimya 10 3 0 30

KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 2 0 100
ASİT - BAZ 3 1 0 33
TUZLAR 2 0 0 0
KİMYA HER YERDE 3 0 0 0

Biyoloji 10 3 3 30

KALITIM 4 2 2 50
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 1 1 17



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ANIL ARSLAN 650 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,703 272,350 5 14 14 14 14

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 21 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 22,45 21,32 21,32

Tarih-1 16 7 8 5,00 31 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 9 3 8,25 59 6,55 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 16 11 13,25 44 15,11 15,30 15,30

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 5,22 5,60 5,60

Fizik 10 2 0 2,00 20 1,72 2,56 2,56

Kimya 10 0 0 0,00 0 5,15 4,71 4,71

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 3,90 4,65 4,65

TYT Fen 30 2 0 2,00 7 10,78 11,92 11,92

Toplam: 120 56 20 51,00 43 52,55 53,66 53,66

TYT Türkçe ECBEeCCbBDEDEDEDCBCEAACdBBADba

Cevap Anahtarı B ECBEACCDBDEDEDEDCBCEAACABBADAB

TYT Sosyal DdaEabdeeAE AcEDEB eaAAEeDEB D

Cevap Anahtarı B DCCEDECBBAEBAAEDEBCCDAAEADEBCD

TYT Matematik   c  DcDCB     A EdD BB BAbA C

Cevap Anahtarı B ADEBCDBDCBEDECCAAECDABBCBAEAEC

TYT Fen      CA                       

Cevap Anahtarı B CDEAECADBDBCDAEBADECBCDECBEADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 5 83

Türkçe 30 25 5 83

PARAGRAF 15 13 2 87
SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 3 2 60
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 4 0 100
TİYATRO 1 0 1 0
NOKTALAMA 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 16 11 53

Tarih-1 16 7 8 44

SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 2 2 40
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 2 3 40
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 0 2 0
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 14 9 3 64

GÖÇLER 5 4 0 80
DIŞ KUVVETLER 2 1 0 50
TOPRAKLAR 1 0 1 0
BİTKİLER 1 0 1 0
NÜFUS 3 3 0 100
KAYAÇLAR 1 0 1 0
SULAR 1 1 0 100

TYT Matematik 30 13 4 43

Matematik-1 30 13 4 43

Yamuk 9 3 1 33
Paralelkenar 10 4 1 40
Çokgenler 3 1 1 33
Dörtgenler 8 5 1 63

TYT Fen 30 2 0 7

Fizik 10 2 0 20

IŞIK DALGASI 1 0 0 0
GÖLGE 3 0 0 0
SES DALGASI 2 1 0 50
YAY DALGASI 2 1 0 50
SU DALGASI 1 0 0 0
IŞIK AKISI 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

TUZLAR 2 0 0 0
KİMYA HER YERDE 3 0 0 0
KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 0 0 0
ASİT - BAZ 3 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 0 0 0
KALITIM 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR ÖZDEMİRCAN 632 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,758 272,350 18 43 43 43 43

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 21 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 22,45 21,32 21,32

Tarih-1 16 9 6 7,50 47 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 5 3 4,25 30 6,55 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 14 9 11,75 39 15,11 15,30 15,30

Toplam: 120 41 12 38,00 32 52,55 53,66 53,66

TYT Türkçe DCBeEAACbBBADABECBEACCDaDEDEDE

Cevap Anahtarı A DCBCEAACABBADABECBEACCDBDEDEDE

TYT Sosyal AEeAcEDDdCbaEeB A aB DE  e  cE

Cevap Anahtarı A AEBAAEDDCCEDECBBADEBCDEBCCDAAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 27 3 90

Türkçe 30 27 3 90

SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 4 0 100
TİYATRO 1 0 1 0
NOKTALAMA 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF 15 14 1 93

TYT Sosyal 30 14 9 47

Tarih-1 16 9 6 56

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 4 1 80
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 0 2 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 3 2 60
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 0 0 0

Coğrafya-1 14 5 3 36

KAYAÇLAR 1 1 0 100
SULAR 1 0 0 0
GÖÇLER 5 2 1 40
NÜFUS 3 2 1 67
DIŞ KUVVETLER 2 0 0 0
TOPRAKLAR 1 0 1 0
BİTKİLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL KELLEGÖZ 634 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,015 272,350 21 47 47 47 47

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 21 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 5 17,75 59 22,45 21,32 21,32

Tarih-1 16 7 4 6,00 38 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 6 3 5,25 38 6,55 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 13 7 11,25 38 15,11 15,30 15,30

Fizik 10 2 3 1,25 13 1,72 2,56 2,56

Kimya 10 5 2 4,50 45 5,15 4,71 4,71

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 3,90 4,65 4,65

TYT Fen 30 10 9 7,75 26 10,78 11,92 11,92

Toplam: 120 42 21 36,75 31 52,55 53,66 53,66

TYT Türkçe bCBCEAACcBB DAaECBEACdaBD     

Cevap Anahtarı A DCBCEAACABBADABECBEACCDBDEDEDE

TYT Sosyal AE AccDcCa  EC     dCDE  aDAeE

Cevap Anahtarı A AEBAAEDDCCEDECBBADEBCDEBCCDAAE

TYT Fen b   eDeD    DECBb cE  AbcBd cC

Cevap Anahtarı A ECADBDCDEABADECBCDAEBEADABCDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 5 63

Türkçe 30 19 5 63

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 4 0 100
TİYATRO 1 0 1 0
NOKTALAMA 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF 15 8 2 53

TYT Sosyal 30 13 7 43

Tarih-1 16 7 4 44

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 2 1 40
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 3 2 60
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 0 0 0

Coğrafya-1 14 6 3 43

KAYAÇLAR 1 0 0 0
SULAR 1 0 0 0
GÖÇLER 5 4 0 80
NÜFUS 3 1 2 33
DIŞ KUVVETLER 2 0 0 0
TOPRAKLAR 1 0 1 0
BİTKİLER 1 1 0 100

TYT Fen 30 10 9 33

Fizik 10 2 3 20

YAY DALGASI 2 0 1 0
SES DALGASI 2 0 0 0
SU DALGASI 1 0 0 0
GÖLGE 3 1 1 33
IŞIK AKISI 1 1 0 100
IŞIK DALGASI 1 0 1 0

Kimya 10 5 2 50

KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 0 0 0
ASİT - BAZ 3 3 0 100
TUZLAR 2 1 1 50
KİMYA HER YERDE 3 1 1 33

Biyoloji 10 3 4 30

KALITIM 4 1 1 25
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 2 3 33



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA YILDIZ 647 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,178 272,350 1 3 3 3 3

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 21 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 22,45 21,32 21,32

Tarih-1 16 12 4 11,00 69 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 11 3 10,25 73 6,55 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 23 7 21,25 71 15,11 15,30 15,30

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 5,22 5,60 5,60

Fizik 10 3 4 2,00 20 1,72 2,56 2,56

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,15 4,71 4,71

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 3,90 4,65 4,65

TYT Fen 30 20 7 18,25 61 10,78 11,92 11,92

Toplam: 120 80 20 75,00 63 52,55 53,66 53,66

TYT Türkçe DCBCEAACABBADABECBEdCCDBDbDEDE

Cevap Anahtarı A DCBCEAACABBADABECBEACCDBDEDEDE

TYT Sosyal AEBAAEDbdCbDEeBBADEBCDEBbCeAdE

Cevap Anahtarı A AEBAAEDDCCEDECBBADEBCDEBCCDAAE

TYT Matematik    D  ebBA A Cd   C  D B b   A

Cevap Anahtarı A AECDABBCBAEAECADEBCDBDCBEDECCA

TYT Fen ddAa Da  ABADECBCcAEaaADABCDEC

Cevap Anahtarı A ECADBDCDEABADECBCDAEBEADABCDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 28 2 93

Türkçe 30 28 2 93

SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 5 0 100
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 4 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
NOKTALAMA 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF 15 13 2 87

TYT Sosyal 30 23 7 77

Tarih-1 16 12 4 75

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 4 1 80
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 3 2 60
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 1 0 100

Coğrafya-1 14 11 3 79

KAYAÇLAR 1 1 0 100
SULAR 1 1 0 100
GÖÇLER 5 5 0 100
NÜFUS 3 2 1 67
DIŞ KUVVETLER 2 1 1 50
TOPRAKLAR 1 1 0 100
BİTKİLER 1 0 1 0

TYT Matematik 30 9 4 30

Matematik-1 30 9 4 30

Çokgenler 3 0 0 0
Dörtgenler 8 3 2 38
Yamuk 9 3 1 33
Paralelkenar 10 3 1 30

TYT Fen 30 20 7 67

Fizik 10 3 4 30

YAY DALGASI 2 0 2 0
SES DALGASI 2 2 0 100
SU DALGASI 1 0 1 0
GÖLGE 3 0 0 0
IŞIK AKISI 1 1 0 100
IŞIK DALGASI 1 0 1 0

Kimya 10 9 1 90

KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 2 0 100
ASİT - BAZ 3 3 0 100
TUZLAR 2 2 0 100
KİMYA HER YERDE 3 2 1 67

Biyoloji 10 8 2 80

KALITIM 4 2 2 50
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 6 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR KAKÜLLÜ 642 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,720 272,350 12 27 27 27 27

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 21 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 4 24,00 80 22,45 21,32 21,32

Tarih-1 16 10 5 8,75 55 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 12 1 11,75 84 6,55 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 22 6 20,50 68 15,11 15,30 15,30

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 5,22 5,60 5,60

Fizik 10 2 2 1,50 15 1,72 2,56 2,56

Kimya 10 4 3 3,25 33 5,15 4,71 4,71

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 3,90 4,65 4,65

TYT Fen 30 9 8 7,00 23 10,78 11,92 11,92

Toplam: 120 59 22 53,50 45 52,55 53,66 53,66

TYT Türkçe ECBEeCCD DEDEeEDCBeEAbCABBADAB

Cevap Anahtarı B ECBEACCDBDEDEDEDCBCEAACABBADAB

TYT Sosyal DdCc EeBcAEcAAEDEBCe AAEADEBCD

Cevap Anahtarı B DCCEDECBBAEBAAEDEBCCDAAEADEBCD

TYT Matematik   b  e  b      A   c     A   C

Cevap Anahtarı B ADEBCDBDCBEDECCAAECDABBCBAEAEC

TYT Fen beE      DebD  BeDE B a  BdA c

Cevap Anahtarı B CDEAECADBDBCDAEBADECBCDECBEADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 4 83

Türkçe 30 25 4 83

PARAGRAF 15 12 2 80
SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 3 1 75
TİYATRO 1 1 0 100
NOKTALAMA 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 22 6 73

Tarih-1 16 10 5 63

SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 4 1 80
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 3 2 60
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 0 50
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 14 12 1 86

GÖÇLER 5 5 0 100
DIŞ KUVVETLER 2 2 0 100
TOPRAKLAR 1 0 1 0
BİTKİLER 1 0 0 0
NÜFUS 3 3 0 100
KAYAÇLAR 1 1 0 100
SULAR 1 1 0 100

TYT Matematik 30 3 4 10

Matematik-1 30 3 4 10

Yamuk 9 1 2 11
Paralelkenar 10 1 1 10
Çokgenler 3 0 0 0
Dörtgenler 8 1 1 13

TYT Fen 30 9 8 30

Fizik 10 2 2 20

IŞIK DALGASI 1 0 1 0
GÖLGE 3 1 1 33
SES DALGASI 2 0 0 0
YAY DALGASI 2 0 0 0
SU DALGASI 1 0 0 0
IŞIK AKISI 1 1 0 100

Kimya 10 4 3 40

TUZLAR 2 0 1 0
KİMYA HER YERDE 3 1 1 33
KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 1 1 50
ASİT - BAZ 3 2 0 67

Biyoloji 10 3 3 30

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 1 2 17
KALITIM 4 2 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR KAPLAN 646 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,340 272,350 11 21 21 21 21

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 21 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 6 22,50 75 22,45 21,32 21,32

Tarih-1 16 4 4 3,00 19 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 6 6 4,50 32 6,55 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 10 10 7,50 25 15,11 15,30 15,30

Matematik-1 30 12 11 9,25 31 5,22 5,60 5,60

Fizik 10 2 2 1,50 15 1,72 2,56 2,56

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,15 4,71 4,71

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 3,90 4,65 4,65

TYT Fen 30 13 7 11,25 38 10,78 11,92 11,92

Toplam: 120 59 34 50,50 42 52,55 53,66 53,66

TYT Türkçe DCBCEAACcBBdDABECBEAaCDdDEDEcb

Cevap Anahtarı A DCBCEAACABBADABECBEACCDBDEDEDE

TYT Sosyal    AeEcDdC a     DccCDEcba AbE

Cevap Anahtarı A AEBAAEDDCCEDECBBADEBCDEBCCDAAE

TYT Matematik cb DAdaCBA AECe Ee  cDCBd  bec

Cevap Anahtarı A AECDABBCBAEAECADEBCDBDCBEDECCA

TYT Fen ECd      dBeDECBbDAEcEA cc  E 

Cevap Anahtarı A ECADBDCDEABADECBCDAEBEADABCDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 24 6 80

Türkçe 30 24 6 80

SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 5 0 100
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 4 0 100
TİYATRO 1 0 1 0
NOKTALAMA 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF 15 11 4 73

TYT Sosyal 30 10 10 33

Tarih-1 16 4 4 25

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 0 0
SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 2 0 40
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 0 2 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 2 2 40
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 0 0 0

Coğrafya-1 14 6 6 43

KAYAÇLAR 1 0 0 0
SULAR 1 1 0 100
GÖÇLER 5 4 1 80
NÜFUS 3 1 2 33
DIŞ KUVVETLER 2 0 2 0
TOPRAKLAR 1 0 1 0
BİTKİLER 1 0 0 0

TYT Matematik 30 12 11 40

Matematik-1 30 12 11 40

Çokgenler 3 0 2 0
Dörtgenler 8 5 2 63
Yamuk 9 4 2 44
Paralelkenar 10 3 5 30

TYT Fen 30 13 7 43

Fizik 10 2 2 20

YAY DALGASI 2 2 0 100
SES DALGASI 2 0 2 0
SU DALGASI 1 0 0 0
GÖLGE 3 0 0 0
IŞIK AKISI 1 0 0 0
IŞIK DALGASI 1 0 0 0

Kimya 10 8 2 80

KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 1 1 50
ASİT - BAZ 3 3 0 100
TUZLAR 2 2 0 100
KİMYA HER YERDE 3 2 1 67

Biyoloji 10 3 3 30

KALITIM 4 2 1 50
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 1 2 17



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF RANA GÜL 644 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,838 272,350 3 11 11 11 11

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 21 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 3 25,25 84 22,45 21,32 21,32

Tarih-1 16 12 4 11,00 69 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 8 5 6,75 48 6,55 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 20 9 17,75 59 15,11 15,30 15,30

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 5,22 5,60 5,60

Fizik 10 6 2 5,50 55 1,72 2,56 2,56

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,15 4,71 4,71

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 3,90 4,65 4,65

TYT Fen 30 20 7 18,25 61 10,78 11,92 11,92

Toplam: 120 71 24 65,00 54 52,55 53,66 53,66

TYT Türkçe ECBEACdaeDEDEDEDCBCEAA ABBADAB

Cevap Anahtarı B ECBEACCDBDEDEDEDCBCEAACABBADAB

TYT Sosyal aCdEDEeBaAEBAAEDEcbeDAcEADEBd 

Cevap Anahtarı B DCCEDECBBAEBAAEDEBCCDAAEADEBCD

TYT Matematik d ad  cb B     A         A A C

Cevap Anahtarı B ADEBCDBDCBEDECCAAECDABBCBAEAEC

TYT Fen C cd CADBDBCaAEBADEbBdbEC EADc

Cevap Anahtarı B CDEAECADBDBCDAEBADECBCDECBEADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 26 3 87

Türkçe 30 26 3 87

PARAGRAF 15 12 3 80
SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 5 0 100
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 3 0 75
TİYATRO 1 1 0 100
NOKTALAMA 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 20 9 67

Tarih-1 16 12 4 75

SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 4 1 80
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 3 2 60
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 14 8 5 57

GÖÇLER 5 3 1 60
DIŞ KUVVETLER 2 0 2 0
TOPRAKLAR 1 0 1 0
BİTKİLER 1 1 0 100
NÜFUS 3 2 1 67
KAYAÇLAR 1 1 0 100
SULAR 1 1 0 100

TYT Matematik 30 5 5 17

Matematik-1 30 5 5 17

Yamuk 9 2 3 22
Paralelkenar 10 2 2 20
Çokgenler 3 0 0 0
Dörtgenler 8 1 0 13

TYT Fen 30 20 7 67

Fizik 10 6 2 60

IŞIK DALGASI 1 1 0 100
GÖLGE 3 1 1 33
SES DALGASI 2 1 1 50
YAY DALGASI 2 1 0 50
SU DALGASI 1 1 0 100
IŞIK AKISI 1 1 0 100

Kimya 10 8 2 80

TUZLAR 2 2 0 100
KİMYA HER YERDE 3 2 1 67
KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 2 0 100
ASİT - BAZ 3 2 1 67

Biyoloji 10 6 3 60

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 3 3 50
KALITIM 4 3 0 75



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL AYGÜN 640 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,663 272,350 19 44 44 44 44

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 21 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 8 17,00 57 22,45 21,32 21,32

Tarih-1 16 4 5 2,75 17 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 2 5 0,75 5 6,55 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 6 10 3,50 12 15,11 15,30 15,30

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 5,22 5,60 5,60

Fizik 10 1 4 0,00 0 1,72 2,56 2,56

Kimya 10 5 3 4,25 43 5,15 4,71 4,71

Biyoloji 10 5 1 4,75 48 3,90 4,65 4,65

TYT Fen 30 11 8 9,00 30 10,78 11,92 11,92

Toplam: 120 44 31 36,25 30 52,55 53,66 53,66

TYT Türkçe DCeCEAe e B DABECBEACCaBDbadcE

Cevap Anahtarı A DCBCEAACABBADABECBEACCDBDEDEDE

TYT Sosyal    AeEcDdC a  e A cd     bcAb 

Cevap Anahtarı A AEBAAEDDCCEDECBBADEBCDEBCCDAAE

TYT Matematik e  e       AECd   CbcDCB     A

Cevap Anahtarı A AECDABBCBAEAECADEBCDBDCBEDECCA

TYT Fen cebc     A eDdCBaD EaEA  B  EC

Cevap Anahtarı A ECADBDCDEABADECBCDAEBEADABCDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 8 63

Türkçe 30 19 8 63

SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 2 1 50
TİYATRO 1 0 1 0
NOKTALAMA 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF 15 10 5 67

TYT Sosyal 30 6 10 20

Tarih-1 16 4 5 25

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 0 0
SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 2 1 40
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 0 2 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 2 2 40
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 0 0 0

Coğrafya-1 14 2 5 14

KAYAÇLAR 1 1 0 100
SULAR 1 0 0 0
GÖÇLER 5 1 1 20
NÜFUS 3 0 2 0
DIŞ KUVVETLER 2 0 0 0
TOPRAKLAR 1 0 1 0
BİTKİLER 1 0 1 0

TYT Matematik 30 8 5 27

Matematik-1 30 8 5 27

Çokgenler 3 0 1 0
Dörtgenler 8 0 1 0
Yamuk 9 4 2 44
Paralelkenar 10 4 1 40

TYT Fen 30 11 8 37

Fizik 10 1 4 10

YAY DALGASI 2 0 2 0
SES DALGASI 2 1 1 50
SU DALGASI 1 0 1 0
GÖLGE 3 0 0 0
IŞIK AKISI 1 0 0 0
IŞIK DALGASI 1 0 0 0

Kimya 10 5 3 50

KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 0 1 0
ASİT - BAZ 3 2 1 67
TUZLAR 2 1 0 50
KİMYA HER YERDE 3 2 1 67

Biyoloji 10 5 1 50

KALITIM 4 2 1 50
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 3 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL DENİZ ŞAHİN 649 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,090 272,350 6 15 15 15 15

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 21 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 4 24,00 80 22,45 21,32 21,32

Tarih-1 16 13 3 12,25 77 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 11 3 10,25 73 6,55 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 24 6 22,50 75 15,11 15,30 15,30

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 5,22 5,60 5,60

Fizik 10 2 2 1,50 15 1,72 2,56 2,56

Kimya 10 7 2 6,50 65 5,15 4,71 4,71

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 3,90 4,65 4,65

TYT Fen 30 17 6 15,50 52 10,78 11,92 11,92

Toplam: 120 69 18 64,50 54 52,55 53,66 53,66

TYT Türkçe ECBEeCCcBDEDEeEDCBCEA CABBAbAB

Cevap Anahtarı B ECBEACCDBDEDEDEDCBCEAACABBADAB

TYT Sosyal DCCEDEeBaAEBAcEDEBaCaAdEADEBCD

Cevap Anahtarı B DCCEDECBBAEBAAEDEBCCDAAEADEBCD

TYT Matematik   c   cD B                 A  

Cevap Anahtarı B ADEBCDBDCBEDECCAAECDABBCBAEAEC

TYT Fen a  A C c  BCaA BcDECBdDECdEADA

Cevap Anahtarı B CDEAECADBDBCDAEBADECBCDECBEADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 4 83

Türkçe 30 25 4 83

PARAGRAF 15 12 3 80
SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 5 0 100
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 2 1 50
TİYATRO 1 1 0 100
NOKTALAMA 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 24 6 80

Tarih-1 16 13 3 81

SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 5 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 4 1 80
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 14 11 3 79

GÖÇLER 5 5 0 100
DIŞ KUVVETLER 2 1 1 50
TOPRAKLAR 1 1 0 100
BİTKİLER 1 0 1 0
NÜFUS 3 2 1 67
KAYAÇLAR 1 1 0 100
SULAR 1 1 0 100

TYT Matematik 30 3 2 10

Matematik-1 30 3 2 10

Yamuk 9 1 1 11
Paralelkenar 10 2 1 20
Çokgenler 3 0 0 0
Dörtgenler 8 0 0 0

TYT Fen 30 17 6 57

Fizik 10 2 2 20

IŞIK DALGASI 1 0 1 0
GÖLGE 3 0 0 0
SES DALGASI 2 1 0 50
YAY DALGASI 2 1 0 50
SU DALGASI 1 0 1 0
IŞIK AKISI 1 0 0 0

Kimya 10 7 2 70

TUZLAR 2 2 0 100
KİMYA HER YERDE 3 1 1 33
KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 1 1 50
ASİT - BAZ 3 3 0 100

Biyoloji 10 8 2 80

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 5 1 83
KALITIM 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN KAYA 637 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,035 272,350 7 16 16 16 16

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 21 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 9 17,75 59 22,45 21,32 21,32

Tarih-1 16 11 5 9,75 61 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 11 1 10,75 77 6,55 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 22 6 20,50 68 15,11 15,30 15,30

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 5,22 5,60 5,60

Fizik 10 4 3 3,25 33 1,72 2,56 2,56

Kimya 10 10 0 10,00 100 5,15 4,71 4,71

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 3,90 4,65 4,65

TYT Fen 30 19 5 17,75 59 10,78 11,92 11,92

Toplam: 120 70 26 63,50 53 52,55 53,66 53,66

TYT Türkçe ECBEeCCDBcEcdDbDbBdEAACdBBA Ad

Cevap Anahtarı B ECBEACCDBDEDEDEDCBCEAACABBADAB

TYT Sosyal DdCcDEeBBAEBAcEeE CbDAA ADEBCD

Cevap Anahtarı B DCCEDECBBAEBAAEDEBCCDAAEADEBCD

TYT Matematik d    DcDC  c   AcEd  BB BAb   

Cevap Anahtarı B ADEBCDBDCBEDECCAAECDABBCBAEAEC

TYT Fen eD  b ADeDBCDAEBADECB  Ed aADA

Cevap Anahtarı B CDEAECADBDBCDAEBADECBCDECBEADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 9 67

Türkçe 30 20 9 67

PARAGRAF 15 10 5 67
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 5 3 2 60
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 3 0 75
TİYATRO 1 0 1 0
NOKTALAMA 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 22 6 73

Tarih-1 16 11 5 69

SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 5 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 2 3 40
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 14 11 1 79

GÖÇLER 5 5 0 100
DIŞ KUVVETLER 2 1 0 50
TOPRAKLAR 1 0 1 0
BİTKİLER 1 1 0 100
NÜFUS 3 2 0 67
KAYAÇLAR 1 1 0 100
SULAR 1 1 0 100

TYT Matematik 30 9 6 30

Matematik-1 30 9 6 30

Yamuk 9 1 1 11
Paralelkenar 10 3 2 30
Çokgenler 3 1 2 33
Dörtgenler 8 4 1 50

TYT Fen 30 19 5 63

Fizik 10 4 3 40

IŞIK DALGASI 1 0 1 0
GÖLGE 3 1 1 33
SES DALGASI 2 1 0 50
YAY DALGASI 2 0 1 0
SU DALGASI 1 1 0 100
IŞIK AKISI 1 1 0 100

Kimya 10 10 0 100

TUZLAR 2 2 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100
KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 2 0 100
ASİT - BAZ 3 3 0 100

Biyoloji 10 5 2 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 3 1 50
KALITIM 4 2 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HANİFE KARAKAYA 651 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,240 272,350 20 46 46 46 46

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 21 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 4 22,00 73 22,45 21,32 21,32

Tarih-1 16 8 4 7,00 44 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 6 2 5,50 39 6,55 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 14 6 12,50 42 15,11 15,30 15,30

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 5,22 5,60 5,60

Fizik 10 1 3 0,25 3 1,72 2,56 2,56

Kimya 10 2 2 1,50 15 5,15 4,71 4,71

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 3,90 4,65 4,65

TYT Fen 30 6 8 4,00 13 10,78 11,92 11,92

Toplam: 120 43 22 37,50 31 52,55 53,66 53,66

TYT Türkçe ECBEACdbBDEDEeEDCcCE  CABBA AB

Cevap Anahtarı B ECBEACCDBDEDEDEDCBCEAACABBADAB

TYT Sosyal DdacaE BBA  AAE E      EbDcBCD

Cevap Anahtarı B DCCEDECBBAEBAAEDEBCCDAAEADEBCD

TYT Matematik   c          a       e      b 

Cevap Anahtarı B ADEBCDBDCBEDECCAAECDABBCBAEAEC

TYT Fen b  dc  D   bD   eD   e c  EADc

Cevap Anahtarı B CDEAECADBDBCDAEBADECBCDECBEADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 4 77

Türkçe 30 23 4 77

PARAGRAF 15 12 3 80
SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ROMAN 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 4 2 0 50
TİYATRO 1 1 0 100
NOKTALAMA 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 14 6 47

Tarih-1 16 8 4 50

SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 4 0 80
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 1 2 20
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 0 50

Coğrafya-1 14 6 2 43

GÖÇLER 5 3 1 60
DIŞ KUVVETLER 2 0 0 0
TOPRAKLAR 1 0 0 0
BİTKİLER 1 0 0 0
NÜFUS 3 2 0 67
KAYAÇLAR 1 0 1 0
SULAR 1 1 0 100

TYT Matematik 30 0 4 0

Matematik-1 30 0 4 0

Yamuk 9 0 2 0
Paralelkenar 10 0 1 0
Çokgenler 3 0 0 0
Dörtgenler 8 0 1 0

TYT Fen 30 6 8 20

Fizik 10 1 3 10

IŞIK DALGASI 1 0 1 0
GÖLGE 3 0 0 0
SES DALGASI 2 0 1 0
YAY DALGASI 2 0 1 0
SU DALGASI 1 1 0 100
IŞIK AKISI 1 0 0 0

Kimya 10 2 2 20

TUZLAR 2 0 0 0
KİMYA HER YERDE 3 1 1 33
KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 0 1 0
ASİT - BAZ 3 1 0 33

Biyoloji 10 3 3 30

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 0 3 0
KALITIM 4 3 0 75



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE KAYİŞ 643 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,585 272,350 8 17 17 17 17

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 21 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 5 21,75 73 22,45 21,32 21,32

Tarih-1 16 10 1 9,75 61 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 6 3 5,25 38 6,55 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 16 4 15,00 50 15,11 15,30 15,30

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 5,22 5,60 5,60

Fizik 10 3 3 2,25 23 1,72 2,56 2,56

Kimya 10 6 2 5,50 55 5,15 4,71 4,71

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 3,90 4,65 4,65

TYT Fen 30 15 8 13,00 43 10,78 11,92 11,92

Toplam: 120 63 24 57,00 48 52,55 53,66 53,66

TYT Türkçe aCBEACdaaDEDEDEDbBCEAAC BB DAB

Cevap Anahtarı B ECBEACCDBDEDEDEDCBCEAACABBADAB

TYT Sosyal DCCEaE     BAAEDE a a bEA EB D

Cevap Anahtarı B DCCEDECBBAEBAAEDEBCCDAAEADEBCD

TYT Matematik  bcc DBD Bc   d   bD Ba  A A C

Cevap Anahtarı B ADEBCDBDCBEDECCAAECDABBCBAEAEC

TYT Fen C  b e DaDBb  EBcDEC eDECaEADc

Cevap Anahtarı B CDEAECADBDBCDAEBADECBCDECBEADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 5 77

Türkçe 30 23 5 77

PARAGRAF 15 11 4 73
SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 5 5 0 100
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 4 0 100
TİYATRO 1 0 0 0
NOKTALAMA 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 16 4 53

Tarih-1 16 10 1 63

SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 4 0 80
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 4 0 80
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 0 0

Coğrafya-1 14 6 3 43

GÖÇLER 5 3 0 60
DIŞ KUVVETLER 2 0 1 0
TOPRAKLAR 1 0 0 0
BİTKİLER 1 0 1 0
NÜFUS 3 2 1 67
KAYAÇLAR 1 1 0 100
SULAR 1 0 0 0

TYT Matematik 30 9 7 30

Matematik-1 30 9 7 30

Yamuk 9 3 3 33
Paralelkenar 10 3 2 30
Çokgenler 3 0 1 0
Dörtgenler 8 3 1 38

TYT Fen 30 15 8 50

Fizik 10 3 3 30

IŞIK DALGASI 1 1 0 100
GÖLGE 3 0 1 0
SES DALGASI 2 0 1 0
YAY DALGASI 2 0 1 0
SU DALGASI 1 1 0 100
IŞIK AKISI 1 1 0 100

Kimya 10 6 2 60

TUZLAR 2 1 0 50
KİMYA HER YERDE 3 1 1 33
KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 1 1 50
ASİT - BAZ 3 3 0 100

Biyoloji 10 6 3 60

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 3 2 50
KALITIM 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM KAKÜLLÜ 654 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,033 272,350 2 4 4 4 4

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 21 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 2 25,50 85 22,45 21,32 21,32

Tarih-1 16 14 1 13,75 86 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 9 4 8,00 57 6,55 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 23 5 21,75 73 15,11 15,30 15,30

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 5,22 5,60 5,60

Fizik 10 2 2 1,50 15 1,72 2,56 2,56

Kimya 10 10 0 10,00 100 5,15 4,71 4,71

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 3,90 4,65 4,65

TYT Fen 30 20 4 19,00 63 10,78 11,92 11,92

Toplam: 120 78 16 74,00 62 52,55 53,66 53,66

TYT Türkçe DCBCEAA ABBADABaCBE CCDaDEDEDE

Cevap Anahtarı A DCBCEAACABBADABECBEACCDBDEDEDE

TYT Sosyal  EBAAEDDdCEDECBBeDcBaDEaCC AAE

Cevap Anahtarı A AEBAAEDDCCEDECBBADEBCDEBCCDAAE

TYT Matematik   bD Ba  A A C     cBDCB   ad 

Cevap Anahtarı A AECDABBCBAEAECADEBCDBDCBEDECCA

TYT Fen  d   Db  ABADECBCDAEdEADABdDEC

Cevap Anahtarı A ECADBDCDEABADECBCDAEBEADABCDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 26 2 87

Türkçe 30 26 2 87

SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 5 0 100
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 3 0 75
TİYATRO 1 1 0 100
NOKTALAMA 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF 15 12 2 80

TYT Sosyal 30 23 5 77

Tarih-1 16 14 1 88

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 0 50
SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 5 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 4 1 80
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 1 0 100

Coğrafya-1 14 9 4 64

KAYAÇLAR 1 0 1 0
SULAR 1 1 0 100
GÖÇLER 5 3 2 60
NÜFUS 3 3 0 100
DIŞ KUVVETLER 2 1 1 50
TOPRAKLAR 1 1 0 100
BİTKİLER 1 0 0 0

TYT Matematik 30 9 5 30

Matematik-1 30 9 5 30

Çokgenler 3 0 1 0
Dörtgenler 8 3 1 38
Yamuk 9 2 1 22
Paralelkenar 10 4 2 40

TYT Fen 30 20 4 67

Fizik 10 2 2 20

YAY DALGASI 2 0 1 0
SES DALGASI 2 1 0 50
SU DALGASI 1 0 0 0
GÖLGE 3 0 0 0
IŞIK AKISI 1 1 0 100
IŞIK DALGASI 1 0 1 0

Kimya 10 10 0 100

KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 2 0 100
ASİT - BAZ 3 3 0 100
TUZLAR 2 2 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji 10 8 2 80

KALITIM 4 3 1 75
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NURSENA CANBOLAT 641 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,735 272,350 13 30 30 30 30

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 21 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 5 21,75 73 22,45 21,32 21,32

Tarih-1 16 14 2 13,50 84 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 5 5 3,75 27 6,55 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 19 7 17,25 58 15,11 15,30 15,30

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 5,22 5,60 5,60

Fizik 10 4 3 3,25 33 1,72 2,56 2,56

Kimya 10 3 5 1,75 18 5,15 4,71 4,71

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 3,90 4,65 4,65

TYT Fen 30 12 13 8,75 29 10,78 11,92 11,92

Toplam: 120 58 29 50,75 42 52,55 53,66 53,66

TYT Türkçe DCBCEA CcBBd ABECBEACdbBDaDEDE

Cevap Anahtarı A DCBCEAACABBADABECBEACCDBDEDEDE

TYT Sosyal AEBAAEeDdCEDECBBb dB DE  baAAc

Cevap Anahtarı A AEBAAEDDCCEDECBBADEBCDEBCCDAAE

TYT Matematik    D  e  A A  d    c   B   e  

Cevap Anahtarı A AECDABBCBAEAECADEBCDBDCBEDECCA

TYT Fen ECda DC  daee CBbcA BcAbcBdDcC

Cevap Anahtarı A ECADBDCDEABADECBCDAEBEADABCDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 5 77

Türkçe 30 23 5 77

SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 5 0 100
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 2 0 50
TİYATRO 1 0 1 0
NOKTALAMA 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF 15 12 3 80

TYT Sosyal 30 19 7 63

Tarih-1 16 14 2 88

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 5 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 3 2 60
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 1 0 100

Coğrafya-1 14 5 5 36

KAYAÇLAR 1 0 1 0
SULAR 1 0 0 0
GÖÇLER 5 3 1 60
NÜFUS 3 2 1 67
DIŞ KUVVETLER 2 0 0 0
TOPRAKLAR 1 0 1 0
BİTKİLER 1 0 1 0

TYT Matematik 30 4 4 13

Matematik-1 30 4 4 13

Çokgenler 3 0 0 0
Dörtgenler 8 2 1 25
Yamuk 9 1 2 11
Paralelkenar 10 1 1 10

TYT Fen 30 12 13 40

Fizik 10 4 3 40

YAY DALGASI 2 2 0 100
SES DALGASI 2 0 2 0
SU DALGASI 1 0 1 0
GÖLGE 3 0 0 0
IŞIK AKISI 1 1 0 100
IŞIK DALGASI 1 1 0 100

Kimya 10 3 5 30

KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 0 2 0
ASİT - BAZ 3 1 1 33
TUZLAR 2 2 0 100
KİMYA HER YERDE 3 0 2 0

Biyoloji 10 5 5 50

KALITIM 4 2 2 50
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA KOÇAK 653 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,343 272,350 10 19 19 19 19

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 21 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 1 19,75 66 22,45 21,32 21,32

Tarih-1 16 7 8 5,00 31 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 8 3 7,25 52 6,55 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 15 11 12,25 41 15,11 15,30 15,30

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 5,22 5,60 5,60

Fizik 10 2 1 1,75 18 1,72 2,56 2,56

Kimya 10 3 0 3,00 30 5,15 4,71 4,71

Biyoloji 10 1 4 0,00 0 3,90 4,65 4,65

TYT Fen 30 6 5 4,75 16 10,78 11,92 11,92

Toplam: 120 54 20 49,00 41 52,55 53,66 53,66

TYT Türkçe ECBEAbCDB    D DC CEA C  BADAB

Cevap Anahtarı B ECBEACCDBDEDEDEDCBCEAACABBADAB

TYT Sosyal DdaEabdeeAE AcEDE  eaAAEeDEB D

Cevap Anahtarı B DCCEDECBBAEBAAEDEBCCDAAEADEBCD

TYT Matematik      DcDCB     A EdD BB BAbA C

Cevap Anahtarı B ADEBCDBDCBEDECCAAECDABBCBAEAEC

TYT Fen     aCA        BAD     c caAb 

Cevap Anahtarı B CDEAECADBDBCDAEBADECBCDECBEADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 1 67

Türkçe 30 20 1 67

PARAGRAF 15 9 1 60
SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 0 80
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 3 0 75
TİYATRO 1 0 0 0
NOKTALAMA 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 15 11 50

Tarih-1 16 7 8 44

SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 2 2 40
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 2 3 40
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 0 2 0
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 14 8 3 57

GÖÇLER 5 4 0 80
DIŞ KUVVETLER 2 0 0 0
TOPRAKLAR 1 0 1 0
BİTKİLER 1 0 1 0
NÜFUS 3 3 0 100
KAYAÇLAR 1 0 1 0
SULAR 1 1 0 100

TYT Matematik 30 13 3 43

Matematik-1 30 13 3 43

Yamuk 9 3 0 33
Paralelkenar 10 4 1 40
Çokgenler 3 1 1 33
Dörtgenler 8 5 1 63

TYT Fen 30 6 5 20

Fizik 10 2 1 20

IŞIK DALGASI 1 0 0 0
GÖLGE 3 0 0 0
SES DALGASI 2 1 0 50
YAY DALGASI 2 1 1 50
SU DALGASI 1 0 0 0
IŞIK AKISI 1 0 0 0

Kimya 10 3 0 30

TUZLAR 2 0 0 0
KİMYA HER YERDE 3 0 0 0
KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 2 0 100
ASİT - BAZ 3 1 0 33

Biyoloji 10 1 4 10

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 0 1 0
KALITIM 4 1 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDA SAKINMAZ 631 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,055 272,350 15 34 34 34 34

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 21 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 6 21,50 72 22,45 21,32 21,32

Tarih-1 16 11 4 10,00 63 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 8 2 7,50 54 6,55 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 19 6 17,50 58 15,11 15,30 15,30

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 5,22 5,60 5,60

Fizik 10 1 2 0,50 5 1,72 2,56 2,56

Kimya 10 6 1 5,75 58 5,15 4,71 4,71

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 3,90 4,65 4,65

TYT Fen 30 12 6 10,50 35 10,78 11,92 11,92

Toplam: 120 56 24 50,00 42 52,55 53,66 53,66

TYT Türkçe DCBCEAAC BBADedECBEeCCaBDEDEec

Cevap Anahtarı A DCBCEAACABBADABECBEACCDBDEDEDE

TYT Sosyal AEcAA DDdCcDEeBB  EBCDE  daAAE

Cevap Anahtarı A AEBAAEDDCCEDECBBADEBCDEBCCDAAE

TYT Matematik  bd  d    bAE      c   c      

Cevap Anahtarı A AECDABBCBAEAECADEBCDBDCBEDECCA

TYT Fen  b c  C   BAD  BdD E EAeAed EC

Cevap Anahtarı A ECADBDCDEABADECBCDAEBEADABCDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 6 77

Türkçe 30 23 6 77

SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 3 2 60
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 4 0 100
TİYATRO 1 0 0 0
NOKTALAMA 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF 15 11 4 73

TYT Sosyal 30 19 6 63

Tarih-1 16 11 4 69

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 4 1 80
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 2 2 40
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 1 0 100

Coğrafya-1 14 8 2 57

KAYAÇLAR 1 0 0 0
SULAR 1 0 0 0
GÖÇLER 5 5 0 100
NÜFUS 3 3 0 100
DIŞ KUVVETLER 2 0 0 0
TOPRAKLAR 1 0 1 0
BİTKİLER 1 0 1 0

TYT Matematik 30 2 6 7

Matematik-1 30 2 6 7

Çokgenler 3 0 2 0
Dörtgenler 8 0 2 0
Yamuk 9 2 1 22
Paralelkenar 10 0 1 0

TYT Fen 30 12 6 40

Fizik 10 1 2 10

YAY DALGASI 2 0 1 0
SES DALGASI 2 0 0 0
SU DALGASI 1 0 1 0
GÖLGE 3 0 0 0
IŞIK AKISI 1 0 0 0
IŞIK DALGASI 1 1 0 100

Kimya 10 6 1 60

KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 2 0 100
ASİT - BAZ 3 1 0 33
TUZLAR 2 1 0 50
KİMYA HER YERDE 3 2 1 67

Biyoloji 10 5 3 50

KALITIM 4 2 1 50
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SILA UYAR 645 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,735 272,350 16 38 38 38 38

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 21 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 11 16,25 54 22,45 21,32 21,32

Tarih-1 16 12 4 11,00 69 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 2 2 1,50 11 6,55 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 14 6 12,50 42 15,11 15,30 15,30

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 5,22 5,60 5,60

Fizik 10 1 3 0,25 3 1,72 2,56 2,56

Kimya 10 5 2 4,50 45 5,15 4,71 4,71

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 3,90 4,65 4,65

TYT Fen 30 11 8 9,00 30 10,78 11,92 11,92

Toplam: 120 50 26 43,50 36 52,55 53,66 53,66

TYT Türkçe ECBEACCccDbaEcaDCceEAcCcBBADeB

Cevap Anahtarı B ECBEACCDBDEDEDEDCBCEAACABBADAB

TYT Sosyal DdCEbEeBeAEBAAEDE  b Ab       

Cevap Anahtarı B DCCEDECBBAEBAAEDEBCCDAAEADEBCD

TYT Matematik      D D Bc        D       A C

Cevap Anahtarı B ADEBCDBDCBEDECCAAECDABBCBAEAEC

TYT Fen e    eAc  B D EBec CB  ECcEAbc

Cevap Anahtarı B CDEAECADBDBCDAEBADECBCDECBEADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 11 63

Türkçe 30 19 11 63

PARAGRAF 15 9 6 60
SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 2 3 40
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 3 1 75
TİYATRO 1 0 1 0
NOKTALAMA 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 14 6 47

Tarih-1 16 12 4 75

SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 5 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 3 2 60
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 14 2 2 14

GÖÇLER 5 2 0 40
DIŞ KUVVETLER 2 0 0 0
TOPRAKLAR 1 0 1 0
BİTKİLER 1 0 0 0
NÜFUS 3 0 1 0
KAYAÇLAR 1 0 0 0
SULAR 1 0 0 0

TYT Matematik 30 6 1 20

Matematik-1 30 6 1 20

Yamuk 9 3 0 33
Paralelkenar 10 2 1 20
Çokgenler 3 0 0 0
Dörtgenler 8 1 0 13

TYT Fen 30 11 8 37

Fizik 10 1 3 10

IŞIK DALGASI 1 0 1 0
GÖLGE 3 0 0 0
SES DALGASI 2 1 0 50
YAY DALGASI 2 0 1 0
SU DALGASI 1 0 1 0
IŞIK AKISI 1 0 0 0

Kimya 10 5 2 50

TUZLAR 2 1 0 50
KİMYA HER YERDE 3 2 0 67
KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 1 1 50
ASİT - BAZ 3 1 1 33

Biyoloji 10 5 3 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 3 1 50
KALITIM 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUEDA KELLEGÖZ 630 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,323 272,350 14 32 32 32 32

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 21 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 22,45 21,32 21,32

Tarih-1 16 10 6 8,50 53 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 10 4 9,00 64 6,55 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 20 10 17,50 58 15,11 15,30 15,30

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 5,22 5,60 5,60

Fizik 10 1 0 1,00 10 1,72 2,56 2,56

Kimya 10 2 1 1,75 18 5,15 4,71 4,71

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 3,90 4,65 4,65

TYT Fen 30 6 4 5,00 17 10,78 11,92 11,92

Toplam: 120 53 19 48,25 40 52,55 53,66 53,66

TYT Türkçe ECBEACdbBDEDEDEDCBCEAACbBBeDAB

Cevap Anahtarı B ECBEACCDBDEDEDEDCBCEAACABBADAB

TYT Sosyal DdCcDEaBaAEBAcEaEBaeDAcEAcEBCD

Cevap Anahtarı B DCCEDECBBAEBAAEDEBCCDAAEADEBCD

TYT Matematik              b             A  

Cevap Anahtarı B ADEBCDBDCBEDECCAAECDABBCBAEAEC

TYT Fen       A   B     eD  c  c cEAD 

Cevap Anahtarı B CDEAECADBDBCDAEBADECBCDECBEADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 26 4 87

Türkçe 30 26 4 87

PARAGRAF 15 13 2 87
SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 5 0 100
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 4 0 100
TİYATRO 1 0 1 0
NOKTALAMA 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 20 10 67

Tarih-1 16 10 6 63

SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 5 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 2 3 40
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 14 10 4 71

GÖÇLER 5 5 0 100
DIŞ KUVVETLER 2 1 1 50
TOPRAKLAR 1 0 1 0
BİTKİLER 1 1 0 100
NÜFUS 3 2 1 67
KAYAÇLAR 1 1 0 100
SULAR 1 0 1 0

TYT Matematik 30 1 1 3

Matematik-1 30 1 1 3

Yamuk 9 1 0 11
Paralelkenar 10 0 1 0
Çokgenler 3 0 0 0
Dörtgenler 8 0 0 0

TYT Fen 30 6 4 20

Fizik 10 1 0 10

IŞIK DALGASI 1 0 0 0
GÖLGE 3 0 0 0
SES DALGASI 2 1 0 50
YAY DALGASI 2 0 0 0
SU DALGASI 1 0 0 0
IŞIK AKISI 1 0 0 0

Kimya 10 2 1 20

TUZLAR 2 1 0 50
KİMYA HER YERDE 3 0 0 0
KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 0 1 0
ASİT - BAZ 3 1 0 33

Biyoloji 10 3 3 30

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 0 2 0
KALITIM 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR  *LDIZ 648 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,875 272,350 9 18 18 18 18

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 21 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 22,45 21,32 21,32

Tarih-1 16 7 9 4,75 30 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 5 7 3,25 23 6,55 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 12 16 8,00 27 15,11 15,30 15,30

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 5,22 5,60 5,60

Fizik 10 2 6 0,50 5 1,72 2,56 2,56

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,15 4,71 4,71

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 3,90 4,65 4,65

TYT Fen 30 18 10 15,50 52 10,78 11,92 11,92

Toplam: 120 63 34 54,50 45 52,55 53,66 53,66

TYT Türkçe DCBCEAeCABBdDABECBEeCCDeDEDEDE

Cevap Anahtarı A DCBCEAACABBADABECBEACCDBDEDEDE

TYT Sosyal AbeAcEcDdCbDdaBc  aBdcEBabeAdE

Cevap Anahtarı A AEBAAEDDCCEDECBBADEBCDEBCCDAAE

TYT Matematik  E DAd d   AdC       DbB      

Cevap Anahtarı A AECDABBCBAEAECADEBCDBDCBEDECCA

TYT Fen bdea Db dABeDECBCDAEBEAecBdDEC

Cevap Anahtarı A ECADBDCDEABADECBCDAEBEADABCDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 26 4 87

Türkçe 30 26 4 87

SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 5 0 100
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 3 1 75
TİYATRO 1 1 0 100
NOKTALAMA 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF 15 13 2 87

TYT Sosyal 30 12 16 40

Tarih-1 16 7 9 44

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 1 50
SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 3 2 60
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 2 3 40
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 0 1 0

Coğrafya-1 14 5 7 36

KAYAÇLAR 1 0 0 0
SULAR 1 0 0 0
GÖÇLER 5 2 3 40
NÜFUS 3 2 1 67
DIŞ KUVVETLER 2 1 1 50
TOPRAKLAR 1 0 1 0
BİTKİLER 1 0 1 0

TYT Matematik 30 7 4 23

Matematik-1 30 7 4 23

Çokgenler 3 1 0 33
Dörtgenler 8 2 2 25
Yamuk 9 2 1 22
Paralelkenar 10 2 1 20

TYT Fen 30 18 10 60

Fizik 10 2 6 20

YAY DALGASI 2 0 2 0
SES DALGASI 2 1 1 50
SU DALGASI 1 0 1 0
GÖLGE 3 0 1 0
IŞIK AKISI 1 1 0 100
IŞIK DALGASI 1 0 1 0

Kimya 10 9 1 90

KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 1 1 50
ASİT - BAZ 3 3 0 100
TUZLAR 2 2 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji 10 7 3 70

KALITIM 4 3 1 75
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN ŞİRİN 633 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,065 272,350 4 12 12 12 12

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 21 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 2 26,50 88 22,45 21,32 21,32

Tarih-1 16 14 2 13,50 84 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 9 4 8,00 57 6,55 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 23 6 21,50 72 15,11 15,30 15,30

Matematik-1 30 7 11 4,25 14 5,22 5,60 5,60

Fizik 10 3 4 2,00 20 1,72 2,56 2,56

Kimya 10 6 3 5,25 53 5,15 4,71 4,71

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 3,90 4,65 4,65

TYT Fen 30 13 13 9,75 33 10,78 11,92 11,92

Toplam: 120 70 32 62,00 52 52,55 53,66 53,66

TYT Türkçe aCBEACCDBDEDEDEDCBCEAA ABBAbAB

Cevap Anahtarı B ECBEACCDBDEDEDEDCBCEAACABBADAB

TYT Sosyal DCCcDEdBBAEBAAEDEeCbaAdE DEBCD

Cevap Anahtarı B DCCEDECBBAEBAAEDEBCCDAAEADEBCD

TYT Matematik dbaebccDCBE  ddb  b  B   A   C

Cevap Anahtarı B ADEBCDBDCBEDECCAAECDABBCBAEAEC

TYT Fen CD d Cca aBbcAEBAeE edbECcEAbc

Cevap Anahtarı B CDEAECADBDBCDAEBADECBCDECBEADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 27 2 90

Türkçe 30 27 2 90

PARAGRAF 15 14 1 93
SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 5 0 100
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 2 1 50
TİYATRO 1 1 0 100
NOKTALAMA 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 23 6 77

Tarih-1 16 14 2 88

SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 5 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 4 1 80
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 14 9 4 64

GÖÇLER 5 5 0 100
DIŞ KUVVETLER 2 1 1 50
TOPRAKLAR 1 0 1 0
BİTKİLER 1 0 1 0
NÜFUS 3 2 1 67
KAYAÇLAR 1 0 0 0
SULAR 1 1 0 100

TYT Matematik 30 7 11 23

Matematik-1 30 7 11 23

Yamuk 9 1 6 11
Paralelkenar 10 4 4 40
Çokgenler 3 0 1 0
Dörtgenler 8 2 0 25

TYT Fen 30 13 13 43

Fizik 10 3 4 30

IŞIK DALGASI 1 1 0 100
GÖLGE 3 1 0 33
SES DALGASI 2 0 2 0
YAY DALGASI 2 1 0 50
SU DALGASI 1 0 1 0
IŞIK AKISI 1 0 1 0

Kimya 10 6 3 60

TUZLAR 2 2 0 100
KİMYA HER YERDE 3 1 2 33
KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 2 0 100
ASİT - BAZ 3 1 1 33

Biyoloji 10 4 6 40

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 2 4 33
KALITIM 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DOĞRUSÖZ 4135 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,158 272,350 17 41 41 41 41

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 21 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 5 20,75 69 22,45 21,32 21,32

Tarih-1 16 7 4 6,00 38 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 6 1 5,75 41 6,55 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 13 5 11,75 39 15,11 15,30 15,30

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 5,22 5,60 5,60

Fizik 10 3 1 2,75 28 1,72 2,56 2,56

Kimya 10 4 4 3,00 30 5,15 4,71 4,71

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 3,90 4,65 4,65

TYT Fen 30 12 10 9,50 32 10,78 11,92 11,92

Toplam: 120 49 24 43,00 36 52,55 53,66 53,66

TYT Türkçe DCBCEA  ABBe bBaCBEdCCaBDEDEDE

Cevap Anahtarı A DCBCEAACABBADABECBEACCDBDEDEDE

TYT Sosyal A  AA DDdCb E ec  Ec DE    AAE

Cevap Anahtarı A AEBAAEDDCCEDECBBADEBCDEBCCDAAE

TYT Matematik    DAd          c      e   b  

Cevap Anahtarı A AECDABBCBAEAECADEBCDBDCBEDECCA

TYT Fen  C   Da  ABeDE eaD aBaAbABbaEa

Cevap Anahtarı A ECADBDCDEABADECBCDAEBEADABCDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 5 73

Türkçe 30 22 5 73

SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 1 0 25
TİYATRO 1 1 0 100
NOKTALAMA 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF 15 12 3 80

TYT Sosyal 30 13 5 43

Tarih-1 16 7 4 44

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 0 50
SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 3 1 60
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 0 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 2 1 40
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 0 1 0

Coğrafya-1 14 6 1 43

KAYAÇLAR 1 0 0 0
SULAR 1 0 0 0
GÖÇLER 5 4 0 80
NÜFUS 3 2 1 67
DIŞ KUVVETLER 2 0 0 0
TOPRAKLAR 1 0 0 0
BİTKİLER 1 0 0 0

TYT Matematik 30 2 4 7

Matematik-1 30 2 4 7

Çokgenler 3 0 0 0
Dörtgenler 8 2 1 25
Yamuk 9 0 1 0
Paralelkenar 10 0 2 0

TYT Fen 30 12 10 40

Fizik 10 3 1 30

YAY DALGASI 2 1 0 50
SES DALGASI 2 1 0 50
SU DALGASI 1 0 0 0
GÖLGE 3 0 0 0
IŞIK AKISI 1 1 0 100
IŞIK DALGASI 1 0 1 0

Kimya 10 4 4 40

KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 1 1 50
ASİT - BAZ 3 2 0 67
TUZLAR 2 0 1 0
KİMYA HER YERDE 3 1 2 33

Biyoloji 10 5 5 50

KALITIM 4 2 2 50
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMETENES AÇIKGÖZ 683 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,738 272,350 20 36 36 36 36

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 27 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 8 16,00 53 20,54 21,32 21,32

Tarih-1 16 10 6 8,50 53 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 11 3 10,25 73 6,88 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 21 9 18,75 63 15,44 15,30 15,30

Matematik-1 30 4 14 0,50 2 5,76 5,60 5,60

Fizik 10 6 4 5,00 50 3,21 2,56 2,56

Kimya 10 4 2 3,50 35 4,44 4,71 4,71

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,29 4,65 4,65

TYT Fen 30 19 7 17,25 58 12,94 11,92 11,92

Toplam: 120 62 38 52,50 44 54,69 53,66 53,66

TYT Türkçe DCBCEbc c  Ae dECBEACCadDEDEbE

Cevap Anahtarı A DCBCEAACABBADABECBEACCDBDEDEDE

TYT Sosyal bEeAAEDDeCEaEeBdADdBCDEaaCDAAE

Cevap Anahtarı A AEBAAEDDCCEDECBBADEBCDEBCCDAAE

TYT Matematik bcaDcae d  Ad b EB  d  c b  ec

Cevap Anahtarı A AECDABBCBAEAECADEBCDBDCBEDECCA

TYT Fen aCAeBDCDcdBAD    DbaBbADABCDEC

Cevap Anahtarı A ECADBDCDEABADECBCDAEBEADABCDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 8 60

Türkçe 30 18 8 60

SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 3 1 60
ROMAN 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 4 0 2 0
TİYATRO 1 0 1 0
NOKTALAMA 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF 15 12 3 80

TYT Sosyal 30 21 9 70

Tarih-1 16 10 6 63

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 1 50
SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 4 1 80
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 3 2 60
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 0 1 0

Coğrafya-1 14 11 3 79

KAYAÇLAR 1 1 0 100
SULAR 1 1 0 100
GÖÇLER 5 4 1 80
NÜFUS 3 3 0 100
DIŞ KUVVETLER 2 0 2 0
TOPRAKLAR 1 1 0 100
BİTKİLER 1 1 0 100

TYT Matematik 30 4 14 13

Matematik-1 30 4 14 13

Çokgenler 3 0 3 0
Dörtgenler 8 1 4 13
Yamuk 9 3 2 33
Paralelkenar 10 0 5 0

TYT Fen 30 19 7 63

Fizik 10 6 4 60

YAY DALGASI 2 1 1 50
SES DALGASI 2 1 1 50
SU DALGASI 1 0 1 0
GÖLGE 3 2 1 67
IŞIK AKISI 1 1 0 100
IŞIK DALGASI 1 1 0 100

Kimya 10 4 2 40

KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 2 0 100
ASİT - BAZ 3 1 0 33
TUZLAR 2 0 1 0
KİMYA HER YERDE 3 1 1 33

Biyoloji 10 9 1 90

KALITIM 4 3 1 75
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 6 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞ GÜL ERDUĞAN 659 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,720 272,350 16 29 29 29 29

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 27 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 2 26,50 88 20,54 21,32 21,32

Tarih-1 16 7 6 5,50 34 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 9 2 8,50 61 6,88 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 16 8 14,00 47 15,44 15,30 15,30

Matematik-1 30 5 9 2,75 9 5,76 5,60 5,60

Fizik 10 1 3 0,25 3 3,21 2,56 2,56

Kimya 10 3 2 2,50 25 4,44 4,71 4,71

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 5,29 4,65 4,65

TYT Fen 30 7 9 4,75 16 12,94 11,92 11,92

Toplam: 120 55 28 48,00 40 54,69 53,66 53,66

TYT Türkçe DCBCEAACbB ADABECBEACdDBDEDEDE

Cevap Anahtarı A DCBCEAACABBADABECBEACCDBDEDEDE

TYT Sosyal Ab A EDeCdcaEeB  DEBCDE  bcAAE

Cevap Anahtarı A AEBAAEDDCCEDECBBADEBCDEBCCDAAE

TYT Matematik c d A    A AdC     ccbeB   bd 

Cevap Anahtarı A AECDABBCBAEAECADEBCDBDCBEDECCA

TYT Fen dCec      BAD  ee   BEAcc de  

Cevap Anahtarı A ECADBDCDEABADECBCDAEBEADABCDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 27 2 90

Türkçe 30 27 2 90

SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 5 0 100
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 3 0 75
TİYATRO 1 0 1 0
NOKTALAMA 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF 15 14 1 93

TYT Sosyal 30 16 8 53

Tarih-1 16 7 6 44

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 1 50
SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 3 1 60
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 3 2 60
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 0 0 0

Coğrafya-1 14 9 2 64

KAYAÇLAR 1 0 0 0
SULAR 1 1 0 100
GÖÇLER 5 5 0 100
NÜFUS 3 3 0 100
DIŞ KUVVETLER 2 0 0 0
TOPRAKLAR 1 0 1 0
BİTKİLER 1 0 1 0

TYT Matematik 30 5 9 17

Matematik-1 30 5 9 17

Çokgenler 3 0 2 0
Dörtgenler 8 2 0 25
Yamuk 9 2 2 22
Paralelkenar 10 1 5 10

TYT Fen 30 7 9 23

Fizik 10 1 3 10

YAY DALGASI 2 1 1 50
SES DALGASI 2 0 1 0
SU DALGASI 1 0 1 0
GÖLGE 3 0 0 0
IŞIK AKISI 1 0 0 0
IŞIK DALGASI 1 0 0 0

Kimya 10 3 2 30

KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 2 0 100
ASİT - BAZ 3 1 0 33
TUZLAR 2 0 1 0
KİMYA HER YERDE 3 0 1 0

Biyoloji 10 3 4 30

KALITIM 4 3 1 75
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZAGÜL KAYA 667 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
373,678 272,350 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 27 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 20,54 21,32 21,32

Tarih-1 16 13 3 12,25 77 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 9 4 8,00 57 6,88 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 22 7 20,25 68 15,44 15,30 15,30

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 5,76 5,60 5,60

Fizik 10 3 2 2,50 25 3,21 2,56 2,56

Kimya 10 10 0 10,00 100 4,44 4,71 4,71

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,29 4,65 4,65

TYT Fen 30 22 3 21,25 71 12,94 11,92 11,92

Toplam: 120 88 22 82,50 69 54,69 53,66 53,66

TYT Türkçe ECBEACdccDEDEDEDCBCEAbCABBebAc

Cevap Anahtarı B ECBEACCDBDEDEDEDCBCEAACABBADAB

TYT Sosyal DCCEDEaBcAEBAAEeEBaC AbEAccBCD

Cevap Anahtarı B DCCEDECBBAEBAAEDEBCCDAAEADEBCD

TYT Matematik  DE CDBDCB bECbA EbDABeCBAaAEC

Cevap Anahtarı B ADEBCDBDCBEDECCAAECDABBCBAEAEC

TYT Fen e  A CAa  BCDAEBADECBCDEaBEADA

Cevap Anahtarı B CDEAECADBDBCDAEBADECBCDECBEADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 7 77

Türkçe 30 23 7 77

PARAGRAF 15 12 3 80
SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 2 2 50
TİYATRO 1 1 0 100
NOKTALAMA 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 22 7 73

Tarih-1 16 13 3 81

SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 5 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 3 2 60
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 14 9 4 64

GÖÇLER 5 4 1 80
DIŞ KUVVETLER 2 1 1 50
TOPRAKLAR 1 1 0 100
BİTKİLER 1 0 0 0
NÜFUS 3 2 1 67
KAYAÇLAR 1 1 0 100
SULAR 1 0 1 0

TYT Matematik 30 21 5 70

Matematik-1 30 21 5 70

Yamuk 9 7 0 78
Paralelkenar 10 7 2 70
Çokgenler 3 1 1 33
Dörtgenler 8 6 2 75

TYT Fen 30 22 3 73

Fizik 10 3 2 30

IŞIK DALGASI 1 0 1 0
GÖLGE 3 0 0 0
SES DALGASI 2 2 0 100
YAY DALGASI 2 1 0 50
SU DALGASI 1 0 1 0
IŞIK AKISI 1 0 0 0

Kimya 10 10 0 100

TUZLAR 2 2 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100
KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 2 0 100
ASİT - BAZ 3 3 0 100

Biyoloji 10 9 1 90

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 5 1 83
KALITIM 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU AYDOĞAN 673 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,685 272,350 15 26 26 26 26

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 27 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 1 23,75 79 20,54 21,32 21,32

Tarih-1 16 9 5 7,75 48 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 5 6 3,50 25 6,88 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 14 11 11,25 38 15,44 15,30 15,30

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 5,76 5,60 5,60

Fizik 10 4 2 3,50 35 3,21 2,56 2,56

Kimya 10 4 3 3,25 33 4,44 4,71 4,71

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 5,29 4,65 4,65

TYT Fen 30 14 7 12,25 41 12,94 11,92 11,92

Toplam: 120 58 25 51,75 43 54,69 53,66 53,66

TYT Türkçe DCBCEA C BBADABECBEA CDeD DED 

Cevap Anahtarı A DCBCEAACABBADABECBEACCDBDEDEDE

TYT Sosyal AE AAEcD acaEaBBb ccCDE eb AbE

Cevap Anahtarı A AEBAAEDDCCEDECBBADEBCDEBCCDAAE

TYT Matematik b  Dcd C A A    E    b B b   c

Cevap Anahtarı A AECDABBCBAEAECADEBCDBDCBEDECCA

TYT Fen  e DBD  EdBAD  eCee BEA AB cEa

Cevap Anahtarı A ECADBDCDEABADECBCDAEBEADABCDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 24 1 80

Türkçe 30 24 1 80

SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 5 0 100
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 3 0 75
TİYATRO 1 0 0 0
NOKTALAMA 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF 15 11 1 73

TYT Sosyal 30 14 11 47

Tarih-1 16 9 5 56

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 4 0 80
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 1 3 20
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 1 0 100

Coğrafya-1 14 5 6 36

KAYAÇLAR 1 0 1 0
SULAR 1 0 0 0
GÖÇLER 5 4 1 80
NÜFUS 3 1 2 33
DIŞ KUVVETLER 2 0 1 0
TOPRAKLAR 1 0 1 0
BİTKİLER 1 0 0 0

TYT Matematik 30 6 6 20

Matematik-1 30 6 6 20

Çokgenler 3 0 1 0
Dörtgenler 8 3 2 38
Yamuk 9 2 0 22
Paralelkenar 10 1 3 10

TYT Fen 30 14 7 47

Fizik 10 4 2 40

YAY DALGASI 2 0 1 0
SES DALGASI 2 0 1 0
SU DALGASI 1 1 0 100
GÖLGE 3 2 0 67
IŞIK AKISI 1 1 0 100
IŞIK DALGASI 1 0 0 0

Kimya 10 4 3 40

KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 2 0 100
ASİT - BAZ 3 1 0 33
TUZLAR 2 0 2 0
KİMYA HER YERDE 3 1 1 33

Biyoloji 10 6 2 60

KALITIM 4 3 0 75
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA TÜRKMEN 688 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,615 272,350 27 49 49 49 49

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 27 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 11 10,25 34 20,54 21,32 21,32

Tarih-1 16 7 5 5,75 36 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 3 1 2,75 20 6,88 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 10 6 8,50 28 15,44 15,30 15,30

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 5,76 5,60 5,60

Fizik 10 0 2 -0,50 -5 3,21 2,56 2,56

Kimya 10 4 0 4,00 40 4,44 4,71 4,71

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 5,29 4,65 4,65

TYT Fen 30 9 5 7,75 26 12,94 11,92 11,92

Toplam: 120 34 22 28,50 24 54,69 53,66 53,66

TYT Türkçe ECaEAbdaBcbDdeEDCee A  dBB   B

Cevap Anahtarı B ECBEACCDBDEDEDEDCBCEAACABBADAB

TYT Sosyal D a D dBBAb AcEc     b E  E  D

Cevap Anahtarı B DCCEDECBBAEBAAEDEBCCDAAEADEBCD

TYT Matematik   E     C                     

Cevap Anahtarı B ADEBCDBDCBEDECCAAECDABBCBAEAEC

TYT Fen a     e   B    BAD    bECBdADc

Cevap Anahtarı B CDEAECADBDBCDAEBADECBCDECBEADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 11 43

Türkçe 30 13 11 43

PARAGRAF 15 7 8 47
SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 1 2 20
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 1 0 25
TİYATRO 1 0 1 0
NOKTALAMA 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 10 6 33

Tarih-1 16 7 5 44

SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 3 0 60
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 1 3 20
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 1 50

Coğrafya-1 14 3 1 21

GÖÇLER 5 2 1 40
DIŞ KUVVETLER 2 0 0 0
TOPRAKLAR 1 0 0 0
BİTKİLER 1 0 0 0
NÜFUS 3 1 0 33
KAYAÇLAR 1 0 0 0
SULAR 1 0 0 0

TYT Matematik 30 2 0 7

Matematik-1 30 2 0 7

Yamuk 9 1 0 11
Paralelkenar 10 1 0 10
Çokgenler 3 0 0 0
Dörtgenler 8 0 0 0

TYT Fen 30 9 5 30

Fizik 10 0 2 0

IŞIK DALGASI 1 0 1 0
GÖLGE 3 0 0 0
SES DALGASI 2 0 1 0
YAY DALGASI 2 0 0 0
SU DALGASI 1 0 0 0
IŞIK AKISI 1 0 0 0

Kimya 10 4 0 40

TUZLAR 2 1 0 50
KİMYA HER YERDE 3 0 0 0
KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 2 0 100
ASİT - BAZ 3 1 0 33

Biyoloji 10 5 3 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 2 2 33
KALITIM 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUKAN DAŞDAN 665 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,125 272,350 4 6 6 6 6

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 27 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 7 17,25 58 20,54 21,32 21,32

Tarih-1 16 8 6 6,50 41 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 6 3 5,25 38 6,88 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 14 9 11,75 39 15,44 15,30 15,30

Matematik-1 30 19 0 19,00 63 5,76 5,60 5,60

Fizik 10 5 3 4,25 43 3,21 2,56 2,56

Kimya 10 7 1 6,75 68 4,44 4,71 4,71

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 5,29 4,65 4,65

TYT Fen 30 18 7 16,25 54 12,94 11,92 11,92

Toplam: 120 70 23 64,25 54 54,69 53,66 53,66

TYT Türkçe DCB EAdCcBB  ABECBE bdDaDEaEDa

Cevap Anahtarı A DCBCEAACABBADABECBEACCDBDEDEDE

TYT Sosyal ddBAA cceCEDEeB  eEBaDE    bAE

Cevap Anahtarı A AEBAAEDDCCEDECBBADEBCDEBCCDAAE

TYT Matematik   CD B CBA AEC   BCDBDCB   CCA

Cevap Anahtarı A AECDABBCBAEAECADEBCDBDCBEDECCA

TYT Fen ECAaBDa  dBADECB a EBcADA dbEC

Cevap Anahtarı A ECADBDCDEABADECBCDAEBEADABCDEC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 7 63

Türkçe 30 19 7 63

SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 0 80
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 2 1 50
TİYATRO 1 0 1 0
NOKTALAMA 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF 15 9 5 60

TYT Sosyal 30 14 9 47

Tarih-1 16 8 6 50

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 2 0
SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 4 1 80
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 1 3 20
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 0 0 0

Coğrafya-1 14 6 3 43

KAYAÇLAR 1 0 0 0
SULAR 1 0 1 0
GÖÇLER 5 3 2 60
NÜFUS 3 3 0 100
DIŞ KUVVETLER 2 0 0 0
TOPRAKLAR 1 0 0 0
BİTKİLER 1 0 0 0

TYT Matematik 30 19 0 63

Matematik-1 30 19 0 63

Çokgenler 3 1 0 33
Dörtgenler 8 5 0 63
Yamuk 9 6 0 67
Paralelkenar 10 7 0 70

TYT Fen 30 18 7 60

Fizik 10 5 3 50

YAY DALGASI 2 2 0 100
SES DALGASI 2 1 1 50
SU DALGASI 1 0 1 0
GÖLGE 3 1 0 33
IŞIK AKISI 1 1 0 100
IŞIK DALGASI 1 0 1 0

Kimya 10 7 1 70

KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 2 0 100
ASİT - BAZ 3 3 0 100
TUZLAR 2 1 0 50
KİMYA HER YERDE 3 1 1 33

Biyoloji 10 6 3 60

KALITIM 4 3 1 75
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR MORAL 628 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,360 272,350 13 24 24 24 24

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 27 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 2 21,50 72 20,54 21,32 21,32

Tarih-1 16 8 3 7,25 45 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 3 5 1,75 13 6,88 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 11 8 9,00 30 15,44 15,30 15,30

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 5,76 5,60 5,60

Fizik 10 5 1 4,75 48 3,21 2,56 2,56

Kimya 10 3 0 3,00 30 4,44 4,71 4,71

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 5,29 4,65 4,65

TYT Fen 30 15 2 14,50 48 12,94 11,92 11,92

Toplam: 120 56 16 52,00 43 54,69 53,66 53,66

TYT Türkçe ECBEACCaBDEDEDEDCBCE  C B   eB

Cevap Anahtarı B ECBEACCDBDEDEDEDCBCEAACABBADAB

TYT Sosyal DCCb E Bc EBAc  b b a eE  cB D

Cevap Anahtarı B DCCEDECBBAEBAAEDEBCCDAAEADEBCD

TYT Matematik dDc  b D B      A b      A AEC

Cevap Anahtarı B ADEBCDBDCBEDECCAAECDABBCBAEAEC

TYT Fen   dAECA B B    B D  d  ECBEADA

Cevap Anahtarı B CDEAECADBDBCDAEBADECBCDECBEADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 2 73

Türkçe 30 22 2 73

PARAGRAF 15 14 1 93
SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ROMAN 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 4 1 0 25
TİYATRO 1 0 0 0
NOKTALAMA 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 11 8 37

Tarih-1 16 8 3 50

SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 5 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 2 0 40
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 0 1 0
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 0 50

Coğrafya-1 14 3 5 21

GÖÇLER 5 1 2 20
DIŞ KUVVETLER 2 0 1 0
TOPRAKLAR 1 0 0 0
BİTKİLER 1 0 1 0
NÜFUS 3 2 1 67
KAYAÇLAR 1 0 0 0
SULAR 1 0 0 0

TYT Matematik 30 8 4 27

Matematik-1 30 8 4 27

Yamuk 9 4 3 44
Paralelkenar 10 2 0 20
Çokgenler 3 1 1 33
Dörtgenler 8 1 0 13

TYT Fen 30 15 2 50

Fizik 10 5 1 50

IŞIK DALGASI 1 0 0 0
GÖLGE 3 1 1 33
SES DALGASI 2 2 0 100
YAY DALGASI 2 2 0 100
SU DALGASI 1 0 0 0
IŞIK AKISI 1 0 0 0

Kimya 10 3 0 30

TUZLAR 2 1 0 50
KİMYA HER YERDE 3 0 0 0
KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 1 0 50
ASİT - BAZ 3 1 0 33

Biyoloji 10 7 1 70

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 3 1 50
KALITIM 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ÇÖRDÜK 669 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,043 272,350 22 39 39 39 39

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 27 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 7 13,25 44 20,54 21,32 21,32

Tarih-1 16 8 7 6,25 39 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 8 2 7,50 54 6,88 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 16 9 13,75 46 15,44 15,30 15,30

Matematik-1 30 8 9 5,75 19 5,76 5,60 5,60

Fizik 10 6 3 5,25 53 3,21 2,56 2,56

Kimya 10 5 1 4,75 48 4,44 4,71 4,71

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 5,29 4,65 4,65

TYT Fen 30 16 9 13,75 46 12,94 11,92 11,92

Toplam: 120 55 34 46,50 39 54,69 53,66 53,66

TYT Türkçe DCBeEA   dBe ed C E  CDBcEDaDE

Cevap Anahtarı A DCBCEAACABBADABECBEACCDBDEDEDE

TYT Sosyal AEe AacaeCEDEeBe  EBCDE  ecAAE

Cevap Anahtarı A AEBAAEDDCCEDECBBADEBCDEBCCDAAE

TYT Matematik   bD ee BA A C  ca  cDCB c  ed

Cevap Anahtarı A AECDABBCBAEAECADEBCDBDCBEDECCA

TYT Fen EC aBDCDcdBAD  Bd  EaaAeceCDEC

Cevap Anahtarı A ECADBDCDEABADECBCDAEBEADABCDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 7 50

Türkçe 30 15 7 50

SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 2 3 40
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 1 0 25
TİYATRO 1 0 0 0
NOKTALAMA 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF 15 9 2 60

TYT Sosyal 30 16 9 53

Tarih-1 16 8 7 50

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 2 2 40
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 1 4 20
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 0 1 0

Coğrafya-1 14 8 2 57

KAYAÇLAR 1 0 0 0
SULAR 1 0 0 0
GÖÇLER 5 5 0 100
NÜFUS 3 3 0 100
DIŞ KUVVETLER 2 0 0 0
TOPRAKLAR 1 0 1 0
BİTKİLER 1 0 1 0

TYT Matematik 30 8 9 27

Matematik-1 30 8 9 27

Çokgenler 3 0 1 0
Dörtgenler 8 3 2 38
Yamuk 9 2 2 22
Paralelkenar 10 3 4 30

TYT Fen 30 16 9 53

Fizik 10 6 3 60

YAY DALGASI 2 2 0 100
SES DALGASI 2 0 1 0
SU DALGASI 1 0 1 0
GÖLGE 3 2 1 67
IŞIK AKISI 1 1 0 100
IŞIK DALGASI 1 1 0 100

Kimya 10 5 1 50

KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 2 0 100
ASİT - BAZ 3 1 0 33
TUZLAR 2 1 0 50
KİMYA HER YERDE 3 1 1 33

Biyoloji 10 5 5 50

KALITIM 4 1 3 25
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EFE KARACA 687 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,015 272,350 19 35 35 35 35

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 27 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 9 18,75 63 20,54 21,32 21,32

Tarih-1 16 9 6 7,50 47 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 8 3 7,25 52 6,88 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 17 9 14,75 49 15,44 15,30 15,30

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 5,76 5,60 5,60

Fizik 10 8 1 7,75 78 3,21 2,56 2,56

Kimya 10 2 6 0,50 5 4,44 4,71 4,71

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,29 4,65 4,65

TYT Fen 30 16 11 13,25 44 12,94 11,92 11,92

Toplam: 120 58 35 49,25 41 54,69 53,66 53,66

TYT Türkçe DCBCEceCAdBcbABECBEACCcBDbDEeb

Cevap Anahtarı A DCBCEAACABBADABECBEACCDBDEDEDE

TYT Sosyal AE AAEcDdCaaEaBceDbBCDE  C AbE

Cevap Anahtarı A AEBAAEDDCCEDECBBADEBCDEBCCDAAE

TYT Matematik       e     aC     acDCB  d  b

Cevap Anahtarı A AECDABBCBAEAECADEBCDBDCBEDECCA

TYT Fen EC aBDCDEAdecdCBbb  ebADAcCDEd

Cevap Anahtarı A ECADBDCDEABADECBCDAEBEADABCDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 9 70

Türkçe 30 21 9 70

SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 5 0 100
ROMAN 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 4 2 2 50
TİYATRO 1 1 0 100
NOKTALAMA 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF 15 11 4 73

TYT Sosyal 30 17 9 57

Tarih-1 16 9 6 56

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 4 0 80
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 2 3 40
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 0 1 0

Coğrafya-1 14 8 3 57

KAYAÇLAR 1 0 1 0
SULAR 1 1 0 100
GÖÇLER 5 4 1 80
NÜFUS 3 2 1 67
DIŞ KUVVETLER 2 0 0 0
TOPRAKLAR 1 1 0 100
BİTKİLER 1 0 0 0

TYT Matematik 30 4 6 13

Matematik-1 30 4 6 13

Çokgenler 3 0 0 0
Dörtgenler 8 0 1 0
Yamuk 9 1 2 11
Paralelkenar 10 3 3 30

TYT Fen 30 16 11 53

Fizik 10 8 1 80

YAY DALGASI 2 2 0 100
SES DALGASI 2 1 0 50
SU DALGASI 1 0 1 0
GÖLGE 3 3 0 100
IŞIK AKISI 1 1 0 100
IŞIK DALGASI 1 1 0 100

Kimya 10 2 6 20

KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 0 2 0
ASİT - BAZ 3 1 2 33
TUZLAR 2 1 0 50
KİMYA HER YERDE 3 0 2 0

Biyoloji 10 6 4 60

KALITIM 4 2 2 50
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELMAS TOKMAK 652 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,005 272,350 21 37 37 37 37

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 27 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 7 20,25 68 20,54 21,32 21,32

Tarih-1 16 10 5 8,75 55 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 10 1 9,75 70 6,88 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 20 6 18,50 62 15,44 15,30 15,30

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 5,76 5,60 5,60

Fizik 10 5 5 3,75 38 3,21 2,56 2,56

Kimya 10 3 4 2,00 20 4,44 4,71 4,71

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 5,29 4,65 4,65

TYT Fen 30 12 13 8,75 29 12,94 11,92 11,92

Toplam: 120 56 34 47,50 40 54,69 53,66 53,66

TYT Türkçe DCBaEA CAdaAbABECBEAbdDBDEDEeE

Cevap Anahtarı A DCBCEAACABBADABECBEACCDBDEDEDE

TYT Sosyal  ccAAEDDdCEaECBaADEBCDE  b AAE

Cevap Anahtarı A AEBAAEDDCCEDECBBADEBCDEBCCDAAE

TYT Matematik   bDb a     d    e c  b  b   A

Cevap Anahtarı A AECDABBCBAEAECADEBCDBDCBEDECCA

TYT Fen ECeDaebbEABeD  e ccEcEAeceC E 

Cevap Anahtarı A ECADBDCDEABADECBCDAEBEADABCDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 7 73

Türkçe 30 22 7 73

SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 1 2 25
TİYATRO 1 1 0 100
NOKTALAMA 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF 15 12 3 80

TYT Sosyal 30 20 6 67

Tarih-1 16 10 5 63

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 1 0
SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 4 1 80
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 4 1 80
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 0 1 0

Coğrafya-1 14 10 1 71

KAYAÇLAR 1 1 0 100
SULAR 1 1 0 100
GÖÇLER 5 5 0 100
NÜFUS 3 3 0 100
DIŞ KUVVETLER 2 0 0 0
TOPRAKLAR 1 0 1 0
BİTKİLER 1 0 0 0

TYT Matematik 30 2 8 7

Matematik-1 30 2 8 7

Çokgenler 3 0 1 0
Dörtgenler 8 1 2 13
Yamuk 9 0 3 0
Paralelkenar 10 1 2 10

TYT Fen 30 12 13 40

Fizik 10 5 5 50

YAY DALGASI 2 2 0 100
SES DALGASI 2 1 1 50
SU DALGASI 1 1 0 100
GÖLGE 3 1 2 33
IŞIK AKISI 1 0 1 0
IŞIK DALGASI 1 0 1 0

Kimya 10 3 4 30

KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 1 1 50
ASİT - BAZ 3 1 0 33
TUZLAR 2 0 2 0
KİMYA HER YERDE 3 1 1 33

Biyoloji 10 4 4 40

KALITIM 4 2 2 50
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 2 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM ERDOĞAN 682 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,210 272,350 11 22 22 22 22

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 27 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 4 17,00 57 20,54 21,32 21,32

Tarih-1 16 9 4 8,00 50 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 5 4 4,00 29 6,88 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 14 8 12,00 40 15,44 15,30 15,30

Matematik-1 30 12 0 12,00 40 5,76 5,60 5,60

Fizik 10 2 3 1,25 13 3,21 2,56 2,56

Kimya 10 4 1 3,75 38 4,44 4,71 4,71

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,29 4,65 4,65

TYT Fen 30 12 8 10,00 33 12,94 11,92 11,92

Toplam: 120 56 20 51,00 43 54,69 53,66 53,66

TYT Türkçe ECBEACCDBDEDEDbDCceEA  c      

Cevap Anahtarı B ECBEACCDBDEDEDEDCBCEAACABBADAB

TYT Sosyal  dCE EeBc EBAAEcE    AbE abcCD

Cevap Anahtarı B DCCEDECBBAEBAAEDEBCCDAAEADEBCD

TYT Matematik      DBDCB   CC   CD     A A C

Cevap Anahtarı B ADEBCDBDCBEDECCAAECDABBCBAEAEC

TYT Fen bD db   B   a   ADECddbECBcADA

Cevap Anahtarı B CDEAECADBDBCDAEBADECBCDECBEADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 4 60

Türkçe 30 18 4 60

PARAGRAF 15 14 1 93
SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 1 2 20
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 0 0 0
TİYATRO 1 0 1 0
NOKTALAMA 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 14 8 47

Tarih-1 16 9 4 56

SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 4 0 80
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 2 3 40
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 0 50
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 0 50

Coğrafya-1 14 5 4 36

GÖÇLER 5 4 1 80
DIŞ KUVVETLER 2 0 0 0
TOPRAKLAR 1 0 0 0
BİTKİLER 1 0 0 0
NÜFUS 3 1 2 33
KAYAÇLAR 1 0 0 0
SULAR 1 0 1 0

TYT Matematik 30 12 0 40

Matematik-1 30 12 0 40

Yamuk 9 3 0 33
Paralelkenar 10 6 0 60
Çokgenler 3 1 0 33
Dörtgenler 8 2 0 25

TYT Fen 30 12 8 40

Fizik 10 2 3 20

IŞIK DALGASI 1 0 1 0
GÖLGE 3 2 0 67
SES DALGASI 2 0 1 0
YAY DALGASI 2 0 1 0
SU DALGASI 1 0 0 0
IŞIK AKISI 1 0 0 0

Kimya 10 4 1 40

TUZLAR 2 0 0 0
KİMYA HER YERDE 3 0 1 0
KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 1 0 50
ASİT - BAZ 3 3 0 100

Biyoloji 10 6 4 60

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 3 3 50
KALITIM 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLİSTAN ÇAKIN 671 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,895 272,350 24 42 42 42 42

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 27 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 7 19,25 64 20,54 21,32 21,32

Tarih-1 16 10 4 9,00 56 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 6 5 4,75 34 6,88 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 16 9 13,75 46 15,44 15,30 15,30

Matematik-1 30 6 12 3,00 10 5,76 5,60 5,60

Fizik 10 1 3 0,25 3 3,21 2,56 2,56

Kimya 10 5 3 4,25 43 4,44 4,71 4,71

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 5,29 4,65 4,65

TYT Fen 30 8 11 5,25 18 12,94 11,92 11,92

Toplam: 120 51 39 41,25 34 54,69 53,66 53,66

TYT Türkçe DCBCcA CbBdA ABaCBEeCdDBDEDdDE

Cevap Anahtarı A DCBCEAACABBADABECBEACCDBDEDEDE

TYT Sosyal  E AAEDbaCEaEeBB DcdCDEa b AbE

Cevap Anahtarı A AEBAAEDDCCEDECBBADEBCDEBCCDAAE

TYT Matematik cbdDAeedB  A    a  bcDaBc  b  

Cevap Anahtarı A AECDABBCBAEAECADEBCDBDCBEDECCA

TYT Fen cC b  b   BeDa BCe EcbA cde E 

Cevap Anahtarı A ECADBDCDEABADECBCDAEBEADABCDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 7 70

Türkçe 30 21 7 70

SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 1 1 25
TİYATRO 1 0 1 0
NOKTALAMA 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF 15 11 4 73

TYT Sosyal 30 16 9 53

Tarih-1 16 10 4 63

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 0 50
SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 3 1 60
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 3 2 60
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 1 0 100

Coğrafya-1 14 6 5 43

KAYAÇLAR 1 0 0 0
SULAR 1 1 0 100
GÖÇLER 5 4 1 80
NÜFUS 3 1 2 33
DIŞ KUVVETLER 2 0 1 0
TOPRAKLAR 1 0 1 0
BİTKİLER 1 0 0 0

TYT Matematik 30 6 12 20

Matematik-1 30 6 12 20

Çokgenler 3 0 3 0
Dörtgenler 8 3 3 38
Yamuk 9 1 2 11
Paralelkenar 10 2 4 20

TYT Fen 30 8 11 27

Fizik 10 1 3 10

YAY DALGASI 2 1 1 50
SES DALGASI 2 0 0 0
SU DALGASI 1 0 1 0
GÖLGE 3 0 0 0
IŞIK AKISI 1 0 0 0
IŞIK DALGASI 1 0 1 0

Kimya 10 5 3 50

KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 1 1 50
ASİT - BAZ 3 1 1 33
TUZLAR 2 1 0 50
KİMYA HER YERDE 3 2 1 67

Biyoloji 10 2 5 20

KALITIM 4 1 2 25
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 1 3 17



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN BEKDAŞ 4136 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,705 272,350 9 13 13 13 13

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 27 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 20,54 21,32 21,32

Tarih-1 16 13 3 12,25 77 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 8 4 7,00 50 6,88 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 21 7 19,25 64 15,44 15,30 15,30

Matematik-1 30 9 8 7,00 23 5,76 5,60 5,60

Fizik 10 2 2 1,50 15 3,21 2,56 2,56

Kimya 10 6 4 5,00 50 4,44 4,71 4,71

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,29 4,65 4,65

TYT Fen 30 17 7 15,25 51 12,94 11,92 11,92

Toplam: 120 70 29 62,75 52 54,69 53,66 53,66

TYT Türkçe ECBEebCDBeaDdDEDCeCEAACABBADAd

Cevap Anahtarı B ECBEACCDBDEDEDEDCBCEAACABBADAB

TYT Sosyal DCCEDEeBcAEBAAEcE  CeAeEcDcBCD

Cevap Anahtarı B DCCEDECBBAEBAAEDEBCCDAAEADEBCD

TYT Matematik d c  DcDbB D  dAc  e Be  A A C

Cevap Anahtarı B ADEBCDBDCBEDECCAAECDABBCBAEAEC

TYT Fen b    CAc  eCDeaBADEaBCDECBcADA

Cevap Anahtarı B CDEAECADBDBCDAEBADECBCDECBEADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 7 77

Türkçe 30 23 7 77

PARAGRAF 15 10 5 67
SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 3 2 60
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 4 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
NOKTALAMA 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 21 7 70

Tarih-1 16 13 3 81

SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 5 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 3 2 60
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 14 8 4 57

GÖÇLER 5 4 1 80
DIŞ KUVVETLER 2 0 0 0
TOPRAKLAR 1 1 0 100
BİTKİLER 1 0 1 0
NÜFUS 3 2 1 67
KAYAÇLAR 1 0 1 0
SULAR 1 1 0 100

TYT Matematik 30 9 8 30

Matematik-1 30 9 8 30

Yamuk 9 3 2 33
Paralelkenar 10 4 3 40
Çokgenler 3 0 1 0
Dörtgenler 8 2 2 25

TYT Fen 30 17 7 57

Fizik 10 2 2 20

IŞIK DALGASI 1 0 1 0
GÖLGE 3 0 0 0
SES DALGASI 2 1 0 50
YAY DALGASI 2 1 0 50
SU DALGASI 1 0 1 0
IŞIK AKISI 1 0 0 0

Kimya 10 6 4 60

TUZLAR 2 0 2 0
KİMYA HER YERDE 3 2 1 67
KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 2 0 100
ASİT - BAZ 3 2 1 67

Biyoloji 10 9 1 90

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 6 0 100
KALITIM 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL ŞİRİN 666 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,940 272,350 10 20 20 20 20

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 27 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 4 24,00 80 20,54 21,32 21,32

Tarih-1 16 10 5 8,75 55 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 7 3 6,25 45 6,88 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 17 8 15,00 50 15,44 15,30 15,30

Matematik-1 30 5 10 2,50 8 5,76 5,60 5,60

Fizik 10 4 2 3,50 35 3,21 2,56 2,56

Kimya 10 9 1 8,75 88 4,44 4,71 4,71

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 5,29 4,65 4,65

TYT Fen 30 19 6 17,50 58 12,94 11,92 11,92

Toplam: 120 66 28 59,00 49 54,69 53,66 53,66

TYT Türkçe aCBEACCDBDEDdDaDCBCEA CABBADAd

Cevap Anahtarı B ECBEACCDBDEDEDEDCBCEAACABBADAB

TYT Sosyal DdCc aaBaAEBAAEDb  CeAAE  EcCD

Cevap Anahtarı B DCCEDECBBAEBAAEDEBCCDAAEADEBCD

TYT Matematik e a  bcDaBc c   cb  A     aA C

Cevap Anahtarı B ADEBCDBDCBEDECCAAECDABBCBAEAEC

TYT Fen CDcAcC    BCDAEBeDECBe ECccADA

Cevap Anahtarı B CDEAECADBDBCDAEBADECBCDECBEADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 4 83

Türkçe 30 25 4 83

PARAGRAF 15 12 3 80
SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 3 0 75
TİYATRO 1 1 0 100
NOKTALAMA 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 17 8 57

Tarih-1 16 10 5 63

SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 4 1 80
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 3 2 60
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 0 50
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 14 7 3 50

GÖÇLER 5 4 1 80
DIŞ KUVVETLER 2 0 0 0
TOPRAKLAR 1 1 0 100
BİTKİLER 1 0 1 0
NÜFUS 3 2 1 67
KAYAÇLAR 1 0 0 0
SULAR 1 0 0 0

TYT Matematik 30 5 10 17

Matematik-1 30 5 10 17

Yamuk 9 2 3 22
Paralelkenar 10 2 4 20
Çokgenler 3 0 2 0
Dörtgenler 8 1 1 13

TYT Fen 30 19 6 63

Fizik 10 4 2 40

IŞIK DALGASI 1 1 0 100
GÖLGE 3 1 1 33
SES DALGASI 2 1 0 50
YAY DALGASI 2 1 1 50
SU DALGASI 1 0 0 0
IŞIK AKISI 1 0 0 0

Kimya 10 9 1 90

TUZLAR 2 2 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100
KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 1 1 50
ASİT - BAZ 3 3 0 100

Biyoloji 10 6 3 60

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 4 1 67
KALITIM 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM DUMAN 677 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,818 272,350 18 33 33 33 33

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 27 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 7 15,25 51 20,54 21,32 21,32

Tarih-1 16 11 5 9,75 61 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 5 8 3,00 21 6,88 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 16 13 12,75 43 15,44 15,30 15,30

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 5,76 5,60 5,60

Fizik 10 6 3 5,25 53 3,21 2,56 2,56

Kimya 10 0 0 0,00 0 4,44 4,71 4,71

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 5,29 4,65 4,65

TYT Fen 30 12 6 10,50 35 12,94 11,92 11,92

Toplam: 120 54 28 47,00 39 54,69 53,66 53,66

TYT Türkçe ECBEcdCaBDEcEDbDCBeEA Cc B    

Cevap Anahtarı B ECBEACCDBDEDEDEDCBCEAACABBADAB

TYT Sosyal eddcDEaBBAEBAAEDE eeaAbEcDccbD

Cevap Anahtarı B DCCEDECBBAEBAAEDEBCCDAAEADEBCD

TYT Matematik     CD D  c    AA dD     A A C

Cevap Anahtarı B ADEBCDBDCBEDECCAAECDABBCBAEAEC

TYT Fen eDEAEC beD          Bd EbBdADA

Cevap Anahtarı B CDEAECADBDBCDAEBADECBCDECBEADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 7 57

Türkçe 30 17 7 57

PARAGRAF 15 10 5 67
SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 2 1 40
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 2 0 50
TİYATRO 1 0 1 0
NOKTALAMA 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 16 13 53

Tarih-1 16 11 5 69

SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 4 1 80
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 2 3 40
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 14 5 8 36

GÖÇLER 5 3 2 60
DIŞ KUVVETLER 2 0 1 0
TOPRAKLAR 1 0 1 0
BİTKİLER 1 0 1 0
NÜFUS 3 1 2 33
KAYAÇLAR 1 0 1 0
SULAR 1 1 0 100

TYT Matematik 30 9 2 30

Matematik-1 30 9 2 30

Yamuk 9 4 0 44
Paralelkenar 10 2 1 20
Çokgenler 3 1 1 33
Dörtgenler 8 2 0 25

TYT Fen 30 12 6 40

Fizik 10 6 3 60

IŞIK DALGASI 1 0 1 0
GÖLGE 3 2 1 67
SES DALGASI 2 1 0 50
YAY DALGASI 2 2 0 100
SU DALGASI 1 0 1 0
IŞIK AKISI 1 1 0 100

Kimya 10 0 0 0

TUZLAR 2 0 0 0
KİMYA HER YERDE 3 0 0 0
KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 0 0 0
ASİT - BAZ 3 0 0 0

Biyoloji 10 6 3 60

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 3 2 50
KALITIM 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELDA DURMUŞ 661 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,315 272,350 2 2 2 2 2

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 27 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 3 25,25 84 20,54 21,32 21,32

Tarih-1 16 13 3 12,25 77 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 9 0 9,00 64 6,88 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 22 3 21,25 71 15,44 15,30 15,30

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 5,76 5,60 5,60

Fizik 10 2 3 1,25 13 3,21 2,56 2,56

Kimya 10 9 1 8,75 88 4,44 4,71 4,71

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,29 4,65 4,65

TYT Fen 30 20 5 18,75 63 12,94 11,92 11,92

Toplam: 120 82 17 77,75 65 54,69 53,66 53,66

TYT Türkçe DCBCEAACcBBeDABECBE CdDBDEDEDE

Cevap Anahtarı A DCBCEAACABBADABECBEACCDBDEDEDE

TYT Sosyal AEBAcEeDCCEDEeBBA EBCDE    AAE

Cevap Anahtarı A AEBAAEDDCCEDECBBADEBCDEBCCDAAE

TYT Matematik   CDA BCBA AEC e    cDCBc bbdA

Cevap Anahtarı A AECDABBCBAEAECADEBCDBDCBEDECCA

TYT Fen  C caD   dBADECBCDAaBEADABdDEC

Cevap Anahtarı A ECADBDCDEABADECBCDAEBEADABCDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 26 3 87

Türkçe 30 26 3 87

SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 5 0 100
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 4 0 100
TİYATRO 1 0 1 0
NOKTALAMA 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF 15 13 1 87

TYT Sosyal 30 22 3 73

Tarih-1 16 13 3 81

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 5 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 3 2 60
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 1 0 100

Coğrafya-1 14 9 0 64

KAYAÇLAR 1 1 0 100
SULAR 1 0 0 0
GÖÇLER 5 5 0 100
NÜFUS 3 3 0 100
DIŞ KUVVETLER 2 0 0 0
TOPRAKLAR 1 0 0 0
BİTKİLER 1 0 0 0

TYT Matematik 30 14 6 47

Matematik-1 30 14 6 47

Çokgenler 3 1 0 33
Dörtgenler 8 6 0 75
Yamuk 9 3 1 33
Paralelkenar 10 4 5 40

TYT Fen 30 20 5 67

Fizik 10 2 3 20

YAY DALGASI 2 1 0 50
SES DALGASI 2 0 1 0
SU DALGASI 1 0 1 0
GÖLGE 3 0 1 0
IŞIK AKISI 1 1 0 100
IŞIK DALGASI 1 0 0 0

Kimya 10 9 1 90

KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 2 0 100
ASİT - BAZ 3 3 0 100
TUZLAR 2 2 0 100
KİMYA HER YERDE 3 2 1 67

Biyoloji 10 9 1 90

KALITIM 4 4 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE KORKMAZ 664 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,670 272,350 17 31 31 31 31

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 27 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 4 22,00 73 20,54 21,32 21,32

Tarih-1 16 6 5 4,75 30 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 9 3 8,25 59 6,88 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 15 8 13,00 43 15,44 15,30 15,30

Matematik-1 30 5 11 2,25 8 5,76 5,60 5,60

Fizik 10 6 4 5,00 50 3,21 2,56 2,56

Kimya 10 7 2 6,50 65 4,44 4,71 4,71

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 5,29 4,65 4,65

TYT Fen 30 16 9 13,75 46 12,94 11,92 11,92

Toplam: 120 59 32 51,00 43 54,69 53,66 53,66

TYT Türkçe ECBEACCDBDE deEDCBCEA CbBBAbA 

Cevap Anahtarı B ECBEACCDBDEDEDEDCBCEAACABBADAB

TYT Sosyal  CdcaEeBa   A EDE  CbAdEeDEBCD

Cevap Anahtarı B DCCEDECBBAEBAAEDEBCCDAAEADEBCD

TYT Matematik d    ccDed cdbd c d A B  A A  

Cevap Anahtarı B ADEBCDBDCBEDECCAAECDABBCBAEAEC

TYT Fen bccAECADaDBeD EBADcCBC c aaA  

Cevap Anahtarı B CDEAECADBDBCDAEBADECBCDECBEADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 4 77

Türkçe 30 23 4 77

PARAGRAF 15 12 2 80
SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 0 80
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 2 1 50
TİYATRO 1 0 1 0
NOKTALAMA 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 15 8 50

Tarih-1 16 6 5 38

SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 3 0 60
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 3 2 60
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 0 1 0
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 0 0

Coğrafya-1 14 9 3 64

GÖÇLER 5 5 0 100
DIŞ KUVVETLER 2 0 0 0
TOPRAKLAR 1 1 0 100
BİTKİLER 1 0 1 0
NÜFUS 3 2 1 67
KAYAÇLAR 1 0 1 0
SULAR 1 1 0 100

TYT Matematik 30 5 11 17

Matematik-1 30 5 11 17

Yamuk 9 1 2 11
Paralelkenar 10 1 7 10
Çokgenler 3 0 2 0
Dörtgenler 8 3 0 38

TYT Fen 30 16 9 53

Fizik 10 6 4 60

IŞIK DALGASI 1 0 1 0
GÖLGE 3 0 3 0
SES DALGASI 2 2 0 100
YAY DALGASI 2 2 0 100
SU DALGASI 1 1 0 100
IŞIK AKISI 1 1 0 100

Kimya 10 7 2 70

TUZLAR 2 1 0 50
KİMYA HER YERDE 3 2 1 67
KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 2 0 100
ASİT - BAZ 3 2 1 67

Biyoloji 10 3 3 30

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 2 1 33
KALITIM 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM GENÇ 657 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,335 272,350 14 25 25 25 25

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 27 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 1 26,75 89 20,54 21,32 21,32

Tarih-1 16 8 6 6,50 41 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 7 3 6,25 45 6,88 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 15 9 12,75 43 15,44 15,30 15,30

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 5,76 5,60 5,60

Fizik 10 0 0 0,00 0 3,21 2,56 2,56

Kimya 10 5 1 4,75 48 4,44 4,71 4,71

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 5,29 4,65 4,65

TYT Fen 30 7 5 5,75 19 12,94 11,92 11,92

Toplam: 120 53 15 49,25 41 54,69 53,66 53,66

TYT Türkçe ECBEACCDBDEDEDEDCBCEA CABBA Aa

Cevap Anahtarı B ECBEACCDBDEDEDEDCBCEAACABBADAB

TYT Sosyal DdbEaE BcAb AAEaE  aa dEADEB D

Cevap Anahtarı B DCCEDECBBAEBAAEDEBCCDAAEADEBCD

TYT Matematik          B         D     A A  

Cevap Anahtarı B ADEBCDBDCBEDECCAAECDABBCBAEAEC

TYT Fen           eC   BAD C   d BdAbc

Cevap Anahtarı B CDEAECADBDBCDAEBADECBCDECBEADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 27 1 90

Türkçe 30 27 1 90

PARAGRAF 15 15 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 2 0 50
TİYATRO 1 1 0 100
NOKTALAMA 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 15 9 50

Tarih-1 16 8 6 50

SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 4 0 80
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 1 3 20
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 1 50

Coğrafya-1 14 7 3 50

GÖÇLER 5 3 0 60
DIŞ KUVVETLER 2 0 0 0
TOPRAKLAR 1 0 1 0
BİTKİLER 1 0 1 0
NÜFUS 3 2 1 67
KAYAÇLAR 1 1 0 100
SULAR 1 1 0 100

TYT Matematik 30 4 0 13

Matematik-1 30 4 0 13

Yamuk 9 1 0 11
Paralelkenar 10 1 0 10
Çokgenler 3 0 0 0
Dörtgenler 8 2 0 25

TYT Fen 30 7 5 23

Fizik 10 0 0 0

IŞIK DALGASI 1 0 0 0
GÖLGE 3 0 0 0
SES DALGASI 2 0 0 0
YAY DALGASI 2 0 0 0
SU DALGASI 1 0 0 0
IŞIK AKISI 1 0 0 0

Kimya 10 5 1 50

TUZLAR 2 0 1 0
KİMYA HER YERDE 3 1 0 33
KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 2 0 100
ASİT - BAZ 3 2 0 67

Biyoloji 10 2 4 20

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 0 2 0
KALITIM 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUSABBİN SANCU 670 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,573 272,350 5 7 7 7 7

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 27 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 20,54 21,32 21,32

Tarih-1 16 15 1 14,75 92 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 10 4 9,00 64 6,88 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 25 5 23,75 79 15,44 15,30 15,30

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 5,76 5,60 5,60

Fizik 10 5 4 4,00 40 3,21 2,56 2,56

Kimya 10 10 0 10,00 100 4,44 4,71 4,71

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 5,29 4,65 4,65

TYT Fen 30 22 6 20,50 68 12,94 11,92 11,92

Toplam: 120 78 22 72,50 60 54,69 53,66 53,66

TYT Türkçe ECBEACdDBDEDEeEDCBeEAACcdBAbAa

Cevap Anahtarı B ECBEACCDBDEDEDEDCBCEAACABBADAB

TYT Sosyal DdCEDECBBAEBAAEDEcCCeAAEeDEcCD

Cevap Anahtarı B DCCEDECBBAEBAAEDEBCCDAAEADEBCD

TYT Matematik d  edD DCB   C    aD     A   C

Cevap Anahtarı B ADEBCDBDCBEDECCAAECDABBCBAEAEC

TYT Fen CccA CAaaDBCDAEBADECcCbEC EADA

Cevap Anahtarı B CDEAECADBDBCDAEBADECBCDECBEADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 7 77

Türkçe 30 23 7 77

PARAGRAF 15 13 2 87
SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 3 2 60
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 3 1 75
TİYATRO 1 0 1 0
NOKTALAMA 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 25 5 83

Tarih-1 16 15 1 94

SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 5 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 4 1 80
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 14 10 4 71

GÖÇLER 5 5 0 100
DIŞ KUVVETLER 2 1 1 50
TOPRAKLAR 1 1 0 100
BİTKİLER 1 0 1 0
NÜFUS 3 2 1 67
KAYAÇLAR 1 0 1 0
SULAR 1 1 0 100

TYT Matematik 30 8 4 27

Matematik-1 30 8 4 27

Yamuk 9 2 3 22
Paralelkenar 10 4 0 40
Çokgenler 3 0 1 0
Dörtgenler 8 2 0 25

TYT Fen 30 22 6 73

Fizik 10 5 4 50

IŞIK DALGASI 1 1 0 100
GÖLGE 3 0 3 0
SES DALGASI 2 2 0 100
YAY DALGASI 2 1 0 50
SU DALGASI 1 0 1 0
IŞIK AKISI 1 1 0 100

Kimya 10 10 0 100

TUZLAR 2 2 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100
KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 2 0 100
ASİT - BAZ 3 3 0 100

Biyoloji 10 7 2 70

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 4 2 67
KALITIM 4 3 0 75



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA DUMLUPINAR 4137 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,890 272,350 26 48 48 48 48

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 27 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 8 14,00 47 20,54 21,32 21,32

Tarih-1 16 7 8 5,00 31 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 9 2 8,50 61 6,88 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 16 10 13,50 45 15,44 15,30 15,30

Matematik-1 30 3 9 0,75 3 5,76 5,60 5,60

Fizik 10 2 6 0,50 5 3,21 2,56 2,56

Kimya 10 1 2 0,50 5 4,44 4,71 4,71

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 5,29 4,65 4,65

TYT Fen 30 9 11 6,25 21 12,94 11,92 11,92

Toplam: 120 44 38 34,50 29 54,69 53,66 53,66

TYT Türkçe ECBEAedcBDcDEDEDCBeE   caB  b 

Cevap Anahtarı B ECBEACCDBDEDEDEDCBCEAACABBADAB

TYT Sosyal DdadaEeeB EeAcEDE  CabAE DEBCD

Cevap Anahtarı B DCCEDECBBAEBAAEDEBCCDAAEADEBCD

TYT Matematik b daCe c B a Cd  b     e      

Cevap Anahtarı B ADEBCDBDCBEDECCAAECDABBCBAEAEC

TYT Fen bccA  ebcD  D c  e  BebECBcA A

Cevap Anahtarı B CDEAECADBDBCDAEBADECBCDECBEADA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 8 53

Türkçe 30 16 8 53

PARAGRAF 15 11 4 73
SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 2 2 40
ROMAN 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 4 1 0 25
TİYATRO 1 0 1 0
NOKTALAMA 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 16 10 53

Tarih-1 16 7 8 44

SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 3 2 60
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 2 3 40
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 0 2 0
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 0 50

Coğrafya-1 14 9 2 64

GÖÇLER 5 4 1 80
DIŞ KUVVETLER 2 0 0 0
TOPRAKLAR 1 1 0 100
BİTKİLER 1 0 1 0
NÜFUS 3 3 0 100
KAYAÇLAR 1 0 0 0
SULAR 1 1 0 100

TYT Matematik 30 3 9 10

Matematik-1 30 3 9 10

Yamuk 9 1 4 11
Paralelkenar 10 2 3 20
Çokgenler 3 0 1 0
Dörtgenler 8 0 1 0

TYT Fen 30 9 11 30

Fizik 10 2 6 20

IŞIK DALGASI 1 0 1 0
GÖLGE 3 0 3 0
SES DALGASI 2 1 1 50
YAY DALGASI 2 0 0 0
SU DALGASI 1 0 1 0
IŞIK AKISI 1 1 0 100

Kimya 10 1 2 10

TUZLAR 2 0 0 0
KİMYA HER YERDE 3 1 1 33
KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 0 0 0
ASİT - BAZ 3 0 1 0

Biyoloji 10 6 3 60

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 4 2 67
KALITIM 4 2 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ERKOÇ 672 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,540 272,350 6 8 8 8 8

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 27 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 20,54 21,32 21,32

Tarih-1 16 12 4 11,00 69 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 10 2 9,50 68 6,88 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 22 6 20,50 68 15,44 15,30 15,30

Matematik-1 30 6 8 4,00 13 5,76 5,60 5,60

Fizik 10 10 0 10,00 100 3,21 2,56 2,56

Kimya 10 5 2 4,50 45 4,44 4,71 4,71

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,29 4,65 4,65

TYT Fen 30 22 5 20,75 69 12,94 11,92 11,92

Toplam: 120 75 24 69,00 58 54,69 53,66 53,66

TYT Türkçe ECBEACCDBeEDEeEDCBCEAACAdBcbAB

Cevap Anahtarı B ECBEACCDBDEDEDEDCBCEAACABBADAB

TYT Sosyal DdCEDEaBaAEBAAEcE aC AAEeDEBCD

Cevap Anahtarı B DCCEDECBBAEBAAEDEBCCDAAEADEBCD

TYT Matematik d  cCacDb   d  A aaD B   A    

Cevap Anahtarı B ADEBCDBDCBEDECCAAECDABBCBAEAEC

TYT Fen CDEAECADBDBeb EBAD  BCDEdeEADc

Cevap Anahtarı B CDEAECADBDBCDAEBADECBCDECBEADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 5 83

Türkçe 30 25 5 83

PARAGRAF 15 13 2 87
SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 5 0 100
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 3 1 75
TİYATRO 1 1 0 100
NOKTALAMA 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 22 6 73

Tarih-1 16 12 4 75

SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 5 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 2 3 40
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 14 10 2 71

GÖÇLER 5 5 0 100
DIŞ KUVVETLER 2 0 1 0
TOPRAKLAR 1 1 0 100
BİTKİLER 1 0 0 0
NÜFUS 3 3 0 100
KAYAÇLAR 1 0 1 0
SULAR 1 1 0 100

TYT Matematik 30 6 8 20

Matematik-1 30 6 8 20

Yamuk 9 1 3 11
Paralelkenar 10 2 3 20
Çokgenler 3 0 2 0
Dörtgenler 8 3 0 38

TYT Fen 30 22 5 73

Fizik 10 10 0 100

IŞIK DALGASI 1 1 0 100
GÖLGE 3 3 0 100
SES DALGASI 2 2 0 100
YAY DALGASI 2 2 0 100
SU DALGASI 1 1 0 100
IŞIK AKISI 1 1 0 100

Kimya 10 5 2 50

TUZLAR 2 1 0 50
KİMYA HER YERDE 3 1 2 33
KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 2 0 100
ASİT - BAZ 3 1 0 33

Biyoloji 10 7 3 70

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 4 2 67
KALITIM 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RUVEYDA YÜKSEL 685 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,313 272,350 3 5 5 5 5

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 27 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 20,54 21,32 21,32

Tarih-1 16 12 4 11,00 69 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 10 4 9,00 64 6,88 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 22 8 20,00 67 15,44 15,30 15,30

Matematik-1 30 14 16 10,00 33 5,76 5,60 5,60

Fizik 10 5 5 3,75 38 3,21 2,56 2,56

Kimya 10 7 3 6,25 63 4,44 4,71 4,71

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,29 4,65 4,65

TYT Fen 30 20 10 17,50 58 12,94 11,92 11,92

Toplam: 120 81 39 71,25 59 54,69 53,66 53,66

TYT Türkçe DCBeEAAbABBAbeaECBEACCDBDEDEDE

Cevap Anahtarı A DCBCEAACABBADABECBEACCDBDEDEDE

TYT Sosyal AEeAAEDeCbEDEeBBADEBbDEBaCbAdE

Cevap Anahtarı A AEBAAEDDCCEDECBBADEBCDEBCCDAAE

TYT Matematik bcbDAdaCcAaAECeDdcCcBDCeEccbaA

Cevap Anahtarı A AECDABBCBAEAECADEBCDBDCBEDECCA

TYT Fen dCcaabCDEABeDdCBCeAEBcAeABCDEC

Cevap Anahtarı A ECADBDCDEABADECBCDAEBEADABCDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 5 83

Türkçe 30 25 5 83

SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 2 3 40
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 2 2 50
TİYATRO 1 1 0 100
NOKTALAMA 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF 15 15 0 100

TYT Sosyal 30 22 8 73

Tarih-1 16 12 4 75

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 3 2 60
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 3 2 60
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 1 0 100

Coğrafya-1 14 10 4 71

KAYAÇLAR 1 1 0 100
SULAR 1 1 0 100
GÖÇLER 5 4 1 80
NÜFUS 3 2 1 67
DIŞ KUVVETLER 2 1 1 50
TOPRAKLAR 1 1 0 100
BİTKİLER 1 0 1 0

TYT Matematik 30 14 16 47

Matematik-1 30 14 16 47

Çokgenler 3 0 3 0
Dörtgenler 8 4 4 50
Yamuk 9 5 4 56
Paralelkenar 10 5 5 50

TYT Fen 30 20 10 67

Fizik 10 5 5 50

YAY DALGASI 2 1 1 50
SES DALGASI 2 1 1 50
SU DALGASI 1 0 1 0
GÖLGE 3 2 1 67
IŞIK AKISI 1 0 1 0
IŞIK DALGASI 1 1 0 100

Kimya 10 7 3 70

KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 1 1 50
ASİT - BAZ 3 2 1 67
TUZLAR 2 2 0 100
KİMYA HER YERDE 3 2 1 67

Biyoloji 10 8 2 80

KALITIM 4 2 2 50
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 6 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEFA CAN SÜER 658 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,410 272,350 7 9 9 9 9

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 27 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 2 26,50 88 20,54 21,32 21,32

Tarih-1 16 13 2 12,50 78 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 10 0 10,00 71 6,88 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 23 2 22,50 75 15,44 15,30 15,30

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 5,76 5,60 5,60

Fizik 10 3 7 1,25 13 3,21 2,56 2,56

Kimya 10 5 2 4,50 45 4,44 4,71 4,71

Biyoloji 10 9 0 9,00 90 5,29 4,65 4,65

TYT Fen 30 17 9 14,75 49 12,94 11,92 11,92

Toplam: 120 70 14 66,50 55 54,69 53,66 53,66

TYT Türkçe DCBCEAAdABBA ABaCBEACCDBDEDEDE

Cevap Anahtarı A DCBCEAACABBADABECBEACCDBDEDEDE

TYT Sosyal AEBAAEDDdCEDEe B DEBCDE   DAAE

Cevap Anahtarı A AEBAAEDDCCEDECBBADEBCDEBCCDAAE

TYT Matematik    DA e    A                  

Cevap Anahtarı A AECDABBCBAEAECADEBCDBDCBEDECCA

TYT Fen bCeaeDCcddBA   BaaAE EADABCDEC

Cevap Anahtarı A ECADBDCDEABADECBCDAEBEADABCDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 27 2 90

Türkçe 30 27 2 90

SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 5 0 100
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 2 1 50
TİYATRO 1 1 0 100
NOKTALAMA 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF 15 14 1 93

TYT Sosyal 30 23 2 77

Tarih-1 16 13 2 81

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 4 0 80
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 3 2 60
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 1 0 100

Coğrafya-1 14 10 0 71

KAYAÇLAR 1 0 0 0
SULAR 1 1 0 100
GÖÇLER 5 5 0 100
NÜFUS 3 3 0 100
DIŞ KUVVETLER 2 0 0 0
TOPRAKLAR 1 0 0 0
BİTKİLER 1 1 0 100

TYT Matematik 30 3 1 10

Matematik-1 30 3 1 10

Çokgenler 3 0 0 0
Dörtgenler 8 2 1 25
Yamuk 9 1 0 11
Paralelkenar 10 0 0 0

TYT Fen 30 17 9 57

Fizik 10 3 7 30

YAY DALGASI 2 1 1 50
SES DALGASI 2 0 2 0
SU DALGASI 1 0 1 0
GÖLGE 3 0 3 0
IŞIK AKISI 1 1 0 100
IŞIK DALGASI 1 1 0 100

Kimya 10 5 2 50

KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 2 0 100
ASİT - BAZ 3 0 0 0
TUZLAR 2 2 0 100
KİMYA HER YERDE 3 1 2 33

Biyoloji 10 9 0 90

KALITIM 4 3 0 75
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 6 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN DOĞUZ 660 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,673 272,350 12 23 23 23 23

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 27 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 20,54 21,32 21,32

Tarih-1 16 5 9 2,75 17 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 10 2 9,50 68 6,88 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 15 11 12,25 41 15,44 15,30 15,30

Matematik-1 30 6 13 2,75 9 5,76 5,60 5,60

Fizik 10 5 4 4,00 40 3,21 2,56 2,56

Kimya 10 5 3 4,25 43 4,44 4,71 4,71

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,29 4,65 4,65

TYT Fen 30 17 10 14,50 48 12,94 11,92 11,92

Toplam: 120 64 38 54,50 45 54,69 53,66 53,66

TYT Türkçe ECBEdCdDaDaDEDEDCBCEAACABBADAB

Cevap Anahtarı B ECBEACCDBDEDEDEDCBCEAACABBADAB

TYT Sosyal DdabaEe  AbdAdcDEBC bAAEA EBeD

Cevap Anahtarı B DCCEDECBBAEBAAEDEBCCDAAEADEBCD

TYT Matematik d c CbcbCeE  C A ce   adc dAc 

Cevap Anahtarı B ADEBCDBDCBEDECCAAECDABBCBAEAEC

TYT Fen abcA CAbBDBCD EBecc BCaECaEAcA

Cevap Anahtarı B CDEAECADBDBCDAEBADECBCDECBEADA
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 26 4 87

Türkçe 30 26 4 87

PARAGRAF 15 11 4 73
SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 5 0 100
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 4 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
NOKTALAMA 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 15 11 50

Tarih-1 16 5 9 31

SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 3 1 60
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 1 4 20
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 0 2 0
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 1 50

Coğrafya-1 14 10 2 71

GÖÇLER 5 4 1 80
DIŞ KUVVETLER 2 2 0 100
TOPRAKLAR 1 0 0 0
BİTKİLER 1 0 1 0
NÜFUS 3 3 0 100
KAYAÇLAR 1 1 0 100
SULAR 1 0 0 0

TYT Matematik 30 6 13 20

Matematik-1 30 6 13 20

Yamuk 9 2 4 22
Paralelkenar 10 4 3 40
Çokgenler 3 0 2 0
Dörtgenler 8 0 4 0

TYT Fen 30 17 10 57

Fizik 10 5 4 50

IŞIK DALGASI 1 0 1 0
GÖLGE 3 1 2 33
SES DALGASI 2 2 0 100
YAY DALGASI 2 1 0 50
SU DALGASI 1 0 1 0
IŞIK AKISI 1 1 0 100

Kimya 10 5 3 50

TUZLAR 2 1 0 50
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100
KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 1 1 50
ASİT - BAZ 3 0 2 0

Biyoloji 10 7 3 70

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 5 1 83
KALITIM 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDE NUR ŞEKER 681 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,720 272,350 23 40 40 40 40

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 27 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 6 17,50 58 20,54 21,32 21,32

Tarih-1 16 9 3 8,25 52 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 5 6 3,50 25 6,88 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 14 9 11,75 39 15,44 15,30 15,30

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 5,76 5,60 5,60

Fizik 10 3 2 2,50 25 3,21 2,56 2,56

Kimya 10 3 4 2,00 20 4,44 4,71 4,71

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 5,29 4,65 4,65

TYT Fen 30 13 7 11,25 38 12,94 11,92 11,92

Toplam: 120 50 23 44,25 37 54,69 53,66 53,66

TYT Türkçe bCBCEAcC   A bdECBEACCca EDEDE

Cevap Anahtarı A DCBCEAACABBADABECBEACCDBDEDEDE

TYT Sosyal  d AAED CaEDEa BeaaB DEe  bAAc

Cevap Anahtarı A AEBAAEDDCCEDECBBADEBCDEBCCDAAE

TYT Matematik    b     A A         DC       

Cevap Anahtarı A AECDABBCBAEAECADEBCDBDCBEDECCA

TYT Fen  C   DC cdBAca e a E EADcBC EC

Cevap Anahtarı A ECADBDCDEABADECBCDAEBEADABCDEC
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 6 63

Türkçe 30 19 6 63

SÖZCÜKTE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 5 3 2 60
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 1 1 25
TİYATRO 1 0 0 0
NOKTALAMA 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF 15 12 2 80

TYT Sosyal 30 14 9 47

Tarih-1 16 9 3 56

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 1 0
SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 2 0 40
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 3 2 60
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 1 0 100

Coğrafya-1 14 5 6 36

KAYAÇLAR 1 0 1 0
SULAR 1 0 1 0
GÖÇLER 5 3 1 60
NÜFUS 3 2 1 67
DIŞ KUVVETLER 2 0 1 0
TOPRAKLAR 1 0 0 0
BİTKİLER 1 0 1 0

TYT Matematik 30 4 1 13

Matematik-1 30 4 1 13

Çokgenler 3 0 0 0
Dörtgenler 8 1 1 13
Yamuk 9 1 0 11
Paralelkenar 10 2 0 20

TYT Fen 30 13 7 43

Fizik 10 3 2 30

YAY DALGASI 2 1 0 50
SES DALGASI 2 0 1 0
SU DALGASI 1 0 0 0
GÖLGE 3 0 1 0
IŞIK AKISI 1 1 0 100
IŞIK DALGASI 1 1 0 100

Kimya 10 3 4 30

KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 2 0 100
ASİT - BAZ 3 0 2 0
TUZLAR 2 0 1 0
KİMYA HER YERDE 3 1 1 33

Biyoloji 10 7 1 70

KALITIM 4 3 0 75
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 4 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDENUR AYGÜN 674 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,203 272,350 8 10 10 10 10

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 27 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 4 24,00 80 20,54 21,32 21,32

Tarih-1 16 9 6 7,50 47 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 7 1 6,75 48 6,88 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 16 7 14,25 48 15,44 15,30 15,30

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 5,76 5,60 5,60

Fizik 10 6 2 5,50 55 3,21 2,56 2,56

Kimya 10 5 2 4,50 45 4,44 4,71 4,71

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 5,29 4,65 4,65

TYT Fen 30 16 9 13,75 46 12,94 11,92 11,92

Toplam: 120 66 22 60,50 50 54,69 53,66 53,66

TYT Türkçe ECBEACCDaDEDEeEDCBdEAACeBB DAB

Cevap Anahtarı B ECBEACCDBDEDEDEDCBCEAACABBADAB

TYT Sosyal DCabDEeae EBAAEcE   eAA   EBCD

Cevap Anahtarı B DCCEDECBBAEBAAEDEBCCDAAEADEBCD

TYT Matematik      DcDCBc          BB  A A C

Cevap Anahtarı B ADEBCDBDCBEDECCAAECDABBCBAEAEC

TYT Fen bDEA C eBDB D  BeDdCedDEacEAaA

Cevap Anahtarı B CDEAECADBDBCDAEBADECBCDECBEADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 4 83

Türkçe 30 25 4 83

PARAGRAF 15 13 2 87
SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 4 0 100
TİYATRO 1 0 1 0
NOKTALAMA 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 16 7 53

Tarih-1 16 9 6 56

SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 4 1 80
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 2 3 40
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 0 50

Coğrafya-1 14 7 1 50

GÖÇLER 5 5 0 100
DIŞ KUVVETLER 2 0 0 0
TOPRAKLAR 1 0 0 0
BİTKİLER 1 0 1 0
NÜFUS 3 2 0 67
KAYAÇLAR 1 0 0 0
SULAR 1 0 0 0

TYT Matematik 30 9 2 30

Matematik-1 30 9 2 30

Yamuk 9 3 0 33
Paralelkenar 10 3 2 30
Çokgenler 3 0 0 0
Dörtgenler 8 3 0 38

TYT Fen 30 16 9 53

Fizik 10 6 2 60

IŞIK DALGASI 1 0 1 0
GÖLGE 3 3 0 100
SES DALGASI 2 1 0 50
YAY DALGASI 2 1 0 50
SU DALGASI 1 0 1 0
IŞIK AKISI 1 1 0 100

Kimya 10 5 2 50

TUZLAR 2 1 0 50
KİMYA HER YERDE 3 1 0 33
KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 1 1 50
ASİT - BAZ 3 2 1 67

Biyoloji 10 5 5 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 3 3 50
KALITIM 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 10. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞÜHEDA ÖZGÖR 678 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,025 272,350 25 45 45 45 45

Puanı Hesaplanan: 49 49 49 49

Katılımlar: 27 49 49 49 49

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 7 19,25 64 20,54 21,32 21,32

Tarih-1 16 12 3 11,25 70 8,56 8,54 8,54

Coğrafya-1 14 8 4 7,00 50 6,88 6,76 6,76

TYT Sosyal 30 20 7 18,25 61 15,44 15,30 15,30

Matematik-1 30 4 14 0,50 2 5,76 5,60 5,60

Fizik 10 2 5 0,75 8 3,21 2,56 2,56

Kimya 10 2 2 1,50 15 4,44 4,71 4,71

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 5,29 4,65 4,65

TYT Fen 30 6 9 3,75 13 12,94 11,92 11,92

Toplam: 120 51 37 41,75 35 54,69 53,66 53,66

TYT Türkçe DCBaEAA ABBA ABaCBEACdDBDEcccc

Cevap Anahtarı A DCBCEAACABBADABECBEACCDBDEDEDE

TYT Sosyal AEBAAEDDCbcaECB A c CaEBCCeAdE

Cevap Anahtarı A AEBAAEDDCCEDECBBADEBCDEBCCDAAE

TYT Matematik d  c       dddd adeacDCBEbb  c

Cevap Anahtarı A AECDABBCBAEAECADEBCDBDCBEDECCA

TYT Fen cdbaBDe    A   eb  E      dDcC

Cevap Anahtarı A ECADBDCDEABADECBCDAEBEADABCDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 7 70

Türkçe 30 21 7 70

SÖZCÜKTE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ROMAN 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 4 2 0 50
TİYATRO 1 1 0 100
NOKTALAMA 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF 15 9 6 60

TYT Sosyal 30 20 7 67

Tarih-1 16 12 3 75

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
SULTAN VE MERKEZ TEŞKİLATI 5 5 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 5 4 1 80
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI TOPLUM YAPISI 1 0 0 0

Coğrafya-1 14 8 4 57

KAYAÇLAR 1 1 0 100
SULAR 1 0 0 0
GÖÇLER 5 3 2 60
NÜFUS 3 1 1 33
DIŞ KUVVETLER 2 2 0 100
TOPRAKLAR 1 1 0 100
BİTKİLER 1 0 1 0

TYT Matematik 30 4 14 13

Matematik-1 30 4 14 13

Çokgenler 3 0 1 0
Dörtgenler 8 0 1 0
Yamuk 9 0 8 0
Paralelkenar 10 4 4 40

TYT Fen 30 6 9 20

Fizik 10 2 5 20

YAY DALGASI 2 0 2 0
SES DALGASI 2 0 1 0
SU DALGASI 1 0 1 0
GÖLGE 3 1 0 33
IŞIK AKISI 1 1 0 100
IŞIK DALGASI 1 0 1 0

Kimya 10 2 2 20

KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ 2 1 0 50
ASİT - BAZ 3 0 0 0
TUZLAR 2 0 1 0
KİMYA HER YERDE 3 1 1 33

Biyoloji 10 2 2 20

KALITIM 4 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 6 2 2 33
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