
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ALACA Alaca Fen Lisesi Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06 48 48 48 48

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,89 8,67 13,72 10,11 3,20 9,31 6,58 4,20 5,53 4,80 6,68 3,12 4,02 3,60 3,12 5,29 2,22 4,73 2,29 2,27 1,72 48,98 30,84 41,25 217,150

Okul Ortalaması 15,89 8,67 13,72 10,11 3,20 9,31 6,58 4,20 5,53 4,80 6,68 3,12 4,02 3,60 3,12 5,29 2,22 4,73 2,29 2,27 1,72 48,98 30,84 41,25 217,150

KATILIMLAR

1 827 HAZAL ERŞEN 9B 20 8 18,00 14 0 14,00 8 4 7,00 11 5 9,75 8 2 7,50 7 2 6,50 5 2 4,50 73 23 67,25 305,938 1

2 771 RÜMEYSA BELGİÇ 9A 20 6 18,50 12 0 12,00 9 2 8,50 9 3 8,25 6 0 6,00 8 2 7,50 1 2 0,50 65 15 61,25 290,653 2

3 773 HALİMENİSA KÖKDOĞAN9B 23 5 21,75 11 4 10,00 6 5 4,75 8 4 7,00 6 3 5,25 6 2 5,50 5 2 4,50 65 25 58,75 288,180 3

4 829 CEMRE NAZ ARSLAN 9B 19 11 16,25 14 2 13,50 9 5 7,75 11 9 8,75 4 5 2,75 6 4 5,00 4 4 3,00 67 40 57,00 278,963 4

5 785 İBRAHİM KÖKDOGAN 9B 22 8 20,00 12 3 11,25 9 2 8,50 7 8 5,00 6 3 5,25 6 3 5,25 3 3 2,25 65 30 57,50 276,578 5

6 815 EBRAR GÜL 9B 19 5 17,75 9 5 7,75 4 1 3,75 13 11 10,25 2 5 0,75 6 2 5,50 1 2 0,50 54 31 46,25 264,158 6

7 770 ZEYNEP ATILGAN 9B 22 3 21,25 14 1 13,75 8 2 7,50 3 1 2,75 2 1 1,75 6 3 5,25 1 1 0,75 56 12 53,00 263,983 7

8 828 KENAN YURDAKUL 9B 19 6 17,50 9 5 7,75 6 7 4,25 12 11 9,25 4 4 3,00 6 3 5,25 0 3 -0,75 56 39 46,25 260,608 8

9 838 NİSANUR NAZLI GÜL 9A 23 3 22,25 7 3 6,25 8 3 7,25 4 3 3,25 5 3 4,25 5 4 4,00 1 0 1,00 53 19 48,25 257,048 9

10 813 NİSANUR SARAÇ 9A 16 10 13,50 11 2 10,50 10 2 9,50 5 5 3,75 8 1 7,75 7 1 6,75 4 1 3,75 61 22 55,50 254,185 10

11 817 ÖMER GÖK 9B 14 13 10,75 12 2 11,50 10 4 9,00 9 4 8,00 5 3 4,25 5 2 4,50 4 3 3,25 59 31 51,25 252,868 11

12 805 MBERKAN ŞAHİN 9A 17 10 14,50 11 3 10,25 8 3 7,25 3 5 1,75 7 3 6,25 10 0 10,00 6 0 6,00 62 24 56,00 250,785 12

13 789 NUR ENA ÇAĞLAR 9B 18 8 16,00 9 5 7,75 5 5 3,75 11 8 9,00 2 6 0,50 6 2 5,50 1 1 0,75 52 35 43,25 250,503 13

14 765 MELİH MASATLI 9B 16 8 14,00 9 5 7,75 7 6 5,50 9 6 7,50 7 1 6,75 5 3 4,25 2 5 0,75 55 34 46,50 248,033 14

15 835 YILDIZ BIÇAKCI 9B 16 11 13,25 13 2 12,50 10 4 9,00 9 13 5,75 5 5 3,75 6 4 5,00 1 4 0,00 60 43 49,25 247,878 15

16 768 BERA BERKE ÇOBAN 9A 18 11 15,25 16 0 16,00 10 4 9,00 6 3 5,25 6 2 5,50 5 5 3,75 61 25 54,75 246,078 16

17 786 ABDULKERİM KARAKAŞ 9A 21 6 19,50 13 3 12,25 5 5 3,75 5 10 2,50 3 4 2,00 5 1 4,75 2 2 1,50 54 31 46,25 245,098 17

18 788 BERFU ÇETİNKAYA 9B 19 10 16,50 10 6 8,50 6 6 4,50 9 13 5,75 5 5 3,75 6 3 5,25 1 2 0,50 56 45 44,75 244,833 18

19 809 HATİCE ADAM 9A 19 7 17,25 13 3 12,25 8 3 7,25 3 3 2,25 2 5 0,75 4 1 3,75 5 2 4,50 54 24 48,00 243,320 19

20 812 KAZIM EYVAZ 9A 25 5 23,75 11 4 10,00 8 5 6,75 1 9 -1,25 2 7 0,25 3 6 1,50 5 4 4,00 55 40 45,00 240,858 20

21 787 ALEYNA YILDIZ 9A 19 7 17,25 12 4 11,00 9 5 7,75 5 10 2,50 1 6 -0,50 4 4 3,00 4 1 3,75 54 37 44,75 237,610 21

22 814 MERVE NUR COŞGUN 9A 19 11 16,25 13 3 12,25 6 7 4,25 3 5 1,75 4 4 3,00 8 2 7,50 2 1 1,75 55 33 46,75 236,513 22

23 840 EZGİ ŞİMŞEK 9B 19 8 17,00 11 3 10,25 7 2 6,50 4 9 1,75 4 1 3,75 6 0 6,00 1 2 0,50 52 25 45,75 236,305 23

24 778 EMİRHAN IŞIK 9A 17 10 14,50 14 1 13,75 8 5 6,75 3 8 1,00 6 4 5,00 4 3 3,25 5 4 4,00 57 35 48,25 233,933 24

25 772 ÖMER DEMİR 9A 17 7 15,25 13 0 13,00 10 2 9,50 0 1 -0,25 6 4 5,00 7 3 6,25 53 17 48,75 233,133 25

26 780 ELA MADAK 9B 15 9 12,75 5 7 3,25 7 7 5,25 10 13 6,75 6 3 5,25 6 3 5,25 1 3 0,25 50 45 38,75 226,883 26

27 764 MEDİNE İĞNECİ 9A 18 9 15,75 12 4 11,00 6 8 4,00 2 3 1,25 6 4 5,00 5 5 3,75 2 3 1,25 51 36 42,00 224,295 27

28 802 KAĞAN KARABACAK 9B 14 1 13,75 8 2 7,50 1 2 0,50 9 0 9,00 8 0 8,00 7 1 6,75 47 6 45,50 222,865 28

29 823 ESMANUR KILIÇ 9B 18 11 15,25 12 4 11,00 7 7 5,25 1 7 -0,75 4 5 2,75 7 2 6,50 5 2 4,50 54 38 44,50 222,118 29
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ALACA Alaca Fen Lisesi Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06 48 48 48 48

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,89 8,67 13,72 10,11 3,20 9,31 6,58 4,20 5,53 4,80 6,68 3,12 4,02 3,60 3,12 5,29 2,22 4,73 2,29 2,27 1,72 48,98 30,84 41,25 217,150

Okul Ortalaması 15,89 8,67 13,72 10,11 3,20 9,31 6,58 4,20 5,53 4,80 6,68 3,12 4,02 3,60 3,12 5,29 2,22 4,73 2,29 2,27 1,72 48,98 30,84 41,25 217,150

KATILIMLAR

30 810 GÜLYAREN YURDAGÜL 9A 18 9 15,75 11 5 9,75 4 7 2,25 4 2 3,50 2 5 0,75 5 1 4,75 44 29 36,75 220,418 30

31 782 CEYDA KAPLAN 9B 14 13 10,75 9 7 7,25 7 7 5,25 9 18 4,50 5 4 4,00 8 1 7,75 2 6 0,50 54 56 40,00 218,630 31

32 833 FAHRİ ERDEM 9B 16 6 14,50 12 3 11,25 7 4 6,00 2 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 44 19 39,25 218,075 32

33 819 KE * LFINDIK 9B 10 8 8,00 14 2 13,50 10 3 9,25 5 14 1,50 4 6 2,50 6 4 5,00 4 1 3,75 53 38 43,50 211,948 33

34 781 RİVAN BAYAT 9A 16 10 13,50 12 4 11,00 5 3 4,25 1 1 0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 39 23 33,25 198,345 34

35 825 YASİN ASLANOĞLU 9A 15 0 15,00 6 2 5,50 0 2 -0,50 6 3 5,25 4 0 4,00 1 0 1,00 32 7 30,25 192,493 35

36 830 EMİRHAN ÇULHA 9B 10 10 7,50 13 2 12,50 9 5 7,75 1 0 1,00 4 4 3,00 3 0 3,00 40 21 34,75 191,740 36

37 820 EYYÜP KARAGÖZ 9B 11 14 7,50 10 4 9,00 6 5 4,75 2 3 1,25 1 1 0,75 5 1 4,75 0 1 -0,25 35 29 27,75 177,625 37

38 806 HAYRUNVERA HOLTA 9A 12 11 9,25 5 4 4,00 6 4 5,00 3 6 1,50 7 2 6,50 1 4 0,00 34 31 26,25 173,903 38

39 803 HASAN AKER 9B 9 5 7,75 8 1 7,75 3 8 1,00 6 2 5,50 4 3 3,25 1 0 1,00 31 19 26,25 173,355 39

40 766 MUHAMMET EREN KAYA9A 10 20 5,00 14 2 13,50 6 8 4,00 0 10 -2,50 3 7 1,25 8 2 7,50 3 7 1,25 44 56 30,00 165,525 40

41 822 DİLAN KÖKCE 9B 7 8 5,00 1 0 1,00 6 3 5,25 4 7 2,25 2 0 2,00 20 18 15,50 149,743 41

42 804 BEYZANUR ARMUTCU 9A 9 13 5,75 8 2 7,50 8 1 7,75 0 7 -1,75 0 6 -1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 27 29 19,75 149,115 42

43 816 ÇINAR ŞİMŞEK 9B 9 7 7,25 7 3 6,25 1 1 0,75 17 11 14,25 147,770 43

44 792 MELİKE YILMAZ 9A 13 17 8,75 1 15 -2,75 2 12 -1,00 8 22 2,50 2 8 0,00 3 7 1,25 2 8 0,00 31 89 8,75 143,925 44

45 808 KÜBRANUR KÖYMEN 9A 10 14 6,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 2 2 1,50 0 5 -1,25 13 26 6,50 126,695 45

46 784 KAYRA KEMAL KARAKAŞ9A 0 0 0,00 100,100 46

47 767 BERFİN DEMİROK 9B 1 4 0,00 1 4 0,00 100,100 46

48 832 BURAK DURDEN 9B 0 7 -1,75 0 4 -1,00 0 4 -1,00 0 5 -1,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 25 -6,25 79,728 48
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ALACA Alaca Fen Lisesi Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06 48 48 48 48

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,89 8,67 13,72 10,11 3,20 9,31 6,58 4,20 5,53 4,80 6,68 3,12 4,02 3,60 3,12 5,29 2,22 4,73 2,29 2,27 1,72 48,98 30,84 41,25 217,150

Okul Ortalaması 15,89 8,67 13,72 10,11 3,20 9,31 6,58 4,20 5,53 4,80 6,68 3,12 4,02 3,60 3,12 5,29 2,22 4,73 2,29 2,27 1,72 48,98 30,84 41,25 217,150

KATILIMLAR
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9A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ALACA Alaca Fen Lisesi Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06 48 48 48 48

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,89 8,67 13,72 10,11 3,20 9,31 6,58 4,20 5,53 4,80 6,68 3,12 4,02 3,60 3,12 5,29 2,22 4,73 2,29 2,27 1,72 48,98 30,84 41,25 217,150

Okul Ortalaması 15,89 8,67 13,72 10,11 3,20 9,31 6,58 4,20 5,53 4,80 6,68 3,12 4,02 3,60 3,12 5,29 2,22 4,73 2,29 2,27 1,72 48,98 30,84 41,25 217,150

SINIF: 9A

KATILIMLAR

1 771 RÜMEYSA BELGİÇ 9A 20 6 18,50 12 0 12,00 9 2 8,50 9 3 8,25 6 0 6,00 8 2 7,50 1 2 0,50 65 15 61,25 290,653 2

2 838 NİSANUR NAZLI GÜL 9A 23 3 22,25 7 3 6,25 8 3 7,25 4 3 3,25 5 3 4,25 5 4 4,00 1 0 1,00 53 19 48,25 257,048 9

3 813 NİSANUR SARAÇ 9A 16 10 13,50 11 2 10,50 10 2 9,50 5 5 3,75 8 1 7,75 7 1 6,75 4 1 3,75 61 22 55,50 254,185 10

4 805 MBERKAN ŞAHİN 9A 17 10 14,50 11 3 10,25 8 3 7,25 3 5 1,75 7 3 6,25 10 0 10,00 6 0 6,00 62 24 56,00 250,785 12

5 768 BERA BERKE ÇOBAN 9A 18 11 15,25 16 0 16,00 10 4 9,00 6 3 5,25 6 2 5,50 5 5 3,75 61 25 54,75 246,078 16

6 786 ABDULKERİM KARAKAŞ 9A 21 6 19,50 13 3 12,25 5 5 3,75 5 10 2,50 3 4 2,00 5 1 4,75 2 2 1,50 54 31 46,25 245,098 17

7 809 HATİCE ADAM 9A 19 7 17,25 13 3 12,25 8 3 7,25 3 3 2,25 2 5 0,75 4 1 3,75 5 2 4,50 54 24 48,00 243,320 19

8 812 KAZIM EYVAZ 9A 25 5 23,75 11 4 10,00 8 5 6,75 1 9 -1,25 2 7 0,25 3 6 1,50 5 4 4,00 55 40 45,00 240,858 20

9 787 ALEYNA YILDIZ 9A 19 7 17,25 12 4 11,00 9 5 7,75 5 10 2,50 1 6 -0,50 4 4 3,00 4 1 3,75 54 37 44,75 237,610 21

10 814 MERVE NUR COŞGUN 9A 19 11 16,25 13 3 12,25 6 7 4,25 3 5 1,75 4 4 3,00 8 2 7,50 2 1 1,75 55 33 46,75 236,513 22

11 778 EMİRHAN IŞIK 9A 17 10 14,50 14 1 13,75 8 5 6,75 3 8 1,00 6 4 5,00 4 3 3,25 5 4 4,00 57 35 48,25 233,933 24

12 772 ÖMER DEMİR 9A 17 7 15,25 13 0 13,00 10 2 9,50 0 1 -0,25 6 4 5,00 7 3 6,25 53 17 48,75 233,133 25

13 764 MEDİNE İĞNECİ 9A 18 9 15,75 12 4 11,00 6 8 4,00 2 3 1,25 6 4 5,00 5 5 3,75 2 3 1,25 51 36 42,00 224,295 27

14 810 GÜLYAREN YURDAGÜL 9A 18 9 15,75 11 5 9,75 4 7 2,25 4 2 3,50 2 5 0,75 5 1 4,75 44 29 36,75 220,418 30

15 781 RİVAN BAYAT 9A 16 10 13,50 12 4 11,00 5 3 4,25 1 1 0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 39 23 33,25 198,345 34

16 825 YASİN ASLANOĞLU 9A 15 0 15,00 6 2 5,50 0 2 -0,50 6 3 5,25 4 0 4,00 1 0 1,00 32 7 30,25 192,493 35

17 806 HAYRUNVERA HOLTA 9A 12 11 9,25 5 4 4,00 6 4 5,00 3 6 1,50 7 2 6,50 1 4 0,00 34 31 26,25 173,903 38

18 766 MUHAMMET EREN KAYA9A 10 20 5,00 14 2 13,50 6 8 4,00 0 10 -2,50 3 7 1,25 8 2 7,50 3 7 1,25 44 56 30,00 165,525 40

19 804 BEYZANUR ARMUTCU 9A 9 13 5,75 8 2 7,50 8 1 7,75 0 7 -1,75 0 6 -1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 27 29 19,75 149,115 42

20 792 MELİKE YILMAZ 9A 13 17 8,75 1 15 -2,75 2 12 -1,00 8 22 2,50 2 8 0,00 3 7 1,25 2 8 0,00 31 89 8,75 143,925 44

21 808 KÜBRANUR KÖYMEN 9A 10 14 6,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 2 2 1,50 0 5 -1,25 13 26 6,50 126,695 45

22 784 KAYRA KEMAL KARAKAŞ9A 0 0 0,00 100,100 46



9A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ALACA Alaca Fen Lisesi Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06 48 48 48 48

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,89 8,67 13,72 10,11 3,20 9,31 6,58 4,20 5,53 4,80 6,68 3,12 4,02 3,60 3,12 5,29 2,22 4,73 2,29 2,27 1,72 48,98 30,84 41,25 217,150

Okul Ortalaması 15,89 8,67 13,72 10,11 3,20 9,31 6,58 4,20 5,53 4,80 6,68 3,12 4,02 3,60 3,12 5,29 2,22 4,73 2,29 2,27 1,72 48,98 30,84 41,25 217,150

SINIF: 9A

KATILIMLAR
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9B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ALACA Alaca Fen Lisesi Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06 48 48 48 48

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,89 8,67 13,72 10,11 3,20 9,31 6,58 4,20 5,53 4,80 6,68 3,12 4,02 3,60 3,12 5,29 2,22 4,73 2,29 2,27 1,72 48,98 30,84 41,25 217,150

Okul Ortalaması 15,89 8,67 13,72 10,11 3,20 9,31 6,58 4,20 5,53 4,80 6,68 3,12 4,02 3,60 3,12 5,29 2,22 4,73 2,29 2,27 1,72 48,98 30,84 41,25 217,150

SINIF: 9B

KATILIMLAR

1 827 HAZAL ERŞEN 9B 20 8 18,00 14 0 14,00 8 4 7,00 11 5 9,75 8 2 7,50 7 2 6,50 5 2 4,50 73 23 67,25 305,938 1

2 773 HALİMENİSA KÖKDOĞAN9B 23 5 21,75 11 4 10,00 6 5 4,75 8 4 7,00 6 3 5,25 6 2 5,50 5 2 4,50 65 25 58,75 288,180 3

3 829 CEMRE NAZ ARSLAN 9B 19 11 16,25 14 2 13,50 9 5 7,75 11 9 8,75 4 5 2,75 6 4 5,00 4 4 3,00 67 40 57,00 278,963 4

4 785 İBRAHİM KÖKDOGAN 9B 22 8 20,00 12 3 11,25 9 2 8,50 7 8 5,00 6 3 5,25 6 3 5,25 3 3 2,25 65 30 57,50 276,578 5

5 815 EBRAR GÜL 9B 19 5 17,75 9 5 7,75 4 1 3,75 13 11 10,25 2 5 0,75 6 2 5,50 1 2 0,50 54 31 46,25 264,158 6

6 770 ZEYNEP ATILGAN 9B 22 3 21,25 14 1 13,75 8 2 7,50 3 1 2,75 2 1 1,75 6 3 5,25 1 1 0,75 56 12 53,00 263,983 7

7 828 KENAN YURDAKUL 9B 19 6 17,50 9 5 7,75 6 7 4,25 12 11 9,25 4 4 3,00 6 3 5,25 0 3 -0,75 56 39 46,25 260,608 8

8 817 ÖMER GÖK 9B 14 13 10,75 12 2 11,50 10 4 9,00 9 4 8,00 5 3 4,25 5 2 4,50 4 3 3,25 59 31 51,25 252,868 11

9 789 NUR ENA ÇAĞLAR 9B 18 8 16,00 9 5 7,75 5 5 3,75 11 8 9,00 2 6 0,50 6 2 5,50 1 1 0,75 52 35 43,25 250,503 13

10 765 MELİH MASATLI 9B 16 8 14,00 9 5 7,75 7 6 5,50 9 6 7,50 7 1 6,75 5 3 4,25 2 5 0,75 55 34 46,50 248,033 14

11 835 YILDIZ BIÇAKCI 9B 16 11 13,25 13 2 12,50 10 4 9,00 9 13 5,75 5 5 3,75 6 4 5,00 1 4 0,00 60 43 49,25 247,878 15

12 788 BERFU ÇETİNKAYA 9B 19 10 16,50 10 6 8,50 6 6 4,50 9 13 5,75 5 5 3,75 6 3 5,25 1 2 0,50 56 45 44,75 244,833 18

13 840 EZGİ ŞİMŞEK 9B 19 8 17,00 11 3 10,25 7 2 6,50 4 9 1,75 4 1 3,75 6 0 6,00 1 2 0,50 52 25 45,75 236,305 23

14 780 ELA MADAK 9B 15 9 12,75 5 7 3,25 7 7 5,25 10 13 6,75 6 3 5,25 6 3 5,25 1 3 0,25 50 45 38,75 226,883 26

15 802 KAĞAN KARABACAK 9B 14 1 13,75 8 2 7,50 1 2 0,50 9 0 9,00 8 0 8,00 7 1 6,75 47 6 45,50 222,865 28

16 823 ESMANUR KILIÇ 9B 18 11 15,25 12 4 11,00 7 7 5,25 1 7 -0,75 4 5 2,75 7 2 6,50 5 2 4,50 54 38 44,50 222,118 29

17 782 CEYDA KAPLAN 9B 14 13 10,75 9 7 7,25 7 7 5,25 9 18 4,50 5 4 4,00 8 1 7,75 2 6 0,50 54 56 40,00 218,630 31

18 833 FAHRİ ERDEM 9B 16 6 14,50 12 3 11,25 7 4 6,00 2 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 44 19 39,25 218,075 32

19 819 KE * LFINDIK 9B 10 8 8,00 14 2 13,50 10 3 9,25 5 14 1,50 4 6 2,50 6 4 5,00 4 1 3,75 53 38 43,50 211,948 33

20 830 EMİRHAN ÇULHA 9B 10 10 7,50 13 2 12,50 9 5 7,75 1 0 1,00 4 4 3,00 3 0 3,00 40 21 34,75 191,740 36

21 820 EYYÜP KARAGÖZ 9B 11 14 7,50 10 4 9,00 6 5 4,75 2 3 1,25 1 1 0,75 5 1 4,75 0 1 -0,25 35 29 27,75 177,625 37

22 803 HASAN AKER 9B 9 5 7,75 8 1 7,75 3 8 1,00 6 2 5,50 4 3 3,25 1 0 1,00 31 19 26,25 173,355 39

23 822 DİLAN KÖKCE 9B 7 8 5,00 1 0 1,00 6 3 5,25 4 7 2,25 2 0 2,00 20 18 15,50 149,743 41

24 816 ÇINAR ŞİMŞEK 9B 9 7 7,25 7 3 6,25 1 1 0,75 17 11 14,25 147,770 43

25 767 BERFİN DEMİROK 9B 1 4 0,00 1 4 0,00 100,100 46

26 832 BURAK DURDEN 9B 0 7 -1,75 0 4 -1,00 0 4 -1,00 0 5 -1,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 25 -6,25 79,728 48



9B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ALACA Alaca Fen Lisesi Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06 48 48 48 48

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,89 8,67 13,72 10,11 3,20 9,31 6,58 4,20 5,53 4,80 6,68 3,12 4,02 3,60 3,12 5,29 2,22 4,73 2,29 2,27 1,72 48,98 30,84 41,25 217,150

Okul Ortalaması 15,89 8,67 13,72 10,11 3,20 9,31 6,58 4,20 5,53 4,80 6,68 3,12 4,02 3,60 3,12 5,29 2,22 4,73 2,29 2,27 1,72 48,98 30,84 41,25 217,150

SINIF: 9B

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ALACA Alaca Fen Lisesi Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06 48 48 48 48

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 15,89 8,67 13,72 10,11 3,20 9,31 6,58 4,20 5,53 4,80 6,68 3,12 4,02 3,60 3,12 5,29 2,22 4,73 2,29 2,27 1,72 48,98 30,84 41,25 217,150

İl Ortalaması 15,89 8,67 13,72 10,11 3,20 9,31 6,58 4,20 5,53 4,80 6,68 3,12 4,02 3,60 3,12 5,29 2,22 4,73 2,29 2,27 1,72 48,98 30,84 41,25 217,150

İlçe Ortalaması 15,89 8,67 13,72 10,11 3,20 9,31 6,58 4,20 5,53 4,80 6,68 3,12 4,02 3,60 3,12 5,29 2,22 4,73 2,29 2,27 1,72 48,98 30,84 41,25 217,150

Okul Ortalaması 15,89 8,67 13,72 10,11 3,20 9,31 6,58 4,20 5,53 4,80 6,68 3,12 4,02 3,60 3,12 5,29 2,22 4,73 2,29 2,27 1,72 48,98 30,84 41,25 217,150

KATILIMLAR

1 ÇORUM / ALACA
Alaca Fen Lisesi 9B 26 15,16 8,12 13,13 9,84 3,28 9,02 6,16 3,92 5,18 6,00 7,12 4,22 4,21 3,08 3,44 5,38 2,08 4,85 2,13 2,08 1,60 48,88 29,68 41,44 221,520

2 ÇORUM / ALACA
Alaca Fen Lisesi 9A 22 16,76 9,33 14,43 10,45 3,10 9,68 7,10 4,55 5,96 3,06 6,06 1,54 3,81 4,19 2,76 5,19 2,38 4,60 2,48 2,48 1,86 48,85 32,09 40,83 212,000

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY TOP TÜR TAR1COĞ1MAT1FİZKİMBİYTOP
9B (1) 9A (2)

PUANA GÖRE KIYASLAMA

500

0

100

200

300

400

TYT TYT
9B (1) 9A (2)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULKERİM KARAKAŞ 786 9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,098 217,150 6 17 17 17 17

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 22 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 6 19,50 65 14,43 13,72 13,72

Tarih-1 16 13 3 12,25 77 9,68 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 5 5 3,75 27 5,96 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 18 8 16,00 53 15,64 14,84 14,84

Matematik-1 30 5 10 2,50 8 1,54 3,12 3,12

Fizik 10 3 4 2,00 20 2,76 3,12 3,12

Kimya 10 5 1 4,75 48 4,60 4,73 4,73

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 1,86 1,72 1,72

TYT Fen 30 10 7 8,25 28 9,21 9,58 9,58

Toplam: 120 54 31 46,25 39 38,05 38,91 38,91

TYT Türkçe BAEAaBDEACa   EACABdDEaCbcAEDD

Cevap Anahtarı A BAEABBDEACDDCEEACABCDEBCCBAEDD

TYT Sosyal cAECBBbDBDcCACEB  eeed  DBcEAB

Cevap Anahtarı A EAECBBDDBDACACEBEDABCEECDBDEAB

TYT Matematik Cd    b bcA B dCabe   cc    B 

Cevap Anahtarı A CEDAABCEDEADBCBCEDADCBEEABACBD

TYT Fen e  AEcdcE  DBBD   Ad   D e a E

Cevap Anahtarı A DCCAEBCDEBEDBBDECEAACDADBABDEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 6 70

Türkçe 30 21 6 70

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Sözcük Türleri 3 1 1 33
Zamir 1 0 0 0
Fiil 2 0 1 0
Paragraf 10 7 3 70
Tiyatro 2 2 0 100
Roman 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 18 8 60

Tarih-1 16 13 3 81

Tarih ve Zaman 2 1 1 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 2 0 100
İlk Tarih Devletleri 4 3 1 75
İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 3 1 75
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 4 0 100

Coğrafya-1 14 5 5 36

Harita 2 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Atmosfer 1 0 1 0
İklim 5 1 2 20
Kır Yerleşmeleri 2 2 0 100
Yerleşmeler 3 2 1 67

TYT Matematik 30 5 10 17

Matematik-1 30 5 10 17

Üçgende Açılar 6 1 1 17
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 0 1 0
Üçgende Açıortay 5 2 2 40
Üçgende Benzerlik 6 1 1 17
Eşkenar Üçgen 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 7 1 3 14
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 1 0

TYT Fen 30 10 7 33

Fizik 10 3 4 30

Kuvvet 1 0 1 0
Enerji 5 2 1 40
Isı sıcaklık 4 1 2 25

Kimya 10 5 1 50

Kimyasal Türler 3 2 0 67
Maddenin Hâlleri 7 3 1 43

Biyoloji 10 2 2 20

Hücre 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Protista) 2 1 0 50
Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 0 2 0
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA YILDIZ 787 9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,610 217,150 9 21 21 21 21

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 22 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 7 17,25 58 14,43 13,72 13,72

Tarih-1 16 12 4 11,00 69 9,68 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 9 5 7,75 55 5,96 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 21 9 18,75 63 15,64 14,84 14,84

Matematik-1 30 5 10 2,50 8 1,54 3,12 3,12

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 2,76 3,12 3,12

Kimya 10 4 4 3,00 30 4,60 4,73 4,73

Biyoloji 10 4 1 3,75 38 1,86 1,72 1,72

TYT Fen 30 9 11 6,25 21 9,21 9,58 9,58

Toplam: 120 54 37 44,75 37 38,05 38,91 38,91

TYT Türkçe BAEABBDEeCD   EAaABCbE CbddEDe

Cevap Anahtarı A BAEABBDEACDDCEEACABCDEBCCBAEDD

TYT Sosyal cAECBeDDBaACcCEBEDeBeadCDBcEAB

Cevap Anahtarı A EAECBBDDBDACACEBEDABCEECDBDEAB

TYT Matematik d   Acda  bD b C   cb E A   ae

Cevap Anahtarı A CEDAABCEDEADBCBCEDADCBEEABACBD

TYT Fen e  A cacbdaDBBa abA CD Dc    E

Cevap Anahtarı A DCCAEBCDEBEDBBDECEAACDADBABDEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 7 63

Türkçe 30 19 7 63

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 4 4 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Sözcük Türleri 3 1 1 33
Zamir 1 0 0 0
Fiil 2 0 0 0
Paragraf 10 6 4 60
Tiyatro 2 2 0 100
Roman 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 21 9 70

Tarih-1 16 12 4 75

Tarih ve Zaman 2 1 1 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 2 0 100
İlk Tarih Devletleri 4 3 1 75
İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 3 1 75
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 3 1 75

Coğrafya-1 14 9 5 64

Harita 2 1 1 50
Coğrafi Konum 1 1 0 100
Atmosfer 1 1 0 100
İklim 5 2 3 40
Kır Yerleşmeleri 2 2 0 100
Yerleşmeler 3 2 1 67

TYT Matematik 30 5 10 17

Matematik-1 30 5 10 17

Üçgende Açılar 6 1 2 17
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 0 2 0
Üçgende Açıortay 5 1 2 20
Üçgende Benzerlik 6 2 0 33
Eşkenar Üçgen 2 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 7 1 3 14
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 0 0

TYT Fen 30 9 11 30

Fizik 10 1 6 10

Kuvvet 1 0 1 0
Enerji 5 1 1 20
Isı sıcaklık 4 0 4 0

Kimya 10 4 4 40

Kimyasal Türler 3 2 1 67
Maddenin Hâlleri 7 2 3 29

Biyoloji 10 4 1 40

Hücre 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Protista) 2 1 1 50
Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 0 0 0
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERA BERKE ÇOBAN 768 9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,078 217,150 5 16 16 16 16

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 22 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 11 15,25 51 14,43 13,72 13,72

Tarih-1 16 16 0 16,00 100 9,68 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 10 4 9,00 64 5,96 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 26 4 25,00 83 15,64 14,84 14,84

Fizik 10 6 3 5,25 53 2,76 3,12 3,12

Kimya 10 6 2 5,50 55 4,60 4,73 4,73

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 1,86 1,72 1,72

TYT Fen 30 17 10 14,50 48 9,21 9,58 9,58

Toplam: 120 61 25 54,75 46 38,05 38,91 38,91

TYT Türkçe AbeBCDEaaCdAEDDaAEABBDdbCc bdE

Cevap Anahtarı B ACABCDEBCCBAEDDBAEABBDEACDDCEE

TYT Sosyal BDACACEBEAECBBDDCDBcEAaEDABCcb

Cevap Anahtarı B BDACACEBEAECBBDDCDBDEABEDABCEE

TYT Fen BCDb eCCAbEdEA  bBBDeBDEEeeAce

Cevap Anahtarı B BCDEBDCCAEECEAAEDBBDABDEECDADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 11 60

Türkçe 30 18 11 60

Tiyatro 2 1 1 50
Paragraf 10 8 2 80
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Sözcük Türleri 3 1 2 33
Fiil 2 0 2 0
Roman 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Zamir 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 26 4 87

Tarih-1 16 16 0 100

İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 4 0 100
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 4 0 100
Tarih ve Zaman 2 2 0 100
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 2 0 100
İlk Tarih Devletleri 4 4 0 100

Coğrafya-1 14 10 4 71

İklim 5 3 2 60
Kır Yerleşmeleri 2 2 0 100
Yerleşmeler 3 1 2 33
Harita 2 2 0 100
Coğrafi Konum 1 1 0 100
Atmosfer 1 1 0 100

TYT Fen 30 17 10 57

Fizik 10 6 3 60

Enerji 5 4 1 80
Isı sıcaklık 4 2 1 50
Kuvvet 1 0 1 0

Kimya 10 6 2 60

Maddenin Hâlleri 7 5 1 71
Kimyasal Türler 3 1 1 33

Biyoloji 10 5 5 50

Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 2 1 67
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 1 0 100
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 1 0 100
Hücre 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 1 0 100
Canlılar Dünyası (Protista) 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR ARMUTCU 804 9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,115 217,150 19 42 42 42 42

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 22 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 13 5,75 19 14,43 13,72 13,72

Tarih-1 16 8 2 7,50 47 9,68 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 8 1 7,75 55 5,96 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 16 3 15,25 51 15,64 14,84 14,84

Matematik-1 30 0 7 -1,75 -6 1,54 3,12 3,12

Fizik 10 0 6 -1,50 -15 2,76 3,12 3,12

Kimya 10 1 0 1,00 10 4,60 4,73 4,73

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 1,86 1,72 1,72

TYT Fen 30 2 6 0,50 2 9,21 9,58 9,58

Toplam: 120 27 29 19,75 16 38,05 38,91 38,91

TYT Türkçe bCbBbc  eCdcb DdAEAc    Ccc cE

Cevap Anahtarı B ACABCDEBCCBAEDDBAEABBDEACDDCEE

TYT Sosyal BD  eC  EAE BeD  DBDEAB  A C a

Cevap Anahtarı B BDACACEBEAECBBDDCDBDEABEDABCEE

TYT Matematik a    c d  e  b      e  d      

Cevap Anahtarı B EDADCBEEABACBDCEDAABCEDEADBCBC

TYT Fen aebb ab           B     E     

Cevap Anahtarı B BCDEBDCCAEECEAAEDBBDABDEECDADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 13 30

Türkçe 30 9 13 30

Tiyatro 2 0 2 0
Paragraf 10 4 4 40
Cümlede Anlam 4 0 2 0
Sözcük Türleri 3 0 2 0
Fiil 2 0 1 0
Roman 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Zamir 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 16 3 53

Tarih-1 16 8 2 50

İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 2 0 50
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 1 1 25
Tarih ve Zaman 2 2 0 100
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 1 0 50
İlk Tarih Devletleri 4 2 1 50

Coğrafya-1 14 8 1 57

İklim 5 2 1 40
Kır Yerleşmeleri 2 2 0 100
Yerleşmeler 3 3 0 100
Harita 2 1 0 50
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Atmosfer 1 0 0 0

TYT Matematik 30 0 7 0

Matematik-1 30 0 7 0

Üçgende Kenarortay 7 0 2 0
Eşkenar Üçgen 2 0 1 0
Üçgende Benzerlik 6 0 1 0
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 5 0 1 0
Üçgende Açılar 6 0 0 0
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen 30 2 6 7

Fizik 10 0 6 0

Enerji 5 0 2 0
Isı sıcaklık 4 0 3 0
Kuvvet 1 0 1 0

Kimya 10 1 0 10

Maddenin Hâlleri 7 1 0 14
Kimyasal Türler 3 0 0 0

Biyoloji 10 1 0 10

Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 0 0 0
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 1 0 100
Hücre 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Protista) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN IŞIK 778 9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,933 217,150 11 24 24 24 24

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 22 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 10 14,50 48 14,43 13,72 13,72

Tarih-1 16 14 1 13,75 86 9,68 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 8 5 6,75 48 5,96 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 22 6 20,50 68 15,64 14,84 14,84

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 1,54 3,12 3,12

Fizik 10 6 4 5,00 50 2,76 3,12 3,12

Kimya 10 4 3 3,25 33 4,60 4,73 4,73

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 1,86 1,72 1,72

TYT Fen 30 15 11 12,25 41 9,21 9,58 9,58

Toplam: 120 57 35 48,25 40 38,05 38,91 38,91

TYT Türkçe cAEABBcEdC  ddEACAaCDc eCdAEDe

Cevap Anahtarı A BAEABBDEACDDCEEACABCDEBCCBAEDD

TYT Sosyal EAECBBDDBD dACEBa ABCdadDBcEAB

Cevap Anahtarı A EAECBBDDBDACACEBEDABCEECDBDEAB

TYT Matematik aEed  Caa d Ba      a         

Cevap Anahtarı A CEDAABCEDEADBCBCEDADCBEEABACBD

TYT Fen edCAEcCDEc eBaDE  AeC eDcbeDEE

Cevap Anahtarı A DCCAEBCDEBEDBBDECEAACDADBABDEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 10 57

Türkçe 30 17 10 57

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Sözcük Türleri 3 1 1 33
Zamir 1 0 0 0
Fiil 2 0 1 0
Paragraf 10 7 3 70
Tiyatro 2 1 1 50
Roman 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 22 6 73

Tarih-1 16 14 1 88

Tarih ve Zaman 2 2 0 100
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 2 0 100
İlk Tarih Devletleri 4 4 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 2 1 50
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 4 0 100

Coğrafya-1 14 8 5 57

Harita 2 1 1 50
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Atmosfer 1 1 0 100
İklim 5 2 3 40
Kır Yerleşmeleri 2 2 0 100
Yerleşmeler 3 2 1 67

TYT Matematik 30 3 8 10

Matematik-1 30 3 8 10

Üçgende Açılar 6 1 3 17
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 1 1 50
Üçgende Açıortay 5 0 2 0
Üçgende Benzerlik 6 1 0 17
Eşkenar Üçgen 2 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 7 0 1 0
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 0 0

TYT Fen 30 15 11 50

Fizik 10 6 4 60

Kuvvet 1 0 1 0
Enerji 5 3 2 60
Isı sıcaklık 4 3 1 75

Kimya 10 4 3 40

Kimyasal Türler 3 1 1 33
Maddenin Hâlleri 7 3 2 43

Biyoloji 10 5 4 50

Hücre 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Canlılar Dünyası (Protista) 2 1 1 50
Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 1 2 33
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 1 0 100
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLYAREN YURDAGÜL 810 9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,418 217,150 14 30 30 30 30

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 22 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 9 15,75 53 14,43 13,72 13,72

Tarih-1 16 11 5 9,75 61 9,68 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 4 7 2,25 16 5,96 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 15 12 12,00 40 15,64 14,84 14,84

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 1,54 3,12 3,12

Fizik 10 2 5 0,75 8 2,76 3,12 3,12

Kimya 10 5 1 4,75 48 4,60 4,73 4,73

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 1,86 1,72 1,72

TYT Fen 30 7 6 5,50 18 9,21 9,58 9,58

Toplam: 120 44 29 36,75 31 38,05 38,91 38,91

TYT Türkçe ACAdCDcBCbcdEDDcAcABBDEcC   cE

Cevap Anahtarı B ACABCDEBCCBAEDDBAEABBDEACDDCEE

TYT Sosyal eDACcCEdcAcCBBDD eBcad c AeCEa

Cevap Anahtarı B BDACACEBEAECBBDDCDBDEABEDABCEE

TYT Matematik a             C  d  CE     C  

Cevap Anahtarı B EDADCBEEABACBDCEDAABCEDEADBCBC

TYT Fen  aebBe  Ab   Ac DBBD          

Cevap Anahtarı B BCDEBDCCAEECEAAEDBBDABDEECDADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 9 60

Türkçe 30 18 9 60

Tiyatro 2 2 0 100
Paragraf 10 5 5 50
Cümlede Anlam 4 4 0 100
Sözcük Türleri 3 1 0 33
Fiil 2 1 1 50
Roman 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Zamir 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 15 12 50

Tarih-1 16 11 5 69

İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 3 1 75
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 2 2 50
Tarih ve Zaman 2 1 1 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 1 1 50
İlk Tarih Devletleri 4 4 0 100

Coğrafya-1 14 4 7 29

İklim 5 2 2 40
Kır Yerleşmeleri 2 1 1 50
Yerleşmeler 3 0 2 0
Harita 2 1 1 50
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Atmosfer 1 0 1 0

TYT Matematik 30 4 2 13

Matematik-1 30 4 2 13

Üçgende Kenarortay 7 0 1 0
Eşkenar Üçgen 2 1 0 50
Üçgende Benzerlik 6 0 0 0
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 5 0 0 0
Üçgende Açılar 6 1 1 17
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 2 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen 30 7 6 23

Fizik 10 2 5 20

Enerji 5 1 1 20
Isı sıcaklık 4 1 3 25
Kuvvet 1 0 1 0

Kimya 10 5 1 50

Maddenin Hâlleri 7 3 1 43
Kimyasal Türler 3 2 0 67

Biyoloji 10 0 0 0

Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 0 0 0
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Protista) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ADAM 809 9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,320 217,150 7 19 19 19 19

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 22 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 7 17,25 58 14,43 13,72 13,72

Tarih-1 16 13 3 12,25 77 9,68 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 8 3 7,25 52 5,96 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 21 6 19,50 65 15,64 14,84 14,84

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 1,54 3,12 3,12

Fizik 10 2 5 0,75 8 2,76 3,12 3,12

Kimya 10 4 1 3,75 38 4,60 4,73 4,73

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 1,86 1,72 1,72

TYT Fen 30 11 8 9,00 30 9,21 9,58 9,58

Toplam: 120 54 24 48,00 40 38,05 38,91 38,91

TYT Türkçe BAaABBDE C e dEAbABC EaeCeAEDD

Cevap Anahtarı A BAEABBDEACDDCEEACABCDEBCCBAEDD

TYT Sosyal EAECBebDBDACACEd  ABedE DBcEAB

Cevap Anahtarı A EAECBBDDBDACACEBEDABCEECDBDEAB

TYT Matematik a   Ac d          A     A     

Cevap Anahtarı A CEDAABCEDEADBCBCEDADCBEEABACBD

TYT Fen eaCAb b d  DcBD   A CeAD   eEE

Cevap Anahtarı A DCCAEBCDEBEDBBDECEAACDADBABDEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 7 63

Türkçe 30 19 7 63

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 4 4 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Sözcük Türleri 3 0 0 0
Zamir 1 0 1 0
Fiil 2 0 2 0
Paragraf 10 8 2 80
Tiyatro 2 1 1 50
Roman 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 21 6 70

Tarih-1 16 13 3 81

Tarih ve Zaman 2 2 0 100
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 2 0 100
İlk Tarih Devletleri 4 2 2 50
İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 4 0 100
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 3 1 75

Coğrafya-1 14 8 3 57

Harita 2 1 0 50
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Atmosfer 1 1 0 100
İklim 5 2 2 40
Kır Yerleşmeleri 2 2 0 100
Yerleşmeler 3 2 1 67

TYT Matematik 30 3 3 10

Matematik-1 30 3 3 10

Üçgende Açılar 6 1 2 17
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 0 1 0
Üçgende Açıortay 5 0 0 0
Üçgende Benzerlik 6 1 0 17
Eşkenar Üçgen 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 7 1 0 14
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 0 0

TYT Fen 30 11 8 37

Fizik 10 2 5 20

Kuvvet 1 0 1 0
Enerji 5 2 2 40
Isı sıcaklık 4 0 2 0

Kimya 10 4 1 40

Kimyasal Türler 3 1 1 33
Maddenin Hâlleri 7 3 0 43

Biyoloji 10 5 2 50

Hücre 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 1 0 100
Canlılar Dünyası (Protista) 2 1 0 50
Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 0 1 0
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 1 0 100
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNVERA HOLTA 806 9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,903 217,150 17 38 38 38 38

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 22 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 11 9,25 31 14,43 13,72 13,72

Tarih-1 16 5 4 4,00 25 9,68 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 6 4 5,00 36 5,96 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 11 8 9,00 30 15,64 14,84 14,84

Fizik 10 3 6 1,50 15 2,76 3,12 3,12

Kimya 10 7 2 6,50 65 4,60 4,73 4,73

Biyoloji 10 1 4 0,00 0 1,86 1,72 1,72

TYT Fen 30 11 12 8,00 27 9,21 9,58 9,58

Toplam: 120 34 31 26,25 22 38,05 38,91 38,91

TYT Türkçe eCAeb E  CdeEDbaAcABBcEda    E

Cevap Anahtarı B ACABCDEBCCBAEDDBAEABBDEACDDCEE

TYT Sosyal Ba ec      CaBDD bBcE B  ABCdb

Cevap Anahtarı B BDACACEBEAECBBDDCDBDEABEDABCEE

TYT Fen Baed eaCAbEeEeA DBBD  e Ee  ce

Cevap Anahtarı B BCDEBDCCAEECEAAEDBBDABDEECDADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 11 40

Türkçe 30 12 11 40

Tiyatro 2 0 1 0
Paragraf 10 6 4 60
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Sözcük Türleri 3 0 0 0
Fiil 2 0 0 0
Roman 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Zamir 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 11 8 37

Tarih-1 16 5 4 31

İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 1 2 25
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 0 1 0
Tarih ve Zaman 2 0 0 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 1 0 50
İlk Tarih Devletleri 4 3 1 75

Coğrafya-1 14 6 4 43

İklim 5 1 3 20
Kır Yerleşmeleri 2 1 0 50
Yerleşmeler 3 2 1 67
Harita 2 1 0 50
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Atmosfer 1 1 0 100

TYT Fen 30 11 12 37

Fizik 10 3 6 30

Enerji 5 3 2 60
Isı sıcaklık 4 0 3 0
Kuvvet 1 0 1 0

Kimya 10 7 2 70

Maddenin Hâlleri 7 5 2 71
Kimyasal Türler 3 2 0 67

Biyoloji 10 1 4 10

Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 0 1 0
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 1 0 100
Hücre 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Protista) 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA KEMAL KARAKAŞ 784 9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
100,100 217,150 22 46 46 46 46

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 22 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 38,05 38,91 38,91

Soru No



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KAZIM EYVAZ 812 9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,858 217,150 8 20 20 20 20

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 22 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 14,43 13,72 13,72

Tarih-1 16 11 4 10,00 63 9,68 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 8 5 6,75 48 5,96 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 19 9 16,75 56 15,64 14,84 14,84

Matematik-1 30 1 9 -1,25 -4 1,54 3,12 3,12

Fizik 10 2 7 0,25 3 2,76 3,12 3,12

Kimya 10 3 6 1,50 15 4,60 4,73 4,73

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 1,86 1,72 1,72

TYT Fen 30 10 17 5,75 19 9,21 9,58 9,58

Toplam: 120 55 40 45,00 38 38,05 38,91 38,91

TYT Türkçe ACABCDEBCCBAEDbBAbABBDbdCbDCEE

Cevap Anahtarı B ACABCDEBCCBAEDDBAEABBDEACDDCEE

TYT Sosyal BDdCAbE EAECBeDe DBcEABbaABeEc

Cevap Anahtarı B BDACACEBEAECBBDDCDBDEABEDABCEE

TYT Matematik d  bb   A c a        c bd    e

Cevap Anahtarı B EDADCBEEABACBDCEDAABCEDEADBCBC

TYT Fen ceed eaCAbdedAc bcBDdBD EaDbDe

Cevap Anahtarı B BCDEBDCCAEECEAAEDBBDABDEECDADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 5 83

Türkçe 30 25 5 83

Tiyatro 2 2 0 100
Paragraf 10 10 0 100
Cümlede Anlam 4 4 0 100
Sözcük Türleri 3 2 1 67
Fiil 2 2 0 100
Roman 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Zamir 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 19 9 63

Tarih-1 16 11 4 69

İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 3 1 75
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 2 1 50
Tarih ve Zaman 2 2 0 100
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 2 0 100
İlk Tarih Devletleri 4 2 2 50

Coğrafya-1 14 8 5 57

İklim 5 2 2 40
Kır Yerleşmeleri 2 2 0 100
Yerleşmeler 3 2 1 67
Harita 2 1 1 50
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Atmosfer 1 1 0 100

TYT Matematik 30 1 9 3

Matematik-1 30 1 9 3

Üçgende Kenarortay 7 0 4 0
Eşkenar Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Benzerlik 6 1 1 17
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 5 0 3 0
Üçgende Açılar 6 0 0 0
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen 30 10 17 33

Fizik 10 2 7 20

Enerji 5 2 3 40
Isı sıcaklık 4 0 3 0
Kuvvet 1 0 1 0

Kimya 10 3 6 30

Maddenin Hâlleri 7 3 4 43
Kimyasal Türler 3 0 2 0

Biyoloji 10 5 4 50

Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 2 1 67
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 1 0 100
Hücre 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Canlılar Dünyası (Protista) 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRANUR KÖYMEN 808 9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
126,695 217,150 21 45 45 45 45

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 22 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 14 6,50 22 14,43 13,72 13,72

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 1,54 3,12 3,12

Fizik 10 1 4 0,00 0 2,76 3,12 3,12

Kimya 10 2 2 1,50 15 4,60 4,73 4,73

Biyoloji 10 0 5 -1,25 -13 1,86 1,72 1,72

TYT Fen 30 3 11 0,25 1 9,21 9,58 9,58

Toplam: 120 13 26 6,50 5 38,05 38,91 38,91

TYT Türkçe aAEecB EACc eEdAeAcd ada  cE b

Cevap Anahtarı A BAEABBDEACDDCEEACABCDEBCCBAEDD

TYT Matematik       e                       

Cevap Anahtarı A CEDAABCEDEADBCBCEDADCBEEABACBD

TYT Fen a db c   BE   c  aA   ce da b 

Cevap Anahtarı A DCCAEBCDEBEDBBDECEAACDADBABDEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 14 33

Türkçe 30 10 14 33

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 4 2 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Sözcük Türleri 3 0 2 0
Zamir 1 0 0 0
Fiil 2 1 1 50
Paragraf 10 1 6 10
Tiyatro 2 1 1 50
Roman 1 0 1 0

TYT Matematik 30 0 1 0

Matematik-1 30 0 1 0

Üçgende Açılar 6 0 0 0
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 0 1 0
Üçgende Açıortay 5 0 0 0
Üçgende Benzerlik 6 0 0 0
Eşkenar Üçgen 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 7 0 0 0
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 0 0

TYT Fen 30 3 11 10

Fizik 10 1 4 10

Kuvvet 1 0 1 0
Enerji 5 0 3 0
Isı sıcaklık 4 1 0 25

Kimya 10 2 2 20

Kimyasal Türler 3 1 0 33
Maddenin Hâlleri 7 1 2 14

Biyoloji 10 0 5 0

Hücre 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Canlılar Dünyası (Protista) 2 0 1 0
Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 0 2 0
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 0 1 0
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MBERKAN ŞAHİN 805 9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,785 217,150 4 12 12 12 12

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 22 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 10 14,50 48 14,43 13,72 13,72

Tarih-1 16 11 3 10,25 64 9,68 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 8 3 7,25 52 5,96 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 19 6 17,50 58 15,64 14,84 14,84

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 1,54 3,12 3,12

Fizik 10 7 3 6,25 63 2,76 3,12 3,12

Kimya 10 10 0 10,00 100 4,60 4,73 4,73

Biyoloji 10 6 0 6,00 60 1,86 1,72 1,72

TYT Fen 30 23 3 22,25 74 9,21 9,58 9,58

Toplam: 120 62 24 56,00 47 38,05 38,91 38,91

TYT Türkçe AdABbbEBC dAEDeBAbAdBDE Ca baE

Cevap Anahtarı B ACABCDEBCCBAEDDBAEABBDEACDDCEE

TYT Sosyal eD CACE bAECBeDD DBcEed DABC E

Cevap Anahtarı B BDACACEBEAECBBDDCDBDEABEDABCEE

TYT Matematik  a     bAB Cc   b   e         

Cevap Anahtarı B EDADCBEEABACBDCEDAABCEDEADBCBC

TYT Fen BCDbBeCCAbECEAAEDBBD  DEEC AD 

Cevap Anahtarı B BCDEBDCCAEECEAAEDBBDABDEECDADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 10 57

Türkçe 30 17 10 57

Tiyatro 2 2 0 100
Paragraf 10 6 3 60
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Sözcük Türleri 3 0 3 0
Fiil 2 1 1 50
Roman 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Zamir 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 19 6 63

Tarih-1 16 11 3 69

İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 2 1 50
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 3 0 75
Tarih ve Zaman 2 1 1 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 2 0 100
İlk Tarih Devletleri 4 3 1 75

Coğrafya-1 14 8 3 57

İklim 5 3 0 60
Kır Yerleşmeleri 2 1 1 50
Yerleşmeler 3 1 2 33
Harita 2 1 0 50
Coğrafi Konum 1 1 0 100
Atmosfer 1 1 0 100

TYT Matematik 30 3 5 10

Matematik-1 30 3 5 10

Üçgende Kenarortay 7 0 1 0
Eşkenar Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Benzerlik 6 3 0 50
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 5 0 1 0
Üçgende Açılar 6 0 1 0
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen 30 23 3 77

Fizik 10 7 3 70

Enerji 5 4 1 80
Isı sıcaklık 4 3 1 75
Kuvvet 1 0 1 0

Kimya 10 10 0 100

Maddenin Hâlleri 7 7 0 100
Kimyasal Türler 3 3 0 100

Biyoloji 10 6 0 60

Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 1 0 33
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 1 0 100
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 1 0 100
Hücre 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 1 0 100
Canlılar Dünyası (Protista) 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE İĞNECİ 764 9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,295 217,150 13 27 27 27 27

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 22 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 9 15,75 53 14,43 13,72 13,72

Tarih-1 16 12 4 11,00 69 9,68 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 6 8 4,00 29 5,96 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 18 12 15,00 50 15,64 14,84 14,84

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 1,54 3,12 3,12

Fizik 10 6 4 5,00 50 2,76 3,12 3,12

Kimya 10 5 5 3,75 38 4,60 4,73 4,73

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 1,86 1,72 1,72

TYT Fen 30 13 12 10,00 33 9,21 9,58 9,58

Toplam: 120 51 36 42,00 35 38,05 38,91 38,91

TYT Türkçe BAEABBecddc   EACAdbcEBCbBAEDD

Cevap Anahtarı A BAEABBDEACDDCEEACABCDEBCCBAEDD

TYT Sosyal cAcCBBDDBDACcCEdaDeeCdbacBcEAB

Cevap Anahtarı A EAECBBDDBDACACEBEDABCEECDBDEAB

TYT Matematik d Dd  C         a             

Cevap Anahtarı A CEDAABCEDEADBCBCEDADCBEEABACBD

TYT Fen DaCAEeCDbccacBaECcAAaeA eA    

Cevap Anahtarı A DCCAEBCDEBEDBBDECEAACDADBABDEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 9 60

Türkçe 30 18 9 60

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Sözcük Türleri 3 0 2 0
Zamir 1 0 0 0
Fiil 2 1 0 50
Paragraf 10 7 3 70
Tiyatro 2 2 0 100
Roman 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 18 12 60

Tarih-1 16 12 4 75

Tarih ve Zaman 2 1 1 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 1 1 50
İlk Tarih Devletleri 4 4 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 4 0 100
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 2 2 50

Coğrafya-1 14 6 8 43

Harita 2 0 2 0
Coğrafi Konum 1 1 0 100
Atmosfer 1 0 1 0
İklim 5 1 4 20
Kır Yerleşmeleri 2 2 0 100
Yerleşmeler 3 2 1 67

TYT Matematik 30 2 3 7

Matematik-1 30 2 3 7

Üçgende Açılar 6 1 2 17
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 1 0 50
Üçgende Açıortay 5 0 0 0
Üçgende Benzerlik 6 0 0 0
Eşkenar Üçgen 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 7 0 1 0
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 0 0

TYT Fen 30 13 12 43

Fizik 10 6 4 60

Kuvvet 1 1 0 100
Enerji 5 3 2 60
Isı sıcaklık 4 2 2 50

Kimya 10 5 5 50

Kimyasal Türler 3 0 3 0
Maddenin Hâlleri 7 5 2 71

Biyoloji 10 2 3 20

Hücre 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 1 0 100
Canlılar Dünyası (Protista) 2 0 1 0
Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 1 0 33
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE YILMAZ 792 9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,925 217,150 20 44 44 44 44

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 22 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 17 8,75 29 14,43 13,72 13,72

Tarih-1 16 1 15 -2,75 -17 9,68 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 2 12 -1,00 -7 5,96 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 3 27 -3,75 -13 15,64 14,84 14,84

Matematik-1 30 8 22 2,50 8 1,54 3,12 3,12

Fizik 10 2 8 0,00 0 2,76 3,12 3,12

Kimya 10 3 7 1,25 13 4,60 4,73 4,73

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 1,86 1,72 1,72

TYT Fen 30 7 23 1,25 4 9,21 9,58 9,58

Toplam: 120 31 89 8,75 7 38,05 38,91 38,91

TYT Türkçe abccBBbdACeaadbACAdCbEBCeBdcbD

Cevap Anahtarı A BAEABBDEACDDCEEACABCDEBCCBAEDD

TYT Sosyal abcdeccbaccbcCacbDdcabcdcBbdbd

Cevap Anahtarı A EAECBBDDBDACACEBEDABCEECDBDEAB

TYT Matematik adcddBbdaEADdbcddebaaBbdAedCcD

Cevap Anahtarı A CEDAABCEDEADBCBCEDADCBEEABACBD

TYT Fen bCaAbdbebccDcBeabbAbdbcaBbeDdb

Cevap Anahtarı A DCCAEBCDEBEDBBDECEAACDADBABDEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 17 43

Türkçe 30 13 17 43

Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Sözcük Türleri 3 0 3 0
Zamir 1 0 1 0
Fiil 2 1 1 50
Paragraf 10 4 6 40
Tiyatro 2 2 0 100
Roman 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 3 27 10

Tarih-1 16 1 15 6

Tarih ve Zaman 2 0 2 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 0 2 0
İlk Tarih Devletleri 4 0 4 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 0 4 0
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 1 3 25

Coğrafya-1 14 2 12 14

Harita 2 0 2 0
Coğrafi Konum 1 1 0 100
Atmosfer 1 0 1 0
İklim 5 0 5 0
Kır Yerleşmeleri 2 1 1 50
Yerleşmeler 3 0 3 0

TYT Matematik 30 8 22 27

Matematik-1 30 8 22 27

Üçgende Açılar 6 1 5 17
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 0 2 0
Üçgende Açıortay 5 3 2 60
Üçgende Benzerlik 6 2 4 33
Eşkenar Üçgen 2 1 1 50
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 7 1 6 14
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 1 0

TYT Fen 30 7 23 23

Fizik 10 2 8 20

Kuvvet 1 0 1 0
Enerji 5 2 3 40
Isı sıcaklık 4 0 4 0

Kimya 10 3 7 30

Kimyasal Türler 3 1 2 33
Maddenin Hâlleri 7 2 5 29

Biyoloji 10 2 8 20

Hücre 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Canlılar Dünyası (Protista) 2 1 1 50
Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 1 2 33
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 0 1 0
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE NUR COŞGUN 814 9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,513 217,150 10 22 22 22 22

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 22 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 11 16,25 54 14,43 13,72 13,72

Tarih-1 16 13 3 12,25 77 9,68 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 6 7 4,25 30 5,96 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 19 10 16,50 55 15,64 14,84 14,84

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 1,54 3,12 3,12

Fizik 10 4 4 3,00 30 2,76 3,12 3,12

Kimya 10 8 2 7,50 75 4,60 4,73 4,73

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 1,86 1,72 1,72

TYT Fen 30 14 7 12,25 41 9,21 9,58 9,58

Toplam: 120 55 33 46,75 39 38,05 38,91 38,91

TYT Türkçe ACABbDEaCbdAEDeaAEABBaEeCaDbdE

Cevap Anahtarı B ACABCDEBCCBAEDDBAEABBDEACDDCEE

TYT Sosyal BDACACEBcAcCBeDDaeBcEAB eeeCEc

Cevap Anahtarı B BDACACEBEAECBBDDCDBDEABEDABCEE

TYT Matematik d Aa    Aa       A  ed        

Cevap Anahtarı B EDADCBEEABACBDCEDAABCEDEADBCBC

TYT Fen aCDb e CAaEeEAAcDBBD     C dD 

Cevap Anahtarı B BCDEBDCCAEECEAAEDBBDABDEECDADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 11 63

Türkçe 30 19 11 63

Tiyatro 2 2 0 100
Paragraf 10 7 3 70
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Sözcük Türleri 3 1 2 33
Fiil 2 0 2 0
Roman 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Zamir 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 19 10 63

Tarih-1 16 13 3 81

İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 4 0 100
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 4 0 100
Tarih ve Zaman 2 1 1 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 1 1 50
İlk Tarih Devletleri 4 3 1 75

Coğrafya-1 14 6 7 43

İklim 5 2 3 40
Kır Yerleşmeleri 2 2 0 100
Yerleşmeler 3 2 1 67
Harita 2 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Atmosfer 1 0 1 0

TYT Matematik 30 3 5 10

Matematik-1 30 3 5 10

Üçgende Kenarortay 7 1 2 14
Eşkenar Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Benzerlik 6 1 1 17
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 5 0 0 0
Üçgende Açılar 6 1 0 17
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 0 2 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen 30 14 7 47

Fizik 10 4 4 40

Enerji 5 2 2 40
Isı sıcaklık 4 2 1 50
Kuvvet 1 0 1 0

Kimya 10 8 2 80

Maddenin Hâlleri 7 6 1 86
Kimyasal Türler 3 2 1 67

Biyoloji 10 2 1 20

Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 0 0 0
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 0 0 0
Hücre 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Canlılar Dünyası (Protista) 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET EREN KAYA 766 9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,525 217,150 18 40 40 40 40

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 22 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 20 5,00 17 14,43 13,72 13,72

Tarih-1 16 14 2 13,50 84 9,68 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 6 8 4,00 29 5,96 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 20 10 17,50 58 15,64 14,84 14,84

Matematik-1 30 0 10 -2,50 -8 1,54 3,12 3,12

Fizik 10 3 7 1,25 13 2,76 3,12 3,12

Kimya 10 8 2 7,50 75 4,60 4,73 4,73

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 1,86 1,72 1,72

TYT Fen 30 14 16 10,00 33 9,21 9,58 9,58

Toplam: 120 44 56 30,00 25 38,05 38,91 38,91

TYT Türkçe BAcAadccbababbEAbAddDEcCCddbbb

Cevap Anahtarı A BAEABBDEACDDCEEACABCDEBCCBAEDD

TYT Sosyal EAECBBDDBDACceEBEeeeeEdeeBcEAB

Cevap Anahtarı A EAECBBDDBDACACEBEDABCEECDBDEAB

TYT Matematik e     bd    c   ced     ba  c 

Cevap Anahtarı A CEDAABCEDEADBCBCEDADCBEEABACBD

TYT Fen eeCAccCebeEDBBcECEAebadDaAaacE

Cevap Anahtarı A DCCAEBCDEBEDBBDECEAACDADBABDEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 20 33

Türkçe 30 10 20 33

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 4 1 3 25
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Sözcük Türleri 3 1 2 33
Zamir 1 0 1 0
Fiil 2 0 2 0
Paragraf 10 3 7 30
Tiyatro 2 2 0 100
Roman 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 20 10 67

Tarih-1 16 14 2 88

Tarih ve Zaman 2 2 0 100
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 2 0 100
İlk Tarih Devletleri 4 4 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 4 0 100
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 2 2 50

Coğrafya-1 14 6 8 43

Harita 2 1 1 50
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Atmosfer 1 0 1 0
İklim 5 1 4 20
Kır Yerleşmeleri 2 2 0 100
Yerleşmeler 3 2 1 67

TYT Matematik 30 0 10 0

Matematik-1 30 0 10 0

Üçgende Açılar 6 0 1 0
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 0 2 0
Üçgende Açıortay 5 0 1 0
Üçgende Benzerlik 6 0 3 0
Eşkenar Üçgen 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 7 0 3 0
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 0 0

TYT Fen 30 14 16 47

Fizik 10 3 7 30

Kuvvet 1 0 1 0
Enerji 5 2 3 40
Isı sıcaklık 4 1 3 25

Kimya 10 8 2 80

Kimyasal Türler 3 3 0 100
Maddenin Hâlleri 7 5 2 71

Biyoloji 10 3 7 30

Hücre 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Canlılar Dünyası (Protista) 2 1 1 50
Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 1 2 33
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 0 1 0
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR NAZLI GÜL 838 9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,048 217,150 2 9 9 9 9

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 22 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 3 22,25 74 14,43 13,72 13,72

Tarih-1 16 7 3 6,25 39 9,68 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 8 3 7,25 52 5,96 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 15 6 13,50 45 15,64 14,84 14,84

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 1,54 3,12 3,12

Fizik 10 5 3 4,25 43 2,76 3,12 3,12

Kimya 10 5 4 4,00 40 4,60 4,73 4,73

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 1,86 1,72 1,72

TYT Fen 30 11 7 9,25 31 9,21 9,58 9,58

Toplam: 120 53 19 48,25 40 38,05 38,91 38,91

TYT Türkçe BAEABB EACa  dEA ABCDEBCCcAEDD

Cevap Anahtarı A BAEABBDEACDDCEEACABCDEBCCBAEDD

TYT Sosyal cAECBdDDeD        ABed CDBcEAB

Cevap Anahtarı A EAECBBDDBDACACEBEDABCEECDBDEAB

TYT Matematik e  A Bea       C  A           

Cevap Anahtarı A CEDAABCEDEADBCBCEDADCBEEABACBD

TYT Fen  CCAbcCDb EDcBaE bAc         E

Cevap Anahtarı A DCCAEBCDEBEDBBDECEAACDADBABDEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 3 77

Türkçe 30 23 3 77

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 4 3 0 75
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Sözcük Türleri 3 1 1 33
Zamir 1 0 0 0
Fiil 2 1 1 50
Paragraf 10 8 1 80
Tiyatro 2 2 0 100
Roman 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 15 6 50

Tarih-1 16 7 3 44

Tarih ve Zaman 2 1 1 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 2 0 100
İlk Tarih Devletleri 4 3 1 75
İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 1 1 25
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 0 0 0

Coğrafya-1 14 8 3 57

Harita 2 1 0 50
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Atmosfer 1 1 0 100
İklim 5 2 2 40
Kır Yerleşmeleri 2 2 0 100
Yerleşmeler 3 2 1 67

TYT Matematik 30 4 3 13

Matematik-1 30 4 3 13

Üçgende Açılar 6 2 1 33
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 0 2 0
Üçgende Açıortay 5 0 0 0
Üçgende Benzerlik 6 0 0 0
Eşkenar Üçgen 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 7 2 0 29
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 0 0

TYT Fen 30 11 7 37

Fizik 10 5 3 50

Kuvvet 1 0 0 0
Enerji 5 3 2 60
Isı sıcaklık 4 2 1 50

Kimya 10 5 4 50

Kimyasal Türler 3 2 1 67
Maddenin Hâlleri 7 3 3 43

Biyoloji 10 1 0 10

Hücre 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Protista) 2 0 0 0
Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 0 0 0
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR SARAÇ 813 9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,185 217,150 3 10 10 10 10

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 22 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 14,43 13,72 13,72

Tarih-1 16 11 2 10,50 66 9,68 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 10 2 9,50 68 5,96 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 21 4 20,00 67 15,64 14,84 14,84

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 1,54 3,12 3,12

Fizik 10 8 1 7,75 78 2,76 3,12 3,12

Kimya 10 7 1 6,75 68 4,60 4,73 4,73

Biyoloji 10 4 1 3,75 38 1,86 1,72 1,72

TYT Fen 30 19 3 18,25 61 9,21 9,58 9,58

Toplam: 120 61 22 55,50 46 38,05 38,91 38,91

TYT Türkçe cCAdC EaCCBdEDD AE eBcEcCa bdE

Cevap Anahtarı B ACABCDEBCCBAEDDBAEABBDEACDDCEE

TYT Sosyal BDA A EdEAcCBBD  DBcEABED eCEE

Cevap Anahtarı B BDACACEBEAECBBDDCDBDEABEDABCEE

TYT Matematik  eAD    b   da      bE  A    C

Cevap Anahtarı B EDADCBEEABACBDCEDAABCEDEADBCBC

TYT Fen aCDEB CCAEECEA Eb BD    ECeAD 

Cevap Anahtarı B BCDEBDCCAEECEAAEDBBDABDEECDADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 10 53

Türkçe 30 16 10 53

Tiyatro 2 1 1 50
Paragraf 10 8 2 80
Cümlede Anlam 4 2 2 50
Sözcük Türleri 3 0 2 0
Fiil 2 0 2 0
Roman 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 2 0 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Zamir 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 21 4 70

Tarih-1 16 11 2 69

İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 3 0 75
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 2 1 50
Tarih ve Zaman 2 2 0 100
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 1 1 50
İlk Tarih Devletleri 4 3 0 75

Coğrafya-1 14 10 2 71

İklim 5 4 0 80
Kır Yerleşmeleri 2 2 0 100
Yerleşmeler 3 2 1 67
Harita 2 1 0 50
Coğrafi Konum 1 1 0 100
Atmosfer 1 0 1 0

TYT Matematik 30 5 5 17

Matematik-1 30 5 5 17

Üçgende Kenarortay 7 3 2 43
Eşkenar Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Benzerlik 6 0 1 0
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 5 1 1 20
Üçgende Açılar 6 0 0 0
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 1 1 50
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen 30 19 3 63

Fizik 10 8 1 80

Enerji 5 4 1 80
Isı sıcaklık 4 4 0 100
Kuvvet 1 0 0 0

Kimya 10 7 1 70

Maddenin Hâlleri 7 6 0 86
Kimyasal Türler 3 1 1 33

Biyoloji 10 4 1 40

Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 0 0 0
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 1 0 100
Hücre 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 1 0 100
Canlılar Dünyası (Protista) 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER DEMİR 772 9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,133 217,150 12 25 25 25 25

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 22 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 7 15,25 51 14,43 13,72 13,72

Tarih-1 16 13 0 13,00 81 9,68 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 10 2 9,50 68 5,96 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 23 2 22,50 75 15,64 14,84 14,84

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 1,54 3,12 3,12

Fizik 10 6 4 5,00 50 2,76 3,12 3,12

Kimya 10 7 3 6,25 63 4,60 4,73 4,73

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 1,86 1,72 1,72

TYT Fen 30 13 7 11,25 38 9,21 9,58 9,58

Toplam: 120 53 17 48,75 41 38,05 38,91 38,91

TYT Türkçe ACA bDEaaCd EDD A ABBcEeCcD  E

Cevap Anahtarı B ACABCDEBCCBAEDDBAEABBDEACDDCEE

TYT Sosyal BD CA E EAECBBDDCDBcEABa ABC E

Cevap Anahtarı B BDACACEBEAECBBDDCDBDEABEDABCEE

TYT Matematik a                             

Cevap Anahtarı B EDADCBEEABACBDCEDAABCEDEADBCBC

TYT Fen eCDbBeCCAbddEAcEDBBD          

Cevap Anahtarı B BCDEBDCCAEECEAAEDBBDABDEECDADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 7 57

Türkçe 30 17 7 57

Tiyatro 2 1 1 50
Paragraf 10 6 2 60
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Sözcük Türleri 3 1 1 33
Fiil 2 0 1 0
Roman 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 2 0 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Zamir 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 23 2 77

Tarih-1 16 13 0 81

İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 3 0 75
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 2 0 50
Tarih ve Zaman 2 2 0 100
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 2 0 100
İlk Tarih Devletleri 4 4 0 100

Coğrafya-1 14 10 2 71

İklim 5 4 0 80
Kır Yerleşmeleri 2 2 0 100
Yerleşmeler 3 2 1 67
Harita 2 1 1 50
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Atmosfer 1 1 0 100

TYT Matematik 30 0 1 0

Matematik-1 30 0 1 0

Üçgende Kenarortay 7 0 1 0
Eşkenar Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Benzerlik 6 0 0 0
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 5 0 0 0
Üçgende Açılar 6 0 0 0
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen 30 13 7 43

Fizik 10 6 4 60

Enerji 5 3 2 60
Isı sıcaklık 4 3 1 75
Kuvvet 1 0 1 0

Kimya 10 7 3 70

Maddenin Hâlleri 7 4 3 57
Kimyasal Türler 3 3 0 100

Biyoloji 10 0 0 0

Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 0 0 0
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Protista) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RİVAN BAYAT 781 9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,345 217,150 15 34 34 34 34

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 22 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 14,43 13,72 13,72

Tarih-1 16 12 4 11,00 69 9,68 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 5 3 4,25 30 5,96 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 17 7 15,25 51 15,64 14,84 14,84

Fizik 10 1 1 0,75 8 2,76 3,12 3,12

Kimya 10 3 2 2,50 25 4,60 4,73 4,73

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 1,86 1,72 1,72

TYT Fen 30 6 6 4,50 15 9,21 9,58 9,58

Toplam: 120 39 23 33,25 28 38,05 38,91 38,91

TYT Türkçe eCABCDEaeC AEebBe ABBDEcdb  aE

Cevap Anahtarı B ACABCDEBCCBAEDDBAEABBDEACDDCEE

TYT Sosyal BabdcCEBEAECBBDD DB aeB  eBC  

Cevap Anahtarı B BDACACEBEAECBBDDCDBDEABEDABCEE

TYT Fen eC           A cDcB  e  E a De

Cevap Anahtarı B BCDEBDCCAEECEAAEDBBDABDEECDADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 10 53

Türkçe 30 16 10 53

Tiyatro 2 0 2 0
Paragraf 10 8 1 80
Cümlede Anlam 4 4 0 100
Sözcük Türleri 3 1 1 33
Fiil 2 0 2 0
Roman 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Zamir 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 17 7 57

Tarih-1 16 12 4 75

İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 1 3 25
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 3 1 75
Tarih ve Zaman 2 2 0 100
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 2 0 100
İlk Tarih Devletleri 4 4 0 100

Coğrafya-1 14 5 3 36

İklim 5 2 0 40
Kır Yerleşmeleri 2 1 1 50
Yerleşmeler 3 1 1 33
Harita 2 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Atmosfer 1 1 0 100

TYT Fen 30 6 6 20

Fizik 10 1 1 10

Enerji 5 0 1 0
Isı sıcaklık 4 1 0 25
Kuvvet 1 0 0 0

Kimya 10 3 2 30

Maddenin Hâlleri 7 2 0 29
Kimyasal Türler 3 1 2 33

Biyoloji 10 2 3 20

Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 0 1 0
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 1 0 100
Hücre 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Protista) 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA BELGİÇ 771 9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,653 217,150 1 2 2 2 2

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 22 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 6 18,50 62 14,43 13,72 13,72

Tarih-1 16 12 0 12,00 75 9,68 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 9 2 8,50 61 5,96 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 21 2 20,50 68 15,64 14,84 14,84

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 1,54 3,12 3,12

Fizik 10 6 0 6,00 60 2,76 3,12 3,12

Kimya 10 8 2 7,50 75 4,60 4,73 4,73

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 1,86 1,72 1,72

TYT Fen 30 15 4 14,00 47 9,21 9,58 9,58

Toplam: 120 65 15 61,25 51 38,05 38,91 38,91

TYT Türkçe aA AcBDEACD CaEA ABCcEBCacAED 

Cevap Anahtarı A BAEABBDEACDDCEEACABCDEBCCBAEDD

TYT Sosyal  A CBBDDBDACA E a ABCE  DBcEAB

Cevap Anahtarı A EAECBBDDBDACACEBEDABCEECDBDEAB

TYT Matematik    Ad CED A    Cc  D    AB  e 

Cevap Anahtarı A CEDAABCEDEADBCBCEDADCBEEABACBD

TYT Fen DC A B D BbDBBDECEAe e cB     

Cevap Anahtarı A DCCAEBCDEBEDBBDECEAACDADBABDEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 6 67

Türkçe 30 20 6 67

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Sözcük Türleri 3 2 1 67
Zamir 1 0 0 0
Fiil 2 1 1 50
Paragraf 10 7 2 70
Tiyatro 2 2 0 100
Roman 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 21 2 70

Tarih-1 16 12 0 75

Tarih ve Zaman 2 1 0 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 1 0 50
İlk Tarih Devletleri 4 4 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 4 0 100
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 2 0 50

Coğrafya-1 14 9 2 64

Harita 2 1 1 50
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Atmosfer 1 1 0 100
İklim 5 3 0 60
Kır Yerleşmeleri 2 2 0 100
Yerleşmeler 3 2 1 67

TYT Matematik 30 9 3 30

Matematik-1 30 9 3 30

Üçgende Açılar 6 1 1 17
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 2 0 100
Üçgende Açıortay 5 2 1 40
Üçgende Benzerlik 6 2 0 33
Eşkenar Üçgen 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 7 2 1 29
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 0 0

TYT Fen 30 15 4 50

Fizik 10 6 0 60

Kuvvet 1 1 0 100
Enerji 5 3 0 60
Isı sıcaklık 4 2 0 50

Kimya 10 8 2 80

Kimyasal Türler 3 2 1 67
Maddenin Hâlleri 7 6 1 86

Biyoloji 10 1 2 10

Hücre 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Protista) 2 1 1 50
Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 0 0 0
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN ASLANOĞLU 825 9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,493 217,150 16 35 35 35 35

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 22 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 0 15,00 50 14,43 13,72 13,72

Tarih-1 16 0 0 0,00 0 9,68 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 6 2 5,50 39 5,96 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 6 2 5,50 18 15,64 14,84 14,84

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 1,54 3,12 3,12

Fizik 10 6 3 5,25 53 2,76 3,12 3,12

Kimya 10 4 0 4,00 40 4,60 4,73 4,73

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 1,86 1,72 1,72

TYT Fen 30 11 3 10,25 34 9,21 9,58 9,58

Toplam: 120 32 7 30,25 25 38,05 38,91 38,91

TYT Türkçe ACAB   BCC    D AEABB E C     

Cevap Anahtarı B ACABCDEBCCBAEDDBAEABBDEACDDCEE

TYT Sosyal                   BcEAB  AeC  

Cevap Anahtarı B BDACACEBEAECBBDDCDBDEABEDABCEE

TYT Matematik b c                           

Cevap Anahtarı B EDADCBEEABACBDCEDAABCEDEADBCBC

TYT Fen BCDdBe CAbE E   D B     E     

Cevap Anahtarı B BCDEBDCCAEECEAAEDBBDABDEECDADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 0 50

Türkçe 30 15 0 50

Tiyatro 2 2 0 100
Paragraf 10 3 0 30
Cümlede Anlam 4 3 0 75
Sözcük Türleri 3 0 0 0
Fiil 2 1 0 50
Roman 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 3 0 75
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Zamir 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 6 2 20

Tarih-1 16 0 0 0

İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 0 0 0
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 0 0 0
Tarih ve Zaman 2 0 0 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 0 0 0
İlk Tarih Devletleri 4 0 0 0

Coğrafya-1 14 6 2 43

İklim 5 1 0 20
Kır Yerleşmeleri 2 2 0 100
Yerleşmeler 3 2 1 67
Harita 2 1 0 50
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Atmosfer 1 0 1 0

TYT Matematik 30 0 2 0

Matematik-1 30 0 2 0

Üçgende Kenarortay 7 0 2 0
Eşkenar Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Benzerlik 6 0 0 0
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 5 0 0 0
Üçgende Açılar 6 0 0 0
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen 30 11 3 37

Fizik 10 6 3 60

Enerji 5 3 1 60
Isı sıcaklık 4 3 1 75
Kuvvet 1 0 1 0

Kimya 10 4 0 40

Maddenin Hâlleri 7 3 0 43
Kimyasal Türler 3 1 0 33

Biyoloji 10 1 0 10

Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 0 0 0
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 1 0 100
Hücre 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Protista) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN DEMİROK 767 9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
100,100 217,150 25 46 46 46 46

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 26 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 4,22 3,12 3,12

Toplam: 120 1 4 0,00 0 39,63 38,91 38,91

TYT Matematik d  Ad da                      

Cevap Anahtarı A CEDAABCEDEADBCBCEDADCBEEABACBD

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Matematik 30 1 4 3

Matematik-1 30 1 4 3

Üçgende Açılar 6 1 2 17
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 0 2 0
Üçgende Açıortay 5 0 0 0
Üçgende Benzerlik 6 0 0 0
Eşkenar Üçgen 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 7 0 0 0
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERFU ÇETİNKAYA 788 9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,833 217,150 12 18 18 18 18

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 26 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 10 16,50 55 13,13 13,72 13,72

Tarih-1 16 10 6 8,50 53 9,02 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 6 6 4,50 32 5,18 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 16 12 13,00 43 14,20 14,84 14,84

Matematik-1 30 9 13 5,75 19 4,22 3,12 3,12

Fizik 10 5 5 3,75 38 3,44 3,12 3,12

Kimya 10 6 3 5,25 53 4,85 4,73 4,73

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 1,60 1,72 1,72

TYT Fen 30 12 10 9,50 32 9,90 9,58 9,58

Toplam: 120 56 45 44,75 37 39,63 38,91 38,91

TYT Türkçe cbABCDEaabBAEDaBAaAdBDEcCDc EE

Cevap Anahtarı B ACABCDEBCCBAEDDBAEABBDEACDDCEE

TYT Sosyal BbcCdCEBcAaCBeDDCDBcEeBb ed dE

Cevap Anahtarı B BDACACEBEAECBBDDCDBDEABEDABCEE

TYT Matematik caAcCB  AaeC aaEbdd C a  aaC C

Cevap Anahtarı B EDADCBEEABACBDCEDAABCEDEADBCBC

TYT Fen eaDEceCCAdEdcAc DBBDb   E   c 

Cevap Anahtarı B BCDEBDCCAEECEAAEDBBDABDEECDADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 10 63

Türkçe 30 19 10 63

Tiyatro 2 0 2 0
Paragraf 10 8 2 80
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Sözcük Türleri 3 2 0 67
Fiil 2 1 1 50
Roman 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Zamir 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 16 12 53

Tarih-1 16 10 6 63

İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 2 2 50
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 3 1 75
Tarih ve Zaman 2 1 1 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 1 1 50
İlk Tarih Devletleri 4 3 1 75

Coğrafya-1 14 6 6 43

İklim 5 3 1 60
Kır Yerleşmeleri 2 1 1 50
Yerleşmeler 3 2 1 67
Harita 2 0 2 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Atmosfer 1 0 1 0

TYT Matematik 30 9 13 30

Matematik-1 30 9 13 30

Üçgende Kenarortay 7 3 4 43
Eşkenar Üçgen 2 2 0 100
Üçgende Benzerlik 6 2 3 33
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 5 0 2 0
Üçgende Açılar 6 1 4 17
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 1 0 50
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen 30 12 10 40

Fizik 10 5 5 50

Enerji 5 3 2 60
Isı sıcaklık 4 2 2 50
Kuvvet 1 0 1 0

Kimya 10 6 3 60

Maddenin Hâlleri 7 4 3 57
Kimyasal Türler 3 2 0 67

Biyoloji 10 1 2 10

Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 0 1 0
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 1 0 100
Hücre 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Protista) 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DURDEN 832 9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
79,728 217,150 26 48 48 48 48

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 26 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 0 7 -1,75 -6 13,13 13,72 13,72

Tarih-1 16 0 4 -1,00 -6 9,02 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 0 4 -1,00 -7 5,18 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 0 8 -2,00 -7 14,20 14,84 14,84

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 4,22 3,12 3,12

Fizik 10 0 4 -1,00 -10 3,44 3,12 3,12

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 4,85 4,73 4,73

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 1,60 1,72 1,72

TYT Fen 30 0 5 -1,25 -4 9,90 9,58 9,58

Toplam: 120 0 25 -6,25 -5 39,63 38,91 38,91

TYT Türkçe     d  ddd    dd e            

Cevap Anahtarı A BAEABBDEACDDCEEACABCDEBCCBAEDD

TYT Sosyal bbb          b    b       b ba

Cevap Anahtarı A EAECBBDDBDACACEBEDABCEECDBDEAB

TYT Matematik b              eb e   a       

Cevap Anahtarı A CEDAABCEDEADBCBCEDADCBEEABACBD

TYT Fen  eee   e     d                

Cevap Anahtarı A DCCAEBCDEBEDBBDECEAACDADBABDEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 0 7 0

Türkçe 30 0 7 0

Sözcükte Anlam 4 0 0 0
Cümlede Anlam 4 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Sözcük Türleri 3 0 0 0
Zamir 1 0 0 0
Fiil 2 0 0 0
Paragraf 10 0 1 0
Tiyatro 2 0 1 0
Roman 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 0 8 0

Tarih-1 16 0 4 0

Tarih ve Zaman 2 0 2 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 0 1 0
İlk Tarih Devletleri 4 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 0 0 0
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 0 1 0

Coğrafya-1 14 0 4 0

Harita 2 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Atmosfer 1 0 0 0
İklim 5 0 0 0
Kır Yerleşmeleri 2 0 1 0
Yerleşmeler 3 0 2 0

TYT Matematik 30 0 5 0

Matematik-1 30 0 5 0

Üçgende Açılar 6 0 1 0
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgende Açıortay 5 0 0 0
Üçgende Benzerlik 6 0 1 0
Eşkenar Üçgen 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 7 0 3 0
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 0 0

TYT Fen 30 0 5 0

Fizik 10 0 4 0

Kuvvet 1 0 0 0
Enerji 5 0 3 0
Isı sıcaklık 4 0 1 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyasal Türler 3 0 0 0
Maddenin Hâlleri 7 0 1 0

Biyoloji 10 0 0 0

Hücre 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Protista) 2 0 0 0
Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 0 0 0
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE NAZ ARSLAN 829 9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,963 217,150 3 4 4 4 4

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 26 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 11 16,25 54 13,13 13,72 13,72

Tarih-1 16 14 2 13,50 84 9,02 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 9 5 7,75 55 5,18 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 23 7 21,25 71 14,20 14,84 14,84

Matematik-1 30 11 9 8,75 29 4,22 3,12 3,12

Fizik 10 4 5 2,75 28 3,44 3,12 3,12

Kimya 10 6 4 5,00 50 4,85 4,73 4,73

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 1,60 1,72 1,72

TYT Fen 30 14 13 10,75 36 9,90 9,58 9,58

Toplam: 120 67 40 57,00 48 39,63 38,91 38,91

TYT Türkçe cbeBbDEBCCedEDDBAEAeBDEdCcaCdE

Cevap Anahtarı B ACABCDEBCCBAEDDBAEABBDEACDDCEE

TYT Sosyal BDACACEdcAECBBDDCDBcEbBccABCaE

Cevap Anahtarı B BDACACEBEAECBBDDCDBDEABEDABCEE

TYT Matematik dDAabB cA cCB   D bdCE E  ad C

Cevap Anahtarı B EDADCBEEABACBDCEDAABCEDEADBCBC

TYT Fen dCDbeb CAaEdcAdbDBBDA  EEaDdce

Cevap Anahtarı B BCDEBDCCAEECEAAEDBBDABDEECDADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 11 63

Türkçe 30 19 11 63

Tiyatro 2 1 1 50
Paragraf 10 6 4 60
Cümlede Anlam 4 2 2 50
Sözcük Türleri 3 2 1 67
Fiil 2 1 1 50
Roman 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Zamir 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 23 7 77

Tarih-1 16 14 2 88

İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 4 0 100
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 3 1 75
Tarih ve Zaman 2 1 1 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 2 0 100
İlk Tarih Devletleri 4 4 0 100

Coğrafya-1 14 9 5 64

İklim 5 4 1 80
Kır Yerleşmeleri 2 1 1 50
Yerleşmeler 3 2 1 67
Harita 2 1 1 50
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Atmosfer 1 1 0 100

TYT Matematik 30 11 9 37

Matematik-1 30 11 9 37

Üçgende Kenarortay 7 3 3 43
Eşkenar Üçgen 2 1 1 50
Üçgende Benzerlik 6 2 2 33
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 5 2 0 40
Üçgende Açılar 6 1 2 17
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 2 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen 30 14 13 47

Fizik 10 4 5 40

Enerji 5 2 2 40
Isı sıcaklık 4 2 2 50
Kuvvet 1 0 1 0

Kimya 10 6 4 60

Maddenin Hâlleri 7 4 3 57
Kimyasal Türler 3 2 1 67

Biyoloji 10 4 4 40

Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 1 0 33
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 1 0 100
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 1 0 100
Hücre 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Canlılar Dünyası (Protista) 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA KAPLAN 782 9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,630 217,150 17 31 31 31 31

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 26 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 13 10,75 36 13,13 13,72 13,72

Tarih-1 16 9 7 7,25 45 9,02 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 7 7 5,25 38 5,18 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 16 14 12,50 42 14,20 14,84 14,84

Matematik-1 30 9 18 4,50 15 4,22 3,12 3,12

Fizik 10 5 4 4,00 40 3,44 3,12 3,12

Kimya 10 8 1 7,75 78 4,85 4,73 4,73

Biyoloji 10 2 6 0,50 5 1,60 1,72 1,72

TYT Fen 30 15 11 12,25 41 9,90 9,58 9,58

Toplam: 120 54 56 40,00 33 39,63 38,91 38,91

TYT Türkçe cCABbcEaeCecdDbBAEAcBeEeCc   E

Cevap Anahtarı B ACABCDEBCCBAEDDBAEABBDEACDDCEE

TYT Sosyal BaAecCEBcAaCadDDdeBcEABceAeCcE

Cevap Anahtarı B BDACACEBEAECBBDDCDBDEABEDABCEE

TYT Matematik dbAbCe  AaeC aaEbddcacaEdDaCaC

Cevap Anahtarı B EDADCBEEABACBDCEDAABCEDEADBCBC

TYT Fen BeDEcb CAaE EAAEDBBadcD Eee be

Cevap Anahtarı B BCDEBDCCAEECEAAEDBBDABDEECDADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 13 47

Türkçe 30 14 13 47

Tiyatro 2 0 2 0
Paragraf 10 6 4 60
Cümlede Anlam 4 2 2 50
Sözcük Türleri 3 0 2 0
Fiil 2 0 1 0
Roman 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Zamir 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 16 14 53

Tarih-1 16 9 7 56

İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 2 2 50
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 3 1 75
Tarih ve Zaman 2 1 1 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 1 1 50
İlk Tarih Devletleri 4 2 2 50

Coğrafya-1 14 7 7 50

İklim 5 2 3 40
Kır Yerleşmeleri 2 2 0 100
Yerleşmeler 3 2 1 67
Harita 2 1 1 50
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Atmosfer 1 0 1 0

TYT Matematik 30 9 18 30

Matematik-1 30 9 18 30

Üçgende Kenarortay 7 3 4 43
Eşkenar Üçgen 2 1 1 50
Üçgende Benzerlik 6 2 3 33
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 5 2 2 40
Üçgende Açılar 6 1 5 17
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 0 2 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0

TYT Fen 30 15 11 50

Fizik 10 5 4 50

Enerji 5 3 1 60
Isı sıcaklık 4 2 2 50
Kuvvet 1 0 1 0

Kimya 10 8 1 80

Maddenin Hâlleri 7 5 1 71
Kimyasal Türler 3 3 0 100

Biyoloji 10 2 6 20

Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 1 2 33
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 1 0 100
Hücre 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Protista) 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ŞİMŞEK 816 9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,770 217,150 24 43 43 43 43

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 26 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 7 7,25 24 13,13 13,72 13,72

Tarih-1 16 7 3 6,25 39 9,02 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 0 0 0,00 0 5,18 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 7 3 6,25 21 14,20 14,84 14,84

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 4,22 3,12 3,12

Toplam: 120 17 11 14,25 12 39,63 38,91 38,91

TYT Türkçe Ab  b a  bdA D BAEAeB c C     

Cevap Anahtarı B ACABCDEBCCBAEDDBAEABBDEACDDCEE

TYT Sosyal BD Cc E cAE d D               

Cevap Anahtarı B BDACACEBEAECBBDDCDBDEABEDABCEE

TYT Matematik                      d     C  

Cevap Anahtarı B EDADCBEEABACBDCEDAABCEDEADBCBC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 7 30

Türkçe 30 9 7 30

Tiyatro 2 1 0 50
Paragraf 10 2 5 20
Cümlede Anlam 4 1 1 25
Sözcük Türleri 3 0 0 0
Fiil 2 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Zamir 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 7 3 23

Tarih-1 16 7 3 44

İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 3 0 75
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 1 1 25
Tarih ve Zaman 2 1 1 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 1 0 50
İlk Tarih Devletleri 4 1 1 25

Coğrafya-1 14 0 0 0

İklim 5 0 0 0
Kır Yerleşmeleri 2 0 0 0
Yerleşmeler 3 0 0 0
Harita 2 0 0 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Atmosfer 1 0 0 0

TYT Matematik 30 1 1 3

Matematik-1 30 1 1 3

Üçgende Kenarortay 7 0 0 0
Eşkenar Üçgen 2 1 0 50
Üçgende Benzerlik 6 0 0 0
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 5 0 0 0
Üçgende Açılar 6 0 0 0
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAN KÖKCE 822 9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,743 217,150 23 41 41 41 41

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 26 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 8 5,00 17 13,13 13,72 13,72

Tarih-1 16 1 0 1,00 6 9,02 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 6 3 5,25 38 5,18 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 7 3 6,25 21 14,20 14,84 14,84

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 4,22 3,12 3,12

Fizik 10 0 0 0,00 0 3,44 3,12 3,12

Kimya 10 2 0 2,00 20 4,85 4,73 4,73

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 1,60 1,72 1,72

TYT Fen 30 2 0 2,00 7 9,90 9,58 9,58

Toplam: 120 20 18 15,50 13 39,63 38,91 38,91

TYT Türkçe  A A  a   c    cC BC  aeCdAdb 

Cevap Anahtarı A BAEABBDEACDDCEEACABCDEBCCBAEDD

TYT Sosyal  A              c ABC  e  cEAB

Cevap Anahtarı A EAECBBDDBDACACEBEDABCEECDBDEAB

TYT Matematik  E  A ed    d   c cb    A A c 

Cevap Anahtarı A CEDAABCEDEADBCBCEDADCBEEABACBD

TYT Fen             BB                

Cevap Anahtarı A DCCAEBCDEBEDBBDECEAACDADBABDEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 8 23

Türkçe 30 7 8 23

Sözcükte Anlam 4 2 0 50
Cümlede Anlam 4 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Sözcük Türleri 3 0 1 0
Zamir 1 0 0 0
Fiil 2 0 1 0
Paragraf 10 5 3 50
Tiyatro 2 0 2 0
Roman 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 7 3 23

Tarih-1 16 1 0 6

Tarih ve Zaman 2 1 0 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 0 0 0
İlk Tarih Devletleri 4 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 0 0 0
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 0 0 0

Coğrafya-1 14 6 3 43

Harita 2 1 1 50
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Atmosfer 1 1 0 100
İklim 5 1 1 20
Kır Yerleşmeleri 2 1 0 50
Yerleşmeler 3 2 1 67

TYT Matematik 30 4 7 13

Matematik-1 30 4 7 13

Üçgende Açılar 6 2 0 33
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 0 2 0
Üçgende Açıortay 5 0 1 0
Üçgende Benzerlik 6 2 1 33
Eşkenar Üçgen 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 7 0 3 0
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 0 0

TYT Fen 30 2 0 7

Fizik 10 0 0 0

Kuvvet 1 0 0 0
Enerji 5 0 0 0
Isı sıcaklık 4 0 0 0

Kimya 10 2 0 20

Kimyasal Türler 3 1 0 33
Maddenin Hâlleri 7 1 0 14

Biyoloji 10 0 0 0

Hücre 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Protista) 2 0 0 0
Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 0 0 0
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR GÜL 815 9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,158 217,150 5 6 6 6 6

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 26 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 5 17,75 59 13,13 13,72 13,72

Tarih-1 16 9 5 7,75 48 9,02 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 4 1 3,75 27 5,18 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 13 6 11,50 38 14,20 14,84 14,84

Matematik-1 30 13 11 10,25 34 4,22 3,12 3,12

Fizik 10 2 5 0,75 8 3,44 3,12 3,12

Kimya 10 6 2 5,50 55 4,85 4,73 4,73

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 1,60 1,72 1,72

TYT Fen 30 9 9 6,75 23 9,90 9,58 9,58

Toplam: 120 54 31 46,25 39 39,63 38,91 38,91

TYT Türkçe eCABCc BeCBAEDDBA AcBDEA b   E

Cevap Anahtarı B ACABCDEBCCBAEDDBAEABBDEACDDCEE

TYT Sosyal BDc ceb cAECBBDD  BcE B  A    

Cevap Anahtarı B BDACACEBEAECBBDDCDBDEABEDABCEE

TYT Matematik caAbCB  AaAe aaEadd CEDE DaC C

Cevap Anahtarı B EDADCBEEABACBDCEDAABCEDEADBCBC

TYT Fen eeDb b  AaEdcA  DBBD    E  cc 

Cevap Anahtarı B BCDEBDCCAEECEAAEDBBDABDEECDADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 5 63

Türkçe 30 19 5 63

Tiyatro 2 0 2 0
Paragraf 10 9 0 90
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Sözcük Türleri 3 0 2 0
Fiil 2 1 0 50
Roman 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 3 0 75
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Zamir 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 13 6 43

Tarih-1 16 9 5 56

İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 2 1 50
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 0 3 0
Tarih ve Zaman 2 1 1 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 2 0 100
İlk Tarih Devletleri 4 4 0 100

Coğrafya-1 14 4 1 29

İklim 5 0 0 0
Kır Yerleşmeleri 2 1 0 50
Yerleşmeler 3 2 1 67
Harita 2 1 0 50
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Atmosfer 1 0 0 0

TYT Matematik 30 13 11 43

Matematik-1 30 13 11 43

Üçgende Kenarortay 7 3 4 43
Eşkenar Üçgen 2 2 0 100
Üçgende Benzerlik 6 2 3 33
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 5 3 0 60
Üçgende Açılar 6 1 4 17
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 2 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen 30 9 9 30

Fizik 10 2 5 20

Enerji 5 1 2 20
Isı sıcaklık 4 1 2 25
Kuvvet 1 0 1 0

Kimya 10 6 2 60

Maddenin Hâlleri 7 4 2 57
Kimyasal Türler 3 2 0 67

Biyoloji 10 1 2 10

Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 0 0 0
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 1 0 100
Hücre 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Canlılar Dünyası (Protista) 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELA MADAK 780 9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,883 217,150 14 26 26 26 26

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 26 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 9 12,75 43 13,13 13,72 13,72

Tarih-1 16 5 7 3,25 20 9,02 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 7 7 5,25 38 5,18 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 12 14 8,50 28 14,20 14,84 14,84

Matematik-1 30 10 13 6,75 23 4,22 3,12 3,12

Fizik 10 6 3 5,25 53 3,44 3,12 3,12

Kimya 10 6 3 5,25 53 4,85 4,73 4,73

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 1,60 1,72 1,72

TYT Fen 30 13 9 10,75 36 9,90 9,58 9,58

Toplam: 120 50 45 38,75 32 39,63 38,91 38,91

TYT Türkçe BAbABBDEA b   EebAab E dCBAdDb

Cevap Anahtarı A BAEABBDEACDDCEEACABCDEBCCBAEDD

TYT Sosyal EbaCaBDeea Cc   bbAeCcEdeBcEAB

Cevap Anahtarı A EAECBBDDBDACACEBEDABCEECDBDEAB

TYT Matematik aEbddcaEaEdDa aCabADCe  A A   

Cevap Anahtarı A CEDAABCEDEADBCBCEDADCBEEABACBD

TYT Fen aCaAdBCDE  DBBDEdcAce  b  e  E

Cevap Anahtarı A DCCAEBCDEBEDBBDECEAACDADBABDEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 9 50

Türkçe 30 15 9 50

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 4 4 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Sözcük Türleri 3 0 1 0
Zamir 1 0 0 0
Fiil 2 0 0 0
Paragraf 10 6 4 60
Tiyatro 2 0 2 0
Roman 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 12 14 40

Tarih-1 16 5 7 31

Tarih ve Zaman 2 1 1 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 1 1 50
İlk Tarih Devletleri 4 2 2 50
İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 1 2 25
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 0 1 0

Coğrafya-1 14 7 7 50

Harita 2 1 1 50
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Atmosfer 1 0 1 0
İklim 5 2 3 40
Kır Yerleşmeleri 2 2 0 100
Yerleşmeler 3 2 1 67

TYT Matematik 30 10 13 33

Matematik-1 30 10 13 33

Üçgende Açılar 6 1 5 17
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 1 1 50
Üçgende Açıortay 5 2 2 40
Üçgende Benzerlik 6 2 1 33
Eşkenar Üçgen 2 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 7 4 2 57
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 0 0

TYT Fen 30 13 9 43

Fizik 10 6 3 60

Kuvvet 1 0 1 0
Enerji 5 3 2 60
Isı sıcaklık 4 3 0 75

Kimya 10 6 3 60

Kimyasal Türler 3 2 0 67
Maddenin Hâlleri 7 4 3 57

Biyoloji 10 1 3 10

Hücre 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Protista) 2 0 1 0
Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 0 1 0
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN ÇULHA 830 9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,740 217,150 20 36 36 36 36

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 26 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 10 7,50 25 13,13 13,72 13,72

Tarih-1 16 13 2 12,50 78 9,02 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 9 5 7,75 55 5,18 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 22 7 20,25 68 14,20 14,84 14,84

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 4,22 3,12 3,12

Fizik 10 4 4 3,00 30 3,44 3,12 3,12

Kimya 10 3 0 3,00 30 4,85 4,73 4,73

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 1,60 1,72 1,72

TYT Fen 30 7 4 6,00 20 9,90 9,58 9,58

Toplam: 120 40 21 34,75 29 39,63 38,91 38,91

TYT Türkçe ACABbaEaCbeAEDDa     ed ac    

Cevap Anahtarı B ACABCDEBCCBAEDDBAEABBDEACDDCEE

TYT Sosyal Ba CACEcEAECBBDDCaBcEABcceBCEE

Cevap Anahtarı B BDACACEBEAECBBDDCDBDEABEDABCEE

TYT Matematik   A                           

Cevap Anahtarı B EDADCBEEABACBDCEDAABCEDEADBCBC

TYT Fen cCDb baCA       DBB           

Cevap Anahtarı B BCDEBDCCAEECEAAEDBBDABDEECDADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 10 33

Türkçe 30 10 10 33

Tiyatro 2 2 0 100
Paragraf 10 6 3 60
Cümlede Anlam 4 1 1 25
Sözcük Türleri 3 0 2 0
Fiil 2 0 1 0
Roman 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Zamir 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 22 7 73

Tarih-1 16 13 2 81

İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 2 1 50
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 3 1 75
Tarih ve Zaman 2 2 0 100
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 2 0 100
İlk Tarih Devletleri 4 4 0 100

Coğrafya-1 14 9 5 64

İklim 5 4 1 80
Kır Yerleşmeleri 2 2 0 100
Yerleşmeler 3 2 1 67
Harita 2 0 2 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Atmosfer 1 1 0 100

TYT Matematik 30 1 0 3

Matematik-1 30 1 0 3

Üçgende Kenarortay 7 1 0 14
Eşkenar Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Benzerlik 6 0 0 0
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 5 0 0 0
Üçgende Açılar 6 0 0 0
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen 30 7 4 23

Fizik 10 4 4 40

Enerji 5 2 2 40
Isı sıcaklık 4 2 1 50
Kuvvet 1 0 1 0

Kimya 10 3 0 30

Maddenin Hâlleri 7 1 0 14
Kimyasal Türler 3 2 0 67

Biyoloji 10 0 0 0

Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 0 0 0
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Protista) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR KILIÇ 823 9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,118 217,150 16 29 29 29 29

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 26 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 11 15,25 51 13,13 13,72 13,72

Tarih-1 16 12 4 11,00 69 9,02 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 7 7 5,25 38 5,18 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 19 11 16,25 54 14,20 14,84 14,84

Matematik-1 30 1 7 -0,75 -3 4,22 3,12 3,12

Fizik 10 4 5 2,75 28 3,44 3,12 3,12

Kimya 10 7 2 6,50 65 4,85 4,73 4,73

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 1,60 1,72 1,72

TYT Fen 30 16 9 13,75 46 9,90 9,58 9,58

Toplam: 120 54 38 44,50 37 39,63 38,91 38,91

TYT Türkçe cCABCDEaeCdAdDbaAdABBaEACc CdE

Cevap Anahtarı B ACABCDEBCCBAEDDBAEABBDEACDDCEE

TYT Sosyal BDACACEacAECaeDDecBcEABcbABCdb

Cevap Anahtarı B BDACACEBEAECBBDDCDBDEABEDABCEE

TYT Matematik   c       A cca a   ea        

Cevap Anahtarı B EDADCBEEABACBDCEDAABCEDEADBCBC

TYT Fen cCcEcb CAcEeEAA DBBad D EC ADe

Cevap Anahtarı B BCDEBDCCAEECEAAEDBBDABDEECDADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 11 60

Türkçe 30 18 11 60

Tiyatro 2 0 2 0
Paragraf 10 8 2 80
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Sözcük Türleri 3 2 1 67
Fiil 2 0 2 0
Roman 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Zamir 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 19 11 63

Tarih-1 16 12 4 75

İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 4 0 100
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 3 1 75
Tarih ve Zaman 2 1 1 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 2 0 100
İlk Tarih Devletleri 4 2 2 50

Coğrafya-1 14 7 7 50

İklim 5 1 4 20
Kır Yerleşmeleri 2 2 0 100
Yerleşmeler 3 2 1 67
Harita 2 1 1 50
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Atmosfer 1 1 0 100

TYT Matematik 30 1 7 3

Matematik-1 30 1 7 3

Üçgende Kenarortay 7 0 2 0
Eşkenar Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Benzerlik 6 1 0 17
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 5 0 1 0
Üçgende Açılar 6 0 2 0
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 0 2 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen 30 16 9 53

Fizik 10 4 5 40

Enerji 5 2 2 40
Isı sıcaklık 4 2 2 50
Kuvvet 1 0 1 0

Kimya 10 7 2 70

Maddenin Hâlleri 7 5 2 71
Kimyasal Türler 3 2 0 67

Biyoloji 10 5 2 50

Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 1 1 33
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 1 0 100
Hücre 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 1 0 100
Canlılar Dünyası (Protista) 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EYYÜP KARAGÖZ 820 9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,625 217,150 21 37 37 37 37

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 26 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 14 7,50 25 13,13 13,72 13,72

Tarih-1 16 10 4 9,00 56 9,02 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 6 5 4,75 34 5,18 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 16 9 13,75 46 14,20 14,84 14,84

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 4,22 3,12 3,12

Fizik 10 1 1 0,75 8 3,44 3,12 3,12

Kimya 10 5 1 4,75 48 4,85 4,73 4,73

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 1,60 1,72 1,72

TYT Fen 30 6 3 5,25 18 9,90 9,58 9,58

Toplam: 120 35 29 27,75 23 39,63 38,91 38,91

TYT Türkçe ab AeBed ac C EebABbaEaCbeAED 

Cevap Anahtarı A BAEABBDEACDDCEEACABCDEBCCBAEDD

TYT Sosyal cAcCBBeDBa CACE c eBC beDBcE B

Cevap Anahtarı A EAECBBDDBDACACEBEDABCEECDBDEAB

TYT Matematik a e          C Cc             

Cevap Anahtarı A CEDAABCEDEADBCBCEDADCBEEABACBD

TYT Fen    Ab      DBB E  Ae    a     

Cevap Anahtarı A DCCAEBCDEBEDBBDECEAACDADBABDEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 14 37

Türkçe 30 11 14 37

Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Cümlede Anlam 4 2 2 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Sözcük Türleri 3 1 2 33
Zamir 1 0 0 0
Fiil 2 0 1 0
Paragraf 10 6 4 60
Tiyatro 2 1 1 50
Roman 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 16 9 53

Tarih-1 16 10 4 63

Tarih ve Zaman 2 1 1 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 1 1 50
İlk Tarih Devletleri 4 3 1 75
İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 2 1 50
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 3 0 75

Coğrafya-1 14 6 5 43

Harita 2 0 2 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Atmosfer 1 1 0 100
İklim 5 2 2 40
Kır Yerleşmeleri 2 1 0 50
Yerleşmeler 3 2 1 67

TYT Matematik 30 2 3 7

Matematik-1 30 2 3 7

Üçgende Açılar 6 0 2 0
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 0 0 0
Üçgende Açıortay 5 0 0 0
Üçgende Benzerlik 6 0 0 0
Eşkenar Üçgen 2 1 0 50
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 7 1 1 14
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 0 0

TYT Fen 30 6 3 20

Fizik 10 1 1 10

Kuvvet 1 0 0 0
Enerji 5 1 1 20
Isı sıcaklık 4 0 0 0

Kimya 10 5 1 50

Kimyasal Türler 3 2 0 67
Maddenin Hâlleri 7 3 1 43

Biyoloji 10 0 1 0

Hücre 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Protista) 2 0 1 0
Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 0 0 0
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ ŞİMŞEK 840 9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,305 217,150 13 23 23 23 23

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 26 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 8 17,00 57 13,13 13,72 13,72

Tarih-1 16 11 3 10,25 64 9,02 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 7 2 6,50 46 5,18 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 18 5 16,75 56 14,20 14,84 14,84

Matematik-1 30 4 9 1,75 6 4,22 3,12 3,12

Fizik 10 4 1 3,75 38 3,44 3,12 3,12

Kimya 10 6 0 6,00 60 4,85 4,73 4,73

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 1,60 1,72 1,72

TYT Fen 30 11 3 10,25 34 9,90 9,58 9,58

Toplam: 120 52 25 45,75 38 39,63 38,91 38,91

TYT Türkçe BAEABBDEca   dEAbAaCDEaCaeAEDD

Cevap Anahtarı A BAEABBDEACDDCEEACABCDEBCCBAEDD

TYT Sosyal cAE BBDDeDACeCE a A CE   BcEAB

Cevap Anahtarı A EAECBBDDBDACACEBEDABCEECDBDEAB

TYT Matematik a D b  d  d B B d c   c  cb B 

Cevap Anahtarı A CEDAABCEDEADBCBCEDADCBEEABACBD

TYT Fen D  Ab  DE  DBB E  AAb  De     

Cevap Anahtarı A DCCAEBCDEBEDBBDECEAACDADBABDEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 8 63

Türkçe 30 19 8 63

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 4 4 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Sözcük Türleri 3 1 0 33
Zamir 1 0 0 0
Fiil 2 0 2 0
Paragraf 10 6 4 60
Tiyatro 2 2 0 100
Roman 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 18 5 60

Tarih-1 16 11 3 69

Tarih ve Zaman 2 1 1 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 1 0 50
İlk Tarih Devletleri 4 4 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 3 1 75
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 2 1 50

Coğrafya-1 14 7 2 50

Harita 2 1 1 50
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Atmosfer 1 0 0 0
İklim 5 2 0 40
Kır Yerleşmeleri 2 2 0 100
Yerleşmeler 3 2 1 67

TYT Matematik 30 4 9 13

Matematik-1 30 4 9 13

Üçgende Açılar 6 1 2 17
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 0 1 0
Üçgende Açıortay 5 1 1 20
Üçgende Benzerlik 6 1 3 17
Eşkenar Üçgen 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 7 0 2 0
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 0 0

TYT Fen 30 11 3 37

Fizik 10 4 1 40

Kuvvet 1 1 0 100
Enerji 5 1 1 20
Isı sıcaklık 4 2 0 50

Kimya 10 6 0 60

Kimyasal Türler 3 2 0 67
Maddenin Hâlleri 7 4 0 57

Biyoloji 10 1 2 10

Hücre 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Protista) 2 1 1 50
Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 0 0 0
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FAHRİ ERDEM 833 9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,075 217,150 18 32 32 32 32

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 26 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 6 14,50 48 13,13 13,72 13,72

Tarih-1 16 12 3 11,25 70 9,02 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 7 4 6,00 43 5,18 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 19 7 17,25 58 14,20 14,84 14,84

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 4,22 3,12 3,12

Fizik 10 2 1 1,75 18 3,44 3,12 3,12

Kimya 10 3 2 2,50 25 4,85 4,73 4,73

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 1,60 1,72 1,72

TYT Fen 30 7 5 5,75 19 9,90 9,58 9,58

Toplam: 120 44 19 39,25 33 39,63 38,91 38,91

TYT Türkçe ACbBC E CCecaDDBAE BBaE a    E

Cevap Anahtarı B ACABCDEBCCBAEDDBAEABBDEACDDCEE

TYT Sosyal BD CACEdccECBBDDeDBcEeB  A CEd

Cevap Anahtarı B BDACACEBEAECBBDDCDBDEABEDABCEE

TYT Matematik          B        A  d        

Cevap Anahtarı B EDADCBEEABACBDCEDAABCEDEADBCBC

TYT Fen    b   CA dC    bBB      beAD 

Cevap Anahtarı B BCDEBDCCAEECEAAEDBBDABDEECDADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 6 53

Türkçe 30 16 6 53

Tiyatro 2 2 0 100
Paragraf 10 7 3 70
Cümlede Anlam 4 2 2 50
Sözcük Türleri 3 0 0 0
Fiil 2 0 0 0
Roman 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 3 0 75
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Zamir 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 19 7 63

Tarih-1 16 12 3 75

İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 3 0 75
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 3 1 75
Tarih ve Zaman 2 0 2 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 2 0 100
İlk Tarih Devletleri 4 4 0 100

Coğrafya-1 14 7 4 50

İklim 5 3 2 60
Kır Yerleşmeleri 2 1 1 50
Yerleşmeler 3 2 1 67
Harita 2 1 0 50
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Atmosfer 1 0 0 0

TYT Matematik 30 2 1 7

Matematik-1 30 2 1 7

Üçgende Kenarortay 7 0 0 0
Eşkenar Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Benzerlik 6 1 0 17
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 5 0 0 0
Üçgende Açılar 6 1 0 17
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen 30 7 5 23

Fizik 10 2 1 20

Enerji 5 2 0 40
Isı sıcaklık 4 0 1 0
Kuvvet 1 0 0 0

Kimya 10 3 2 30

Maddenin Hâlleri 7 2 1 29
Kimyasal Türler 3 1 1 33

Biyoloji 10 2 2 20

Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 0 0 0
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 0 0 0
Hücre 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 1 0 100
Canlılar Dünyası (Protista) 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HALİMENİSA KÖKDOĞAN 773 9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,180 217,150 2 3 3 3 3

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 26 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 5 21,75 73 13,13 13,72 13,72

Tarih-1 16 11 4 10,00 63 9,02 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 6 5 4,75 34 5,18 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 17 9 14,75 49 14,20 14,84 14,84

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 4,22 3,12 3,12

Fizik 10 6 3 5,25 53 3,44 3,12 3,12

Kimya 10 6 2 5,50 55 4,85 4,73 4,73

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 1,60 1,72 1,72

TYT Fen 30 17 7 15,25 51 9,90 9,58 9,58

Toplam: 120 65 25 58,75 49 39,63 38,91 38,91

TYT Türkçe aAE BBaEdCaDC EACABCDEBCCBAdDD

Cevap Anahtarı A BAEABBDEACDDCEEACABCDEBCCBAEDD

TYT Sosyal cAECBeDDBDbCcCE c AeCE a BccAB

Cevap Anahtarı A EAECBBDDBDACACEBEDABCEECDBDEAB

TYT Matematik  E AA CED       ceAc        cD

Cevap Anahtarı A CEDAABCEDEADBCBCEDADCBEEABACBD

TYT Fen eCCAb CDdBEDBBe C AcCDADee   E

Cevap Anahtarı A DCCAEBCDEBEDBBDECEAACDADBABDEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 5 77

Türkçe 30 23 5 77

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Sözcük Türleri 3 2 1 67
Zamir 1 1 0 100
Fiil 2 1 0 50
Paragraf 10 9 1 90
Tiyatro 2 2 0 100
Roman 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 17 9 57

Tarih-1 16 11 4 69

Tarih ve Zaman 2 1 1 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 2 0 100
İlk Tarih Devletleri 4 3 1 75
İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 3 1 75
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 2 1 50

Coğrafya-1 14 6 5 43

Harita 2 1 1 50
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Atmosfer 1 0 1 0
İklim 5 2 1 40
Kır Yerleşmeleri 2 2 0 100
Yerleşmeler 3 1 2 33

TYT Matematik 30 8 4 27

Matematik-1 30 8 4 27

Üçgende Açılar 6 3 0 50
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 2 0 100
Üçgende Açıortay 5 1 1 20
Üçgende Benzerlik 6 0 0 0
Eşkenar Üçgen 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 7 2 3 29
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 0 0

TYT Fen 30 17 7 57

Fizik 10 6 3 60

Kuvvet 1 0 1 0
Enerji 5 3 1 60
Isı sıcaklık 4 3 1 75

Kimya 10 6 2 60

Kimyasal Türler 3 3 0 100
Maddenin Hâlleri 7 3 2 43

Biyoloji 10 5 2 50

Hücre 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 1 0 100
Canlılar Dünyası (Protista) 2 1 1 50
Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 0 1 0
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN AKER 803 9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,355 217,150 22 39 39 39 39

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 26 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 5 7,75 26 13,13 13,72 13,72

Tarih-1 16 8 1 7,75 48 9,02 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 0 0 0,00 0 5,18 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 8 1 7,75 26 14,20 14,84 14,84

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 4,22 3,12 3,12

Fizik 10 6 2 5,50 55 3,44 3,12 3,12

Kimya 10 4 3 3,25 33 4,85 4,73 4,73

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 1,60 1,72 1,72

TYT Fen 30 11 5 9,75 33 9,90 9,58 9,58

Toplam: 120 31 19 26,25 22 39,63 38,91 38,91

TYT Türkçe eCdBC E CCeA   Bd Ac          

Cevap Anahtarı B ACABCDEBCCBAEDDBAEABBDEACDDCEE

TYT Sosyal BD dACE  AE  B                

Cevap Anahtarı B BDACACEBEAECBBDDCDBDEABEDABCEE

TYT Matematik    a  bd B    dEe A ea      e 

Cevap Anahtarı B EDADCBEEABACBDCEDAABCEDEADBCBC

TYT Fen BC E eCCAbE  AcbbBB         D 

Cevap Anahtarı B BCDEBDCCAEECEAAEDBBDABDEECDADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 5 30

Türkçe 30 9 5 30

Tiyatro 2 1 1 50
Paragraf 10 6 1 60
Cümlede Anlam 4 0 2 0
Sözcük Türleri 3 0 0 0
Fiil 2 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Zamir 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 8 1 27

Tarih-1 16 8 1 50

İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 2 1 50
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 3 0 75
Tarih ve Zaman 2 1 0 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 1 0 50
İlk Tarih Devletleri 4 1 0 25

Coğrafya-1 14 0 0 0

İklim 5 0 0 0
Kır Yerleşmeleri 2 0 0 0
Yerleşmeler 3 0 0 0
Harita 2 0 0 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Atmosfer 1 0 0 0

TYT Matematik 30 3 8 10

Matematik-1 30 3 8 10

Üçgende Kenarortay 7 0 1 0
Eşkenar Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Benzerlik 6 1 1 17
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 5 0 0 0
Üçgende Açılar 6 2 2 33
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 0 2 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0

TYT Fen 30 11 5 37

Fizik 10 6 2 60

Enerji 5 4 1 80
Isı sıcaklık 4 2 0 50
Kuvvet 1 0 1 0

Kimya 10 4 3 40

Maddenin Hâlleri 7 3 1 43
Kimyasal Türler 3 1 2 33

Biyoloji 10 1 0 10

Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 0 0 0
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Protista) 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL ERŞEN 827 9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,938 217,150 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 26 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 8 18,00 60 13,13 13,72 13,72

Tarih-1 16 14 0 14,00 88 9,02 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 8 4 7,00 50 5,18 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 22 4 21,00 70 14,20 14,84 14,84

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 4,22 3,12 3,12

Fizik 10 8 2 7,50 75 3,44 3,12 3,12

Kimya 10 7 2 6,50 65 4,85 4,73 4,73

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 1,60 1,72 1,72

TYT Fen 30 20 6 18,50 62 9,90 9,58 9,58

Toplam: 120 73 23 67,25 56 39,63 38,91 38,91

TYT Türkçe ACAdC EBCCBAdaDaAE BBacACaDCcE

Cevap Anahtarı B ACABCDEBCCBAEDDBAEABBDEACDDCEE

TYT Sosyal BD CACE EAECBBDDaDBcEABc AeCE 

Cevap Anahtarı B BDACACEBEAECBBDDCDBDEABEDABCEE

TYT Matematik ceAc    A  CcD E AAdCED      C

Cevap Anahtarı B EDADCBEEABACBDCEDAABCEDEADBCBC

TYT Fen BCDdBeCCAE CaAbEDBBDe   ECDADe

Cevap Anahtarı B BCDEBDCCAEECEAAEDBBDABDEECDADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 8 67

Türkçe 30 20 8 67

Tiyatro 2 2 0 100
Paragraf 10 7 3 70
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Sözcük Türleri 3 1 1 33
Fiil 2 1 1 50
Roman 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Zamir 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 22 4 73

Tarih-1 16 14 0 88

İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 3 0 75
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 3 0 75
Tarih ve Zaman 2 2 0 100
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 2 0 100
İlk Tarih Devletleri 4 4 0 100

Coğrafya-1 14 8 4 57

İklim 5 3 1 60
Kır Yerleşmeleri 2 2 0 100
Yerleşmeler 3 2 1 67
Harita 2 1 1 50
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Atmosfer 1 0 1 0

TYT Matematik 30 11 5 37

Matematik-1 30 11 5 37

Üçgende Kenarortay 7 3 3 43
Eşkenar Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Benzerlik 6 2 0 33
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 5 1 1 20
Üçgende Açılar 6 3 1 50
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 2 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen 30 20 6 67

Fizik 10 8 2 80

Enerji 5 5 0 100
Isı sıcaklık 4 3 1 75
Kuvvet 1 0 1 0

Kimya 10 7 2 70

Maddenin Hâlleri 7 4 2 57
Kimyasal Türler 3 3 0 100

Biyoloji 10 5 2 50

Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 0 1 0
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 1 0 100
Hücre 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 1 0 100
Canlılar Dünyası (Protista) 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM KÖKDOGAN 785 9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,578 217,150 4 5 5 5 5

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 26 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 13,13 13,72 13,72

Tarih-1 16 12 3 11,25 70 9,02 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 9 2 8,50 61 5,18 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 21 5 19,75 66 14,20 14,84 14,84

Matematik-1 30 7 8 5,00 17 4,22 3,12 3,12

Fizik 10 6 3 5,25 53 3,44 3,12 3,12

Kimya 10 6 3 5,25 53 4,85 4,73 4,73

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 1,60 1,72 1,72

TYT Fen 30 15 9 12,75 43 9,90 9,58 9,58

Toplam: 120 65 30 57,50 48 39,63 38,91 38,91

TYT Türkçe ACABCDEBaCBbEDDaAcABBDcACecCdE

Cevap Anahtarı B ACABCDEBCCBAEDDBAEABBDEACDDCEE

TYT Sosyal BD CACEcccECBBDD DBcEAB  eBCEE

Cevap Anahtarı B BDACACEBEAECBBDDCDBDEABEDABCEE

TYT Matematik  b      eBA d dE A   dcc  BCdC

Cevap Anahtarı B EDADCBEEABACBDCEDAABCEDEADBCBC

TYT Fen  CDEBeeCAbEdaAc DBBD    ECeecB

Cevap Anahtarı B BCDEBDCCAEECEAAEDBBDABDEECDADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 8 73

Türkçe 30 22 8 73

Tiyatro 2 1 1 50
Paragraf 10 9 1 90
Cümlede Anlam 4 4 0 100
Sözcük Türleri 3 2 1 67
Fiil 2 1 1 50
Roman 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Zamir 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 21 5 70

Tarih-1 16 12 3 75

İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 3 0 75
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 3 1 75
Tarih ve Zaman 2 0 2 0
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 2 0 100
İlk Tarih Devletleri 4 4 0 100

Coğrafya-1 14 9 2 64

İklim 5 4 0 80
Kır Yerleşmeleri 2 2 0 100
Yerleşmeler 3 2 1 67
Harita 2 0 1 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Atmosfer 1 1 0 100

TYT Matematik 30 7 8 23

Matematik-1 30 7 8 23

Üçgende Kenarortay 7 1 1 14
Eşkenar Üçgen 2 1 0 50
Üçgende Benzerlik 6 3 1 50
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 5 0 3 0
Üçgende Açılar 6 2 1 33
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0

TYT Fen 30 15 9 50

Fizik 10 6 3 60

Enerji 5 2 2 40
Isı sıcaklık 4 4 0 100
Kuvvet 1 0 1 0

Kimya 10 6 3 60

Maddenin Hâlleri 7 4 3 57
Kimyasal Türler 3 2 0 67

Biyoloji 10 3 3 30

Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 0 0 0
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 1 0 100
Hücre 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Canlılar Dünyası (Protista) 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN KARABACAK 802 9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,865 217,150 15 28 28 28 28

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 26 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 1 13,75 46 13,13 13,72 13,72

Tarih-1 16 8 2 7,50 47 9,02 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 0 0 0,00 0 5,18 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 8 2 7,50 25 14,20 14,84 14,84

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 4,22 3,12 3,12

Fizik 10 9 0 9,00 90 3,44 3,12 3,12

Kimya 10 8 0 8,00 80 4,85 4,73 4,73

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 1,60 1,72 1,72

TYT Fen 30 24 1 23,75 79 9,90 9,58 9,58

Toplam: 120 47 6 45,50 38 39,63 38,91 38,91

TYT Türkçe  AbABBD  C   EEACA     C  A  D

Cevap Anahtarı A BAEABBDEACDDCEEACABCDEBCCBAEDD

TYT Sosyal EA  BB  BbcCAC                

Cevap Anahtarı A EAECBBDDBDACACEBEDABCEECDBDEAB

TYT Matematik     A ed                      

Cevap Anahtarı A CEDAABCEDEADBCBCEDADCBEEABACBD

TYT Fen DCCAEBCDE  DBBDE EAACDAD  BDaE

Cevap Anahtarı A DCCAEBCDEBEDBBDECEAACDADBABDEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 1 47

Türkçe 30 14 1 47

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Cümlede Anlam 4 4 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Sözcük Türleri 3 0 0 0
Zamir 1 0 0 0
Fiil 2 1 0 50
Paragraf 10 3 0 30
Tiyatro 2 2 0 100
Roman 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 8 2 27

Tarih-1 16 8 2 50

Tarih ve Zaman 2 2 0 100
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 0 0 0
İlk Tarih Devletleri 4 2 0 50
İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 2 2 50
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 2 0 50

Coğrafya-1 14 0 0 0

Harita 2 0 0 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Atmosfer 1 0 0 0
İklim 5 0 0 0
Kır Yerleşmeleri 2 0 0 0
Yerleşmeler 3 0 0 0

TYT Matematik 30 1 2 3

Matematik-1 30 1 2 3

Üçgende Açılar 6 1 0 17
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 0 2 0
Üçgende Açıortay 5 0 0 0
Üçgende Benzerlik 6 0 0 0
Eşkenar Üçgen 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 7 0 0 0
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 0 0

TYT Fen 30 24 1 80

Fizik 10 9 0 90

Kuvvet 1 1 0 100
Enerji 5 5 0 100
Isı sıcaklık 4 3 0 75

Kimya 10 8 0 80

Kimyasal Türler 3 2 0 67
Maddenin Hâlleri 7 6 0 86

Biyoloji 10 7 1 70

Hücre 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 1 0 100
Canlılar Dünyası (Protista) 2 1 0 50
Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 2 0 67
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 0 1 0
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KE * LFINDIK 819 9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,948 217,150 19 33 33 33 33

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 26 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 8 8,00 27 13,13 13,72 13,72

Tarih-1 16 14 2 13,50 84 9,02 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 10 3 9,25 66 5,18 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 24 5 22,75 76 14,20 14,84 14,84

Matematik-1 30 5 14 1,50 5 4,22 3,12 3,12

Fizik 10 4 6 2,50 25 3,44 3,12 3,12

Kimya 10 6 4 5,00 50 4,85 4,73 4,73

Biyoloji 10 4 1 3,75 38 1,60 1,72 1,72

TYT Fen 30 14 11 11,25 38 9,90 9,58 9,58

Toplam: 120 53 38 43,50 36 39,63 38,91 38,91

TYT Türkçe aAEAc  EAa   dEAd d c  C d  DD

Cevap Anahtarı A BAEABBDEACDDCEEACABCDEBCCBAEDD

TYT Sosyal EcECBBDDBDACcCEBE eBCEEaDBcEAB

Cevap Anahtarı A EAECBBDDBDACACEBEDABCEECDBDEAB

TYT Matematik a  db ddDc  db  c bbaB bABA  c

Cevap Anahtarı A CEDAABCEDEADBCBCEDADCBEEABACBD

TYT Fen eaCAbaCbdBEbBBeECaAcCDcD     E

Cevap Anahtarı A DCCAEBCDEBEDBBDECEAACDADBABDEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 8 33

Türkçe 30 10 8 33

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 4 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Sözcük Türleri 3 0 1 0
Zamir 1 0 0 0
Fiil 2 0 1 0
Paragraf 10 2 3 20
Tiyatro 2 2 0 100
Roman 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 24 5 80

Tarih-1 16 14 2 88

Tarih ve Zaman 2 1 1 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 2 0 100
İlk Tarih Devletleri 4 4 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 4 0 100
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 3 1 75

Coğrafya-1 14 10 3 71

Harita 2 1 1 50
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Atmosfer 1 1 0 100
İklim 5 4 1 80
Kır Yerleşmeleri 2 2 0 100
Yerleşmeler 3 2 1 67

TYT Matematik 30 5 14 17

Matematik-1 30 5 14 17

Üçgende Açılar 6 0 3 0
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 0 2 0
Üçgende Açıortay 5 1 1 20
Üçgende Benzerlik 6 3 1 50
Eşkenar Üçgen 2 1 1 50
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 7 0 5 0
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 1 0

TYT Fen 30 14 11 47

Fizik 10 4 6 40

Kuvvet 1 0 1 0
Enerji 5 2 3 40
Isı sıcaklık 4 2 2 50

Kimya 10 6 4 60

Kimyasal Türler 3 2 1 67
Maddenin Hâlleri 7 4 3 57

Biyoloji 10 4 1 40

Hücre 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Canlılar Dünyası (Protista) 2 1 0 50
Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 0 0 0
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KENAN YURDAKUL 828 9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,608 217,150 7 8 8 8 8

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 26 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 6 17,50 58 13,13 13,72 13,72

Tarih-1 16 9 5 7,75 48 9,02 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 6 7 4,25 30 5,18 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 15 12 12,00 40 14,20 14,84 14,84

Matematik-1 30 12 11 9,25 31 4,22 3,12 3,12

Fizik 10 4 4 3,00 30 3,44 3,12 3,12

Kimya 10 6 3 5,25 53 4,85 4,73 4,73

Biyoloji 10 0 3 -0,75 -8 1,60 1,72 1,72

TYT Fen 30 10 10 7,50 25 9,90 9,58 9,58

Toplam: 120 56 39 46,25 39 39,63 38,91 38,91

TYT Türkçe ACAdCDcaCbBAED BAdABBDE Ca   E

Cevap Anahtarı B ACABCDEBCCBAEDDBAEABBDEACDDCEE

TYT Sosyal BDc ceb cAECBBDDeDecEcBa AeCdE

Cevap Anahtarı B BDACACEBEAECBBDDCDBDEABEDABCEE

TYT Matematik caAbC   AaeC aaEedd CEDEA aC C

Cevap Anahtarı B EDADCBEEABACBDCEDAABCEDEADBCBC

TYT Fen  aD ceCCAaEdcAc DBBDb       ce

Cevap Anahtarı B BCDEBDCCAEECEAAEDBBDABDEECDADB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 6 63

Türkçe 30 19 6 63

Tiyatro 2 2 0 100
Paragraf 10 7 3 70
Cümlede Anlam 4 4 0 100
Sözcük Türleri 3 1 1 33
Fiil 2 0 1 0
Roman 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Zamir 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 15 12 50

Tarih-1 16 9 5 56

İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 2 1 50
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 0 3 0
Tarih ve Zaman 2 1 1 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 2 0 100
İlk Tarih Devletleri 4 4 0 100

Coğrafya-1 14 6 7 43

İklim 5 3 2 60
Kır Yerleşmeleri 2 0 2 0
Yerleşmeler 3 2 1 67
Harita 2 1 1 50
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Atmosfer 1 0 1 0

TYT Matematik 30 12 11 40

Matematik-1 30 12 11 40

Üçgende Kenarortay 7 3 4 43
Eşkenar Üçgen 2 1 0 50
Üçgende Benzerlik 6 2 3 33
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 5 3 0 60
Üçgende Açılar 6 1 4 17
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 2 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen 30 10 10 33

Fizik 10 4 4 40

Enerji 5 3 1 60
Isı sıcaklık 4 1 2 25
Kuvvet 1 0 1 0

Kimya 10 6 3 60

Maddenin Hâlleri 7 4 3 57
Kimyasal Türler 3 2 0 67

Biyoloji 10 0 3 0

Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 0 1 0
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Protista) 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH MASATLI 765 9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,033 217,150 10 14 14 14 14

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 26 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 8 14,00 47 13,13 13,72 13,72

Tarih-1 16 9 5 7,75 48 9,02 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 7 6 5,50 39 5,18 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 16 11 13,25 44 14,20 14,84 14,84

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 4,22 3,12 3,12

Fizik 10 7 1 6,75 68 3,44 3,12 3,12

Kimya 10 5 3 4,25 43 4,85 4,73 4,73

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 1,60 1,72 1,72

TYT Fen 30 14 9 11,75 39 9,90 9,58 9,58

Toplam: 120 55 34 46,50 39 39,63 38,91 38,91

TYT Türkçe BAbABBDEACa daEcbAaC   d  AEDD

Cevap Anahtarı A BAEABBDEACDDCEEACABCDEBCCBAEDD

TYT Sosyal cAECBBDDBDc ceb b eBbdECDBcEeB

Cevap Anahtarı A EAECBBDDBDACACEBEDABCEECDBDEAB

TYT Matematik aE Ab C     BC  b A dB  Ad  Ba

Cevap Anahtarı A CEDAABCEDEADBCBCEDADCBEEABACBD

TYT Fen   CAaBCDEBcDBBa e AAeDbcc e  E

Cevap Anahtarı A DCCAEBCDEBEDBBDECEAACDADBABDEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 8 53

Türkçe 30 16 8 53

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 4 4 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Sözcük Türleri 3 0 2 0
Zamir 1 0 0 0
Fiil 2 0 1 0
Paragraf 10 5 2 50
Tiyatro 2 0 2 0
Roman 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 16 11 53

Tarih-1 16 9 5 56

Tarih ve Zaman 2 1 1 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 2 0 100
İlk Tarih Devletleri 4 4 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 2 1 50
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 0 3 0

Coğrafya-1 14 7 6 50

Harita 2 0 2 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Atmosfer 1 1 0 100
İklim 5 3 2 60
Kır Yerleşmeleri 2 1 1 50
Yerleşmeler 3 2 1 67

TYT Matematik 30 9 6 30

Matematik-1 30 9 6 30

Üçgende Açılar 6 2 2 33
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 1 0 50
Üçgende Açıortay 5 1 0 20
Üçgende Benzerlik 6 2 1 33
Eşkenar Üçgen 2 2 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 7 1 3 14
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 0 0

TYT Fen 30 14 9 47

Fizik 10 7 1 70

Kuvvet 1 0 0 0
Enerji 5 3 1 60
Isı sıcaklık 4 4 0 100

Kimya 10 5 3 50

Kimyasal Türler 3 2 1 67
Maddenin Hâlleri 7 3 2 43

Biyoloji 10 2 5 20

Hücre 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Canlılar Dünyası (Protista) 2 0 2 0
Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 0 1 0
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NUR ENA ÇAĞLAR 789 9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,503 217,150 9 13 13 13 13

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 26 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 8 16,00 53 13,13 13,72 13,72

Tarih-1 16 9 5 7,75 48 9,02 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 5 5 3,75 27 5,18 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 14 10 11,50 38 14,20 14,84 14,84

Matematik-1 30 11 8 9,00 30 4,22 3,12 3,12

Fizik 10 2 6 0,50 5 3,44 3,12 3,12

Kimya 10 6 2 5,50 55 4,85 4,73 4,73

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 1,60 1,72 1,72

TYT Fen 30 9 9 6,75 23 9,90 9,58 9,58

Toplam: 120 52 35 43,25 36 39,63 38,91 38,91

TYT Türkçe BAbAcBDEACb   EedABC EBeCBddDD

Cevap Anahtarı A BAEABBDEACDDCEEACABCDEBCCBAEDD

TYT Sosyal cAECBBDDBDc ceb b eBbd   BcEAB

Cevap Anahtarı A EAECBBDDBDACACEBEDABCEECDBDEAB

TYT Matematik aEadd CEDE DaC Cd AcCB    e   

Cevap Anahtarı A CEDAABCEDEADBCBCEDADCBEEABACBD

TYT Fen b bAaeeDb  DBBDEdcA    c     E

Cevap Anahtarı A DCCAEBCDEBEDBBDECEAACDADBABDEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 8 60

Türkçe 30 18 8 60

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Sözcük Türleri 3 0 1 0
Zamir 1 0 0 0
Fiil 2 1 0 50
Paragraf 10 7 3 70
Tiyatro 2 0 2 0
Roman 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 14 10 47

Tarih-1 16 9 5 56

Tarih ve Zaman 2 1 1 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 2 0 100
İlk Tarih Devletleri 4 4 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 2 1 50
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 0 3 0

Coğrafya-1 14 5 5 36

Harita 2 0 2 0
Coğrafi Konum 1 0 0 0
Atmosfer 1 1 0 100
İklim 5 0 2 0
Kır Yerleşmeleri 2 2 0 100
Yerleşmeler 3 2 1 67

TYT Matematik 30 11 8 37

Matematik-1 30 11 8 37

Üçgende Açılar 6 1 4 17
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 2 0 100
Üçgende Açıortay 5 3 0 60
Üçgende Benzerlik 6 0 2 0
Eşkenar Üçgen 2 2 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 7 3 2 43
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 0 0

TYT Fen 30 9 9 30

Fizik 10 2 6 20

Kuvvet 1 0 1 0
Enerji 5 1 3 20
Isı sıcaklık 4 1 2 25

Kimya 10 6 2 60

Kimyasal Türler 3 2 0 67
Maddenin Hâlleri 7 4 2 57

Biyoloji 10 1 1 10

Hücre 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Protista) 2 0 1 0
Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 0 0 0
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GÖK 817 9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,868 217,150 8 11 11 11 11

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 26 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 13 10,75 36 13,13 13,72 13,72

Tarih-1 16 12 2 11,50 72 9,02 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 10 4 9,00 64 5,18 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 22 6 20,50 68 14,20 14,84 14,84

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 4,22 3,12 3,12

Fizik 10 5 3 4,25 43 3,44 3,12 3,12

Kimya 10 5 2 4,50 45 4,85 4,73 4,73

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 1,60 1,72 1,72

TYT Fen 30 14 8 12,00 40 9,90 9,58 9,58

Toplam: 120 59 31 51,25 43 39,63 38,91 38,91

TYT Türkçe aAEecBD ACa aaEeaABbaE CbdAEDb

Cevap Anahtarı A BAEABBDEACDDCEEACABCDEBCCBAEDD

TYT Sosyal cAECB DDBaACA EBceABCEECcBcEAB

Cevap Anahtarı A EAECBBDDBDACACEBEDABCEECDBDEAB

TYT Matematik aE AbBCE        ceA    EAB    

Cevap Anahtarı A CEDAABCEDEADBCBCEDADCBEEABACBD

TYT Fen eCCAEcC b  DBB E aAdaDADe   aE

Cevap Anahtarı A DCCAEBCDEBEDBBDECEAACDADBABDEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 13 47

Türkçe 30 14 13 47

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Sözcük Türleri 3 0 3 0
Zamir 1 0 0 0
Fiil 2 0 1 0
Paragraf 10 6 4 60
Tiyatro 2 1 1 50
Roman 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 22 6 73

Tarih-1 16 12 2 75

Tarih ve Zaman 2 1 1 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 2 0 100
İlk Tarih Devletleri 4 3 0 75
İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 3 1 75
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 3 0 75

Coğrafya-1 14 10 4 71

Harita 2 1 1 50
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Atmosfer 1 1 0 100
İklim 5 4 1 80
Kır Yerleşmeleri 2 2 0 100
Yerleşmeler 3 2 1 67

TYT Matematik 30 9 4 30

Matematik-1 30 9 4 30

Üçgende Açılar 6 3 2 50
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 2 0 100
Üçgende Açıortay 5 0 0 0
Üçgende Benzerlik 6 2 0 33
Eşkenar Üçgen 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 7 1 2 14
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 1 0 100

TYT Fen 30 14 8 47

Fizik 10 5 3 50

Kuvvet 1 0 1 0
Enerji 5 4 1 80
Isı sıcaklık 4 1 1 25

Kimya 10 5 2 50

Kimyasal Türler 3 2 0 67
Maddenin Hâlleri 7 3 2 43

Biyoloji 10 4 3 40

Hücre 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 1 0 100
Canlılar Dünyası (Protista) 2 1 1 50
Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 0 0 0
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 0 1 0
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YILDIZ BIÇAKCI 835 9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,878 217,150 11 15 15 15 15

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 26 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 11 13,25 44 13,13 13,72 13,72

Tarih-1 16 13 2 12,50 78 9,02 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 10 4 9,00 64 5,18 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 23 6 21,50 72 14,20 14,84 14,84

Matematik-1 30 9 13 5,75 19 4,22 3,12 3,12

Fizik 10 5 5 3,75 38 3,44 3,12 3,12

Kimya 10 6 4 5,00 50 4,85 4,73 4,73

Biyoloji 10 1 4 0,00 0 1,60 1,72 1,72

TYT Fen 30 12 13 8,75 29 9,90 9,58 9,58

Toplam: 120 60 43 49,25 41 39,63 38,91 38,91

TYT Türkçe BAaAdBDdcCD  EEcbABd EaabBAEDa

Cevap Anahtarı A BAEABBDEACDDCEEACABCDEBCCBAEDD

TYT Sosyal cAECBBDDBD CeCEBaDAaCaECDBcEAB

Cevap Anahtarı A EAECBBDDBDACACEBEDABCEECDBDEAB

TYT Matematik CEbddcaEa dDaCaCabADCe    e   

Cevap Anahtarı A CEDAABCEDEADBCBCEDADCBEEABACBD

TYT Fen bCaAdBCDbdbDBBDEdcAce  b be  E

Cevap Anahtarı A DCCAEBCDEBEDBBDECEAACDADBABDEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 11 53

Türkçe 30 16 11 53

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Sözcük Türleri 3 1 0 33
Zamir 1 0 0 0
Fiil 2 1 1 50
Paragraf 10 7 3 70
Tiyatro 2 0 2 0
Roman 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 23 6 77

Tarih-1 16 13 2 81

Tarih ve Zaman 2 1 1 50
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 2 0 100
İlk Tarih Devletleri 4 4 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 3 0 75
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 3 1 75

Coğrafya-1 14 10 4 71

Harita 2 1 1 50
Coğrafi Konum 1 1 0 100
Atmosfer 1 0 1 0
İklim 5 4 1 80
Kır Yerleşmeleri 2 2 0 100
Yerleşmeler 3 2 1 67

TYT Matematik 30 9 13 30

Matematik-1 30 9 13 30

Üçgende Açılar 6 2 4 33
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 1 1 50
Üçgende Açıortay 5 1 2 20
Üçgende Benzerlik 6 0 2 0
Eşkenar Üçgen 2 1 1 50
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 7 4 2 57
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 0 0

TYT Fen 30 12 13 40

Fizik 10 5 5 50

Kuvvet 1 0 1 0
Enerji 5 3 2 60
Isı sıcaklık 4 2 2 50

Kimya 10 6 4 60

Kimyasal Türler 3 2 1 67
Maddenin Hâlleri 7 4 3 57

Biyoloji 10 1 4 10

Hücre 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Protista) 2 0 1 0
Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 0 2 0
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Simya 9. Sınıf Deneme 6 - 2101/06

ÇORUM / ALACA / Alaca Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ATILGAN 770 9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,983 217,150 6 7 7 7 7

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 48

Katılımlar: 26 48 48 48 48

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 3 21,25 71 13,13 13,72 13,72

Tarih-1 16 14 1 13,75 86 9,02 9,31 9,31

Coğrafya-1 14 8 2 7,50 54 5,18 5,53 5,53

TYT Sosyal 30 22 3 21,25 71 14,20 14,84 14,84

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 4,22 3,12 3,12

Fizik 10 2 1 1,75 18 3,44 3,12 3,12

Kimya 10 6 3 5,25 53 4,85 4,73 4,73

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 1,60 1,72 1,72

TYT Fen 30 9 5 7,75 26 9,90 9,58 9,58

Toplam: 120 56 12 53,00 44 39,63 38,91 38,91

TYT Türkçe BAdABBDE Ca   EACAdCDE CCBAEDD

Cevap Anahtarı A BAEABBDEACDDCEEACABCDEBCCBAEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 3 73

Türkçe 30 22 3 73

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 4 4 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Sözcük Türleri 3 1 1 33
Zamir 1 0 0 0
Fiil 2 0 0 0
Paragraf 10 9 1 90
Tiyatro 2 2 0 100
Roman 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 22 3 73

Tarih-1 16 14 1 88

Tarih ve Zaman 2 2 0 100
İnsanlığın İlk Dönemleri 2 2 0 100
İlk Tarih Devletleri 4 4 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 4 3 0 75
Türklerin İslamiyet'i Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri 4 3 1 75

Coğrafya-1 14 8 2 57

Harita 2 0 0 0
Coğrafi Konum 1 0 1 0
Atmosfer 1 1 0 100
İklim 5 3 0 60
Kır Yerleşmeleri 2 2 0 100
Yerleşmeler 3 2 1 67

TYT Matematik 30 3 1 10

Matematik-1 30 3 1 10

Üçgende Açılar 6 1 1 17
Üçgen Açı Kenar Bağıntıları 2 1 0 50
Üçgende Açıortay 5 0 0 0
Üçgende Benzerlik 6 0 0 0
Eşkenar Üçgen 2 1 0 50
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 7 0 0 0
Üçgende Yardımcı Elemanlar 1 0 0 0

TYT Fen 30 9 5 30

Fizik 10 2 1 20

Kuvvet 1 0 0 0
Enerji 5 1 1 20
Isı sıcaklık 4 1 0 25

Kimya 10 6 3 60

Kimyasal Türler 3 0 2 0
Maddenin Hâlleri 7 6 1 86

Biyoloji 10 1 1 10

Hücre 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Protista) 2 0 1 0
Canlılar Dünyası (Bitkiler) 3 1 0 33
Canlılar Dünyası (Mantarlar) 1 0 0 0
Canlılar Dünyası (Omurgasız Hayvanlar) 1 0 0 0
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